
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF AYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 220 1833 11951 11951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

1 0 EMİN YAMANGÖZ   4 5 2,75 12 11 9,25 16 16 12,00 184,740 3 67 4300 240,783 1 1 1212 188,985 4 35 3254

2 3028 SERHAT SAKAN   12 9 9,75 6 15 2,25 18 24 12,00 171,495 6 96 5516 225,970 2 2 1471 194,740 3 29 2879

3 3188 EMİRHAN DURMAZ 12C 1 0 1,00 15 15 11,25 21 19 16,25 37 34 28,50 133,891 3 160 9390 225,518 1 3 1484 160,021 1 84 5774

4 0 İSMAİL YILDIZ   5 8 3,00 8 13 4,75 13 21 7,75 172,860 4 91 5386 214,333 3 4 1742 177,380 5 54 4119

5 3216 ÇİLEK D  İR 12 11 10 8,50 13 10 10,50 6 1 5,75 5 6 3,50 35 27 28,25 223,593 3 20 1702 211,520 1 5 1814 204,003 2 20 2338

6 3008 İLKNUR İNANÇ 12A 2 8 0,00 9 9 6,75 11 17 6,75 160,445 4 110 6517 200,728 1 6 2153 156,215 3 94 6190

7 3200 BERFN ÇNPLT 12J 32 3 31,25 2 0 2,00 34 3 33,25 257,775 1 1 573 187,168 1 7 2722 262,585 1 1 605

8 0 ARDA UYSAL 12A 8 7 6,25 9 10 6,50 17 17 12,75 130,861 6 167 9640 184,553 2 8 2854 142,981 5 122 7680

9 3581 ŞEVAL GEYLANİ 12H 19 5 17,75 1 1 0,75 20 6 18,50 213,560 2 31 2195 180,448 1 9 3094 213,300 1 10 1849

10 3384 MAHMUT ATAŞ 12K 24 11 21,25 0 2 -0,50 24 13 20,75 227,160 3 17 1536 179,795 1 10 3143 223,890 1 6 1459

11 3121 HALİL KAYA 12A 3 10 0,50 9 10 6,50 12 20 7,00 139,645 5 149 8891 179,440 3 11 3168 136,075 6 141 8466

12 3441 AHMET AYDIN 12K 20 19 15,25 4 13 0,75 24 32 16,00 204,860 6 36 2766 179,375 2 12 3173 204,323 4 19 2313

13 3352 RAHİLE 12B 4 4 3,00 8 7 6,25 12 11 9,25 135,133 6 156 9256 178,043 1 13 3283 138,353 6 134 8197

14 3423 LEYLACAN ESKİ 12F 16 7 14,25 18 11 15,25 1 4 0,00 35 22 29,50 251,503 2 5 712 177,325 1 14 3336 199,395 3 23 2575

15 3199 FATMA ÖDEMİŞ 12J 28 6 26,50 1 0 1,00 29 6 27,50 235,540 2 13 1200 176,563 2 15 3411 236,803 2 2 1069

16 1905 YKM YKS 12B 14 2 13,50 2 1 1,75 11 7 9,25 3 14 -0,50 30 24 24,00 179,248 2 78 4791 175,813 2 16 3474 196,340 2 25 2776

17 3053 EMRE BULUT 12 3 12 0,00 10 9 7,75 13 21 7,75 130,861 24 167 9640 171,758 2 19 3913 125,606 24 167 9524

18 0 MZLM 12 8 12 5,00 4 3 3,25 12 15 8,25 130,861 24 167 9640 171,528 3 21 3935 139,506 17 128 8084

19 3007 EMİN KİRMIZI 12 2 26 -4,50 5 19 0,25 0 1 -0,25 7 46 -4,50 141,023 19 145 8594 170,698 4 22 4012 133,570 20 150 8791

20 0 ATLANTİS YAV 12A 12 6 10,50 15 4 14,00 1 10 -1,50 3 10 0,50 31 30 23,50 228,310 1 16 1479 170,035 4 23 4085 178,810 1 50 4010

21 3575 MEDİNE BAYDİLLİ 12H 13 12 10,00 16 12 13,00 1 0 1,00 30 24 24,00 216,595 1 29 2052 169,355 3 24 4204 177,825 3 53 4083

22 0 M.ALİ ÇİÇEK 12G 22 8 20,00 5 6 3,50 1 0 1,00 28 14 24,50 218,640 6 27 1941 168,333 1 25 4352 208,510 5 15 2069

23 0 HACİ   29 9 26,75 8 3 7,25 1 7 -0,75 38 19 33,25 255,268 1 2 624 168,268 4 26 4364 229,663 1 4 1284

24 3043 EMİNE YILDIRIM 12B 19 9 16,75 2 3 1,25 1 3 0,25 22 15 18,25 202,823 1 42 2883 167,323 3 27 4494 196,968 1 24 2733

25 3180 KEREM ÇADAK 12I 16 20 11,00 1 8 -1,00 17 28 10,00 184,968 8 66 4279 167,188 1 28 4520 178,810 6 50 4010

26 3555 SÜMEYYE BİRE 12G 29 5 27,75 8 4 7,00 1 0 1,00 38 9 35,75 250,945 1 6 721 166,648 2 29 4602 231,560 1 3 1227

27 3182 M REŞAT KAHRAMAN 12I 23 7 21,25 4 5 2,75 27 12 24,00 205,170 4 35 2749 166,155 2 31 4674 210,165 1 12 1982

28 0 GÜLSÜM MİZAN 12 10 5 8,75 2 2 1,50 2 2 1,50 7 11 4,25 21 20 16,00 161,906 14 108 6392 165,723 5 32 4742 157,409 13 91 6048

29 3070 İSMAİL ÇİÇEK 12K 18 11 15,25 7 4 6,00 25 15 21,25 177,014 10 83 5012 165,048 3 33 4834 190,104 5 34 3175

30 3175 SEVAL PALA 12I 17 13 13,75 9 10 6,50 0 1 -0,25 26 24 20,00 209,020 3 32 2504 164,580 3 34 4890 186,033 5 41 3472
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KATILIMLAR

31 0 HATİCE Y..... 12 6 4 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 6 5 4,75 17 11 14,25 159,936 15 113 6577 164,503 6 35 4905 143,331 15 120 7650

32 3550 YUSUF YILDIZ 12E 24 10 21,50 4 1 3,75 1 4 0,00 29 15 25,25 223,088 2 22 1723 164,385 2 36 4944 209,365 2 13 2023

33 0 YAMAN 12B 0 7 -1,75 7 7 5,25 7 14 3,50 136,153 5 153 9174 164,340 4 37 4949 126,208 8 165 9483

34 3173 HAVVA SÜT 12I 20 11 17,25 1 4 0,00 21 15 17,25 198,635 5 48 3182 164,163 4 38 4990 195,790 2 26 2814

35 3459 MERVE ÇİFTÇİ 12L 0 5 -1,25 6 15 2,25 6 20 1,00 142,298 1 140 8448 163,960 1 39 5019 133,973 2 148 8758

36 3420 EDANUR BAĞIŞ 12 10 14 6,50 9 20 4,00 0 1 -0,25 19 35 10,25 178,903 10 80 4832 163,905 7 41 5029 161,453 9 81 5625

37 0 ÖZDEMİR 12B 1 9 -1,25 10 15 6,25 11 24 5,00 130,861 9 167 9640 163,658 5 42 5070 122,131 9 183 9802

38 3125 ŞİRİN 12B 2 18 -2,50 6 21 0,75 8 39 -1,75 134,145 8 159 9323 161,790 6 43 5411 139,055 5 130 8128

39 0 HAYRİYE OT 12 30 6 28,50 5 2 4,50 1 0 1,00 36 8 34,00 240,775 1 10 1017 161,655 8 44 5438 228,985 1 5 1308

40 3141 İLAYDA KARATAŞ 12H 6 10 3,50 14 8 12,00 0 3 -0,75 20 21 14,75 194,750 5 55 3462 161,475 4 45 5472 149,785 9 105 6915

41 0 AYŞE TELL   4 3 3,25 5 16 1,00 9 19 4,25 130,861 9 167 9640 161,473 5 46 5473 134,641 8 146 8685

42 0 GAZAL BATUR 12F 24 7 22,25 6 12 3,00 0 1 -0,25 30 20 25,00 220,635 5 25 1853 160,590 6 50 5656 208,018 2 16 2096

43 0 KÜBRA HİCRİ   11 4 10,00 4 1 3,75 1 0 1,00 5 7 3,25 21 12 18,00 172,369 5 92 5441 160,398 6 51 5697 159,844 7 85 5787

44 3306 MEHMET ELKOL 12A 9 4 8,00 2 17 -2,25 3 18 -1,50 14 39 4,25 177,085 3 82 5010 160,263 5 52 5716 167,218 2 71 5039

45 3571 BERFİN TAKI 12H 10 3 9,25 4 1 3,75 2 0 2,00 16 4 15,00 175,745 8 86 5132 160,185 5 53 5736 166,203 5 74 5126

46 0 ŞEYDA 12B 1 1 0,75 1 2 0,50 8 19 3,25 2 6 0,50 12 28 5,00 134,539 7 158 9294 159,268 7 54 5935 136,996 7 139 8347

47 3209 İBRAHİM HALİL 12J 14 13 10,75 13 17 8,75 1 0 1,00 28 30 20,50 197,815 8 50 3240 158,725 4 56 6031 170,430 9 64 4741

48 3208 HATİCE ÜZER 12J 7 33 -1,25 7 33 -1,25 8 31 0,25 22 97 -2,25 132,755 20 164 9493 158,568 5 58 6060 131,798 19 154 8969

49 3475 ÖMER BAL 12C 4 9 1,75 2 6 0,50 6 15 2,25 144,700 1 134 8201 158,508 2 59 6065 141,323 2 124 7865

50 3558 NU RSAİT O ĞLU 12F 18 5 16,75 4 8 2,00 2 4 1,00 24 17 19,75 194,408 8 56 3496 157,850 8 60 6352 187,510 5 38 3362

51 3303 BON JOVİ 12A 2 9 -0,25 0 5 -1,25 1 7 -0,75 7 13 3,75 10 34 1,50 126,591 9 192 9943 157,478 6 63 6585 122,736 8 179 9767

52 0 NESRİN 12A 1 0 1,00 1 7 -0,75 8 9 5,75 10 16 6,00 127,083 8 189 9909 156,800 7 66 6719 116,698 9 195 10115

53 0 FATMA   2 2 1,50 2 2 1,50 4 4 3,00 130,861 9 167 9640 156,543 7 67 6760 129,776 9 159 9148

54 3057 VEDAT ÇOBAN 12 1 13 -2,25 9 21 3,75 10 34 1,50 133,063 23 163 9463 156,078 10 68 6861 121,628 27 185 9828

55 3373 EYYÜPCAN ASLAN 12C 7 33 -1,25 11 29 3,75 18 62 2,50 130,678 4 184 9669 154,803 3 71 7074 121,933 4 184 9809

56 3162 ASMİN POLAT 12H 6 3 5,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 8 10 5,50 150,140 14 126 7646 154,715 6 72 7083 148,493 10 107 7057

57 3184 HASAN YI LDIRIM 12G 15 12 12,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 20 13 16,75 189,140 8 61 3896 154,358 5 74 7145 169,460 9 65 4836

58 3201 MEHMET GÜL 12J 20 9 17,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 12 17,00 190,983 10 58 3750 154,145 7 76 7184 187,268 5 40 3386

59 3356 HASAN GÜLER 12J 25 11 22,25 0 1 -0,25 25 12 22,00 204,820 4 38 2771 153,430 8 80 7322 201,490 3 22 2481

60 3644 İSA İKİKAT 12C 4 10 1,50 1 7 -0,75 5 17 0,75 142,230 2 141 8455 153,148 4 81 7363 135,290 3 144 8583
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KATILIMLAR

61 3548 FATMA ÇAKMAK 12G 21 5 19,75 2 1 1,75 23 6 21,50 190,869 7 59 3758 153,063 6 82 7375 192,624 6 31 3020

62 3603 ŞEYMANUR 12I 14 22 8,50 3 3 2,25 3 5 1,75 20 30 12,50 163,466 9 104 6254 153,063 8 82 7375 157,164 9 92 6081

63 0 KER 12B 4 0 4,00 2 1 1,75 6 1 5,75 142,981 4 137 8376 153,063 8 82 7375 143,031 4 121 7675

64 3150 BİRCAN TÜRKMEN 12H 13 12 10,00 9 16 5,00 1 4 0,00 23 32 15,00 181,755 7 73 4559 152,980 9 85 7390 161,860 6 79 5585

65 3138 SONGUL YILDIRIM 12G 30 7 28,25 0 1 -0,25 30 8 28,00 222,380 4 24 1761 152,960 7 86 7394 219,688 2 8 1616

66 3075 NAZLI ELDEN 12K 19 15 15,25 15 21 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 36 37 26,75 206,444 5 34 2674 152,723 6 87 7430 175,734 7 56 4255

67 3214 HELİN ÖNCÜ 12E 15 5 13,75 8 5 6,75 0 3 -0,75 23 13 19,75 199,688 3 47 3094 152,610 3 88 7445 173,213 5 59 4481

68 0 FURKAN KORKMAZ 12G 27 8 25,00 6 8 4,00 7 22 1,50 40 38 30,50 219,514 5 26 1906 152,358 8 90 7481 209,009 4 14 2040

69 3628 MEHMET DANACI 12J 13 25 6,75 10 4 9,00 1 5 -0,25 24 34 15,50 183,348 12 69 4418 152,178 9 91 7514 150,875 16 103 6792

70 3109 BEDRİYE SARİ 12 16 14 12,50 9 14 5,50 2 2 1,50 27 30 19,50 184,055 7 68 4359 152,173 11 92 7517 168,793 8 67 4881

71 3458 HAKİM DENGİZ 12F 17 12 14,00 1 0 1,00 18 12 15,00 173,368 10 90 5338 151,000 10 94 7719 172,413 9 60 4546

72 3226 MERVE DOĞAN 12K 14 5 12,75 11 3 10,25 1 0 1,00 26 8 24,00 201,696 8 43 2947 150,948 8 95 7732 168,221 9 68 4933

73 0 . 12 10 7 8,25 8 3 7,25 1 0 1,00 19 10 16,50 177,654 11 81 4962 150,948 12 95 7732 154,189 14 97 6417

74 0 ALATTİN TNRKL 12L 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 139,951 2 148 8856 150,948 2 95 7732 137,806 1 136 8264

75 3194 SELÇUK NAZLI 12J 18 22 12,50 1 5 -0,25 19 27 12,25 172,273 14 93 5449 150,528 10 98 7805 167,793 10 69 4984

76 0 ADİLE ASOĞLU 12F 7 12 4,00 9 5 7,75 2 0 2,00 18 17 13,75 163,388 11 105 6262 150,363 11 99 7826 140,508 14 126 7967

77 3260 NUR TÜRKMEN 12 20 4 19,00 4 0 4,00 1 1 0,75 25 5 23,75 200,481 5 45 3040 150,243 13 100 7840 187,394 3 39 3373

78 35880 ENES ÇİFTÇİ 12H 5 35 -3,75 1 0 1,00 4 13 0,75 10 48 -2,00 122,269 23 201 10171 150,243 10 100 7840 115,711 21 197 10163

79 3599 TAYFUR BİNGÖL 12I 8 9 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 8 12 5,00 151,663 12 122 7379 150,048 9 102 7876 145,738 11 115 7374

80 3 DUA ALŞEĞ 12 7 33 -1,25 1 6 -0,50 7 33 -1,25 3 4 2,00 18 76 -1,00 125,651 29 194 9985 149,563 14 104 7944 118,289 31 192 10030

81 3330 AHMET GÜNDAŞ 12J 20 13 16,75 8 6 6,50 2 6 0,50 30 25 23,75 201,444 6 44 2964 149,538 11 105 7952 179,571 7 48 3948

82 0 ÖJOAS LARMAO 12. 18 21 12,75 13 18 8,50 8 21 2,75 0 9 -2,25 39 69 21,75 197,281 1 51 3274 149,528 1 106 7954 173,574 1 58 4441

83 3233 YUSUF TEK 12E 8 7 6,25 14 16 10,00 0 2 -0,50 22 25 15,75 182,638 5 71 4475 149,290 5 107 8019 146,330 7 111 7304

84 0 ÖZGÜR A   1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 133,891 8 160 9390 148,833 8 108 8097 129,441 10 160 9183

85 3085 BERFİN PEHLEVAN 12I 25 12 22,00 8 10 5,50 1 6 -0,50 34 28 27,00 216,473 2 30 2057 148,688 10 109 8131 195,470 3 27 2828

86 0 İCARDİ   15 7 13,25 1 4 0,00 16 11 13,25 170,831 7 97 5569 148,128 9 112 8214 167,004 6 72 5055

87 3302 METEHAN TOPRAK 12 7 33 -1,25 3 16 -1,00 8 32 0,00 18 81 -2,25 123,906 32 199 10063 148,128 15 112 8214 121,501 28 186 9838

88 3630 AYŞE ÖZER 12 21 13 17,75 1 2 0,50 22 15 18,25 182,590 8 72 4489 147,460 22 141 8344 180,578 5 45 3844

89 0 YAĞMUR ŞEKER   27 10 24,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 38 20 33,00 231,254 2 15 1366 147,423 15 142 8352 202,211 2 21 2444

90 3592 ELİF SARILAR 12H 11 17 6,75 15 20 10,00 0 1 -0,25 26 38 16,50 182,886 6 70 4454 147,423 15 142 8352 146,004 12 113 7342
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KATILIMLAR

91 3336 SEYFETTİ N KARACA 12G 13 1 12,75 0 1 -0,25 13 2 12,50 169,624 10 98 5694 147,423 9 142 8352 165,076 10 76 5226

92 36020 EM NE ONLE 12İ 14 9 11,75 0 1 -0,25 14 10 11,50 166,396 1 100 5970 147,423 1 142 8352 161,701 1 80 5598

93 3622 SENANUR ÇİFT Çİ 12J 10 10 7,50 0 1 -0,25 10 11 7,25 153,639 17 119 7191 147,423 14 142 8352 148,521 17 106 7051

94 3632 ASLI KARAÇİZM 12J 9 9 6,75 0 1 -0,25 9 10 6,50 151,144 18 123 7428 147,423 14 142 8352 145,921 18 114 7353

95 3433 ZEYNEP ÖZER 12H 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 128,589 22 187 9828 147,423 15 142 8352 122,556 19 181 9776

96 3076 FİDAN SAYİR 12 5 20 0,00 6 16 2,00 11 36 2,00 124,390 31 198 10031 147,183 23 149 8376 118,910 30 191 9984

97 0 ÖZGE HİCRİ 12 21 15 17,25 18 6 16,50 1 6 -0,50 40 27 33,25 231,861 2 14 1341 146,718 24 150 8467 178,399 6 52 4043

98 3257 ASLI KAYA 12J 18 12 15,00 0 2 -0,50 18 14 14,50 176,326 13 85 5078 146,718 16 150 8467 171,296 8 62 4651

99 0 MİNE KJMY  I 12 13 8 11,00 0 2 -0,50 13 10 10,50 164,051 13 103 6197 146,718 24 150 8467 158,596 12 87 5931

100 3607 MERVE DOĞAN 12J 24 14 20,50 1 2 0,50 25 16 21,00 190,315 11 60 3804 146,580 17 153 8491 188,575 4 36 3286

101 3624 MÜSLÜM POLATP 12J 13 9 10,75 17 12 14,00 0 1 -0,25 30 22 24,50 203,775 5 41 2825 146,125 18 155 8545 157,735 12 88 6013

102 3640 MERYEM AĞAÇ 12J 11 3 10,25 0 3 -0,75 11 6 9,50 161,964 15 107 6385 146,013 19 156 8568 155,711 15 96 6249

103 3190 MEHMET YILDIZ 12F 14 5 12,75 9 5 7,75 1 2 0,50 1 1 0,75 25 13 21,75 186,430 9 65 4160 145,130 13 158 8671 161,050 10 82 5666

104 3348 ÖZGÜR ALTUN 12L 1 1 0,75 1 1 0,75 125,605 4 195 9988 144,685 3 159 8722 122,240 4 182 9796

105 3634 TUBA N DRMZ 12E 11 15 7,25 11 10 8,50 0 5 -1,25 22 30 14,50 179,139 7 79 4812 144,603 9 160 8731 144,879 8 118 7468

106 0 AYGÜL DİPÇİ 12 4 11 1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 5 25 -1,25 130,706 27 183 9666 144,603 26 160 8731 126,121 23 166 9498

107 3530 SAMET ÇAKMAK 12K 16 18 11,50 2 7 0,25 1 1 0,75 19 26 12,50 160,325 14 112 6530 143,543 16 163 8855 157,415 11 90 6045

108 0 MUHAMMED AKASLAN 12 9 31 1,25 2 15 -1,75 11 46 -0,50 135,154 21 155 9254 143,193 28 164 8903 125,174 26 177 9575

109 3152 ŞAHİN İREN 12 6 26 -0,50 8 32 0,00 4 19 -0,75 8 32 0,00 26 109 -1,25 126,890 28 190 9919 143,118 29 165 8905 119,425 29 190 9967

110 2000 MERT ATLAS 12A 9 9 6,75 12 11 9,25 4 11 1,25 5 33 -3,25 30 64 14,00 180,059 2 77 4702 143,093 9 166 8912 150,136 4 104 6881

111 3374 TUBA KARTAL 12L 3 12 0,00 2 26 -4,50 5 38 -4,50 138,145 3 151 9018 143,075 4 167 8914 133,145 3 153 8838

112 3169 GÖKÇENUR AKBULUT 12H 7 15 3,25 1 5 -0,25 3 12 0,00 11 32 3,00 134,978 16 157 9264 142,888 18 169 8934 130,663 15 157 9067

113 0 NAZLICAN GÜNEŞ   K 15 25 8,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 16 31 8,25 156,835 1 116 6866 142,883 1 170 8935 148,143 1 109 7096

114 3570 ES A AY 12H 14 19 9,25 2 11 -0,75 0 5 -1,25 16 35 7,25 158,771 12 114 6683 142,798 19 171 8952 152,409 7 99 6621

115 3529 A TALİP TAŞ 12K 9 23 3,25 0 8 -2,00 9 31 1,25 140,741 20 147 8612 142,488 18 172 8982 130,284 20 158 9103

116 0 FURKAN MO RİNHO   1 15 -2,75 2 16 -2,00 3 31 -4,75 122,431 16 200 10161 142,488 16 172 8982 111,314 17 203 10355

117 3164 M.EMİN K APLAN 12E 7 4 6,00 14 11 11,25 1 1 0,75 22 16 18,00 174,725 9 87 5216 142,463 10 174 8989 138,688 10 133 8165

118 3101 FERHAT YAKAN 12F 6 14 2,50 2 8 0,00 1 10 -1,50 5 5 3,75 14 37 4,75 126,718 17 191 9939 142,033 14 177 9039 116,975 17 194 10098

119 3255 SÜMEYYE TOPRAK 12K 16 21 10,75 0 5 -1,25 16 26 9,50 161,008 13 109 6468 141,743 19 178 9072 153,355 12 98 6500

120 3534 İPEK DEMİR 12K 11 27 4,25 7 15 3,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 19 46 7,50 145,838 17 131 8088 140,658 20 180 9226 133,570 18 150 8791
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

121 3338 ÖMER ATEŞ 12H 6 15 2,25 2 8 0,00 8 23 2,25 130,178 20 185 9714 140,330 20 181 9264 124,915 18 178 9598

122 3231 İLAYDA KAPLAN 12E 6 10 3,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 7 18 2,50 131,355 13 166 9620 139,208 11 183 9428 127,828 12 163 9327

123 3240 FEYYAT UÇKAN 12E 8 4 7,00 7 11 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 18 11,50 154,695 10 117 7100 138,795 12 185 9467 138,718 9 132 8163

124 0 SEYLAN EKE 12B 2 6 0,50 1 4 0,00 3 10 0,50 119,918 11 203 10286 137,993 9 186 9593 115,658 10 198 10167

125 0 MEDİNE ATÇI 12 1 0 1,00 3 26 -3,50 4 26 -2,50 133,891 22 160 9390 137,903 31 187 9603 128,746 22 161 9243

126 3114 MEHMET ÖZGÜNEŞ 12E 9 20 4,00 7 14 3,50 4 14 0,50 20 48 8,00 141,763 12 142 8518 137,095 13 189 9715 127,488 13 164 9360

127 3165 NUR DEMİR 12 19 17 14,75 2 22 -3,50 21 39 11,25 174,368 12 88 5250 137,000 32 190 9725 160,950 10 83 5677

128 3156 HALİL KISTAK 12H 3 19 -1,75 6 7 4,25 0 2 -0,50 9 28 2,00 128,715 21 186 9813 136,260 21 191 9799 108,315 23 206 10488

129 0 FATİH KARA 12G 21 10 18,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 22 15 18,25 181,365 9 74 4600 136,068 10 192 9828 174,835 8 57 4331

130 3015 NARİN ASLIM 12B 17 7 15,25 6 34 -2,50 9 31 1,25 32 72 14,00 168,505 3 99 5786 135,950 10 193 9839 157,673 3 89 6020

131 0 ZELİHA ÇİFTÇİ 12F 12 7 10,25 6 7 4,25 1 3 0,25 19 17 14,75 161,988 12 106 6380 135,710 15 194 9859 145,305 12 117 7421

132 3104 FURKAN ÇAKIR 12F 9 19 4,25 3 5 1,75 4 15 0,25 0 15 -3,75 16 54 2,50 146,300 15 130 8041 135,613 16 196 9871 137,098 15 138 8338

133 3531 MELEK TATİK 12K 4 36 -5,00 3 12 0,00 0 7 -1,75 7 55 -6,75 106,873 23 211 10718 134,083 22 199 10033 95,940 22 210 10776

134 0 EZEL 12B 4 36 -5,00 8 32 0,00 12 68 -5,00 130,861 9 167 9640 133,793 11 200 10060 111,706 12 202 10340

135 3566 MAHMUTSA MİDEMİR 12 0 4 -1,00 3 10 0,50 0 5 -1,25 3 19 -1,75 117,550 34 206 10370 131,358 33 201 10310 109,540 33 205 10437

136 3023 BERFİN ÖZKAN 12 7 33 -1,25 10 29 2,75 6 34 -2,50 8 32 0,00 31 128 -1,00 125,153 30 196 10006 129,988 34 202 10401 103,195 35 209 10651

137 3183 MİKAİL KORKMAZ 12I 10 21 4,75 4 25 -2,25 3 21 -2,25 6 25 -0,25 23 92 0,00 127,845 17 188 9864 129,275 18 203 10443 122,703 17 180 9770

138 3160 SERHAT ÇİFTÇİ 12H 7 14 3,50 4 10 1,50 0 12 -3,00 11 36 2,00 135,970 15 154 9192 129,125 22 204 10453 117,898 20 193 10050

139 3091 İBRAHİM KARAKAYA 12H 4 15 0,25 9 17 4,75 3 14 -0,50 4 19 -0,75 20 65 3,75 131,493 17 165 9589 128,418 23 205 10506 109,833 22 204 10424

140 0 AHMET YILMAZ 12B 10 30 2,50 5 35 -3,75 15 65 -1,25 111,495 12 207 10593 124,680 13 209 10672 112,515 11 200 10301

141 3275 ESMANUR YILDIRIM 12K 4 22 -1,50 1 15 -2,75 5 37 -4,25 107,613 22 210 10702 120,840 23 210 10748 93,900 23 211 10793

142 3595 SALİH ÇELİK 12I 11 15 7,25 10 25 3,75 6 23 0,25 1 31 -6,75 28 94 4,50 152,315 11 121 7323 116,403 19 211 10801 135,488 14 143 8559

143 3323 ENES ASLAN 12F 0 3 -0,75 6 4 5,00 1 3 0,25 7 10 4,50

144 3237 SAMET ÖZBAY 12H 4 11 1,25 2 8 0,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 8 27 1,25

145 3107 FURKAN KISA 12 5 24 -1,00 6 30 -1,50 0 4 -1,00 11 58 -3,50

146 3213 HAHAP GARZANLI 12E 2 12 -1,00 1 18 -3,50 3 30 -4,50
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF AYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 220 1833 11951 11951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

1 3200 BERFN ÇNPLT 12J 32 3 31,25 2 0 2,00 34 3 33,25 257,775 1 1 573 187,168 1 7 2722 262,585 1 1 605

2 3199 FATMA ÖDEMİŞ 12J 28 6 26,50 1 0 1,00 29 6 27,50 235,540 2 13 1200 176,563 2 15 3411 236,803 2 2 1069

3 3555 SÜMEYYE BİRE 12G 29 5 27,75 8 4 7,00 1 0 1,00 38 9 35,75 250,945 1 6 721 166,648 2 29 4602 231,560 1 3 1227

4 0 HACİ   29 9 26,75 8 3 7,25 1 7 -0,75 38 19 33,25 255,268 1 2 624 168,268 4 26 4364 229,663 1 4 1284

5 0 HAYRİYE OT 12 30 6 28,50 5 2 4,50 1 0 1,00 36 8 34,00 240,775 1 10 1017 161,655 8 44 5438 228,985 1 5 1308

6 3384 MAHMUT ATAŞ 12K 24 11 21,25 0 2 -0,50 24 13 20,75 227,160 3 17 1536 179,795 1 10 3143 223,890 1 6 1459

7 0 NURHUDA DAMAR 12E 31 2 30,50 6 5 4,75 37 7 35,25 238,260 1 12 1103 148,455 6 111 8169 221,923 1 7 1544

8 3138 SONGUL YILDIRIM 12G 30 7 28,25 0 1 -0,25 30 8 28,00 222,380 4 24 1761 152,960 7 86 7394 219,688 2 8 1616

9 3129 FUNDA KA RABULUT 12G 28 6 26,50 7 3 6,25 35 9 32,75 238,380 2 11 1098 157,010 3 65 6693 218,173 3 9 1673

10 3581 ŞEVAL GEYLANİ 12H 19 5 17,75 1 1 0,75 20 6 18,50 213,560 2 31 2195 180,448 1 9 3094 213,300 1 10 1849

11 3265 HAMRA ZARAR 12F 21 4 20,00 11 4 10,00 32 8 30,00 244,913 3 7 890 172,580 2 18 3820 212,938 1 11 1867

12 3182 M REŞAT KAHRAMAN 12I 23 7 21,25 4 5 2,75 27 12 24,00 205,170 4 35 2749 166,155 2 31 4674 210,165 1 12 1982

13 3550 YUSUF YILDIZ 12E 24 10 21,50 4 1 3,75 1 4 0,00 29 15 25,25 223,088 2 22 1723 164,385 2 36 4944 209,365 2 13 2023

14 0 FURKAN KORKMAZ 12G 27 8 25,00 6 8 4,00 7 22 1,50 40 38 30,50 219,514 5 26 1906 152,358 8 90 7481 209,009 4 14 2040

15 0 M.ALİ ÇİÇEK 12G 22 8 20,00 5 6 3,50 1 0 1,00 28 14 24,50 218,640 6 27 1941 168,333 1 25 4352 208,510 5 15 2069

16 0 GAZAL BATUR 12F 24 7 22,25 6 12 3,00 0 1 -0,25 30 20 25,00 220,635 5 25 1853 160,590 6 50 5656 208,018 2 16 2096

17 3258 NURİ KIRMAK 12K 27 6 25,50 17 12 14,00 44 18 39,50 251,828 1 4 702 149,650 9 103 7932 207,743 2 17 2114

18 3359 MEHMET ÖZERR 12K 27 6 25,50 7 5 5,75 34 11 31,25 226,081 4 18 1586 148,128 11 112 8214 206,011 3 18 2205

19 3441 AHMET AYDIN 12K 20 19 15,25 4 13 0,75 24 32 16,00 204,860 6 36 2766 179,375 2 12 3173 204,323 4 19 2313

20 3216 ÇİLEK D  İR 12 11 10 8,50 13 10 10,50 6 1 5,75 5 6 3,50 35 27 28,25 223,593 3 20 1702 211,520 1 5 1814 204,003 2 20 2338

21 0 YAĞMUR ŞEKER   27 10 24,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 38 20 33,00 231,254 2 15 1366 147,423 15 142 8352 202,211 2 21 2444

22 3356 HASAN GÜLER 12J 25 11 22,25 0 1 -0,25 25 12 22,00 204,820 4 38 2771 153,430 8 80 7322 201,490 3 22 2481

23 3423 LEYLACAN ESKİ 12F 16 7 14,25 18 11 15,25 1 4 0,00 35 22 29,50 251,503 2 5 712 177,325 1 14 3336 199,395 3 23 2575

24 3043 EMİNE YILDIRIM 12B 19 9 16,75 2 3 1,25 1 3 0,25 22 15 18,25 202,823 1 42 2883 167,323 3 27 4494 196,968 1 24 2733

25 1905 YKM YKS 12B 14 2 13,50 2 1 1,75 11 7 9,25 3 14 -0,50 30 24 24,00 179,248 2 78 4791 175,813 2 16 3474 196,340 2 25 2776

26 3173 HAVVA SÜT 12I 20 11 17,25 1 4 0,00 21 15 17,25 198,635 5 48 3182 164,163 4 38 4990 195,790 2 26 2814

27 3085 BERFİN PEHLEVAN 12I 25 12 22,00 8 10 5,50 1 6 -0,50 34 28 27,00 216,473 2 30 2057 148,688 10 109 8131 195,470 3 27 2828

28 3589 GÜLRÜM ÖGE 12H 24 15 20,25 5 6 3,50 29 21 23,75 208,020 3 33 2560 154,150 7 75 7183 195,075 2 28 2853

29 3028 SERHAT SAKAN   12 9 9,75 6 15 2,25 18 24 12,00 171,495 6 96 5516 225,970 2 2 1471 194,740 3 29 2879

30 0 ARDIL GÜNDÜZAP 12F 16 7 14,25 20 4 19,00 36 11 33,25 254,083 1 3 652 171,603 3 20 3925 193,540 4 30 2966
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF AYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 220 1833 11951 11951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

31 3548 FATMA ÇAKMAK 12G 21 5 19,75 2 1 1,75 23 6 21,50 190,869 7 59 3758 153,063 6 82 7375 192,624 6 31 3020

32 0 BEYZA OT 12G 19 1 18,75 10 3 9,25 29 4 28,00 223,530 3 21 1709 155,723 4 69 6914 192,310 7 32 3040

33 3655 MELTEM MÜJDE 12E 17 8 15,00 17 8 15,00 193,423 4 57 3570 166,220 1 30 4659 190,388 3 33 3149

34 3070 İSMAİL ÇİÇEK 12K 18 11 15,25 7 4 6,00 25 15 21,25 177,014 10 83 5012 165,048 3 33 4834 190,104 5 34 3175

35 0 EMİN YAMANGÖZ   4 5 2,75 12 11 9,25 16 16 12,00 184,740 3 67 4300 240,783 1 1 1212 188,985 4 35 3254

36 3607 MERVE DOĞAN 12J 24 14 20,50 1 2 0,50 25 16 21,00 190,315 11 60 3804 146,580 17 153 8491 188,575 4 36 3286

37 3600 ESRA KINA 12I 19 8 17,00 21 17 16,75 40 25 33,75 242,600 1 9 965 157,598 6 61 6553 188,223 4 37 3306

38 3558 NU RSAİT O ĞLU 12F 18 5 16,75 4 8 2,00 2 4 1,00 24 17 19,75 194,408 8 56 3496 157,850 8 60 6352 187,510 5 38 3362

39 3260 NUR TÜRKMEN 12 20 4 19,00 4 0 4,00 1 1 0,75 25 5 23,75 200,481 5 45 3040 150,243 13 100 7840 187,394 3 39 3373

40 3201 MEHMET GÜL 12J 20 9 17,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 12 17,00 190,983 10 58 3750 154,145 7 76 7184 187,268 5 40 3386

41 3175 SEVAL PALA 12I 17 13 13,75 9 10 6,50 0 1 -0,25 26 24 20,00 209,020 3 32 2504 164,580 3 34 4890 186,033 5 41 3472

42 0 NİSA DEMİRTAŞ 12F 16 4 15,00 6 3 5,25 22 7 20,25 203,833 6 40 2822 161,323 5 48 5500 185,308 6 42 3516

43 0 ELİFSU YILD 12 19 4 18,00 15 12 12,00 34 16 30,00 222,699 4 23 1750 148,128 15 112 8214 182,331 4 43 3721

44 3629 TÜLİ N ÇELLİK 12J 20 9 17,75 5 2 4,50 25 11 22,25 198,384 7 49 3199 148,128 12 112 8214 181,451 6 44 3784

45 3630 AYŞE ÖZER 12 21 13 17,75 1 2 0,50 22 15 18,25 182,590 8 72 4489 147,460 22 141 8344 180,578 5 45 3844

46 0 SÜMEYRA KRG 12K 20 11 17,25 22 8 20,00 42 19 37,25 244,439 2 8 906 148,128 11 112 8214 179,749 6 46 3922

47 3382 ŞEYMANUR KORUR 12F 15 8 13,00 9 19 4,25 24 27 17,25 194,763 7 54 3460 161,443 4 47 5478 179,598 7 47 3945

48 3330 AHMET GÜNDAŞ 12J 20 13 16,75 8 6 6,50 2 6 0,50 30 25 23,75 201,444 6 44 2964 149,538 11 105 7952 179,571 7 48 3948

49 3115 FATİH ZAHİT 12F 17 11 14,25 16 9 13,75 33 20 28,00 224,735 4 19 1641 157,550 9 62 6561 179,445 8 49 3963

50 0 ATLANTİS YAV 12A 12 6 10,50 15 4 14,00 1 10 -1,50 3 10 0,50 31 30 23,50 228,310 1 16 1479 170,035 4 23 4085 178,810 1 50 4010

51 3180 KEREM ÇADAK 12I 16 20 11,00 1 8 -1,00 17 28 10,00 184,968 8 66 4279 167,188 1 28 4520 178,810 6 50 4010

52 0 ÖZGE HİCRİ 12 21 15 17,25 18 6 16,50 1 6 -0,50 40 27 33,25 231,861 2 14 1341 146,718 24 150 8467 178,399 6 52 4043

53 3575 MEDİNE BAYDİLLİ 12H 13 12 10,00 16 12 13,00 1 0 1,00 30 24 24,00 216,595 1 29 2052 169,355 3 24 4204 177,825 3 53 4083

54 0 İSMAİL YILDIZ   5 8 3,00 8 13 4,75 13 21 7,75 172,860 4 91 5386 214,333 3 4 1742 177,380 5 54 4119

55 3235 ŞEV AL BARDAK 12E 16 4 15,00 16 4 15,00 180,455 6 75 4670 152,498 4 89 7465 176,960 4 55 4158

56 3075 NAZLI ELDEN 12K 19 15 15,25 15 21 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 36 37 26,75 206,444 5 34 2674 152,723 6 87 7430 175,734 7 56 4255

57 0 FATİH KARA 12G 21 10 18,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 22 15 18,25 181,365 9 74 4600 136,068 10 192 9828 174,835 8 57 4331

58 0 ÖJOAS LARMAO 12. 18 21 12,75 13 18 8,50 8 21 2,75 0 9 -2,25 39 69 21,75 197,281 1 51 3274 149,528 1 106 7954 173,574 1 58 4441

59 3214 HELİN ÖNCÜ 12E 15 5 13,75 8 5 6,75 0 3 -0,75 23 13 19,75 199,688 3 47 3094 152,610 3 88 7445 173,213 5 59 4481

60 3458 HAKİM DENGİZ 12F 17 12 14,00 1 0 1,00 18 12 15,00 173,368 10 90 5338 151,000 10 94 7719 172,413 9 60 4546
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

61 3609 MEDİNE BADILLI 12I 20 20 15,00 9 20 4,00 29 40 19,00 188,058 7 63 4029 147,608 12 140 8326 172,175 7 61 4567

62 3257 ASLI KAYA 12J 18 12 15,00 0 2 -0,50 18 14 14,50 176,326 13 85 5078 146,718 16 150 8467 171,296 8 62 4651

63 3510 ZEYNEP ÇELİKKOL 12K 14 6 12,50 12 6 10,50 26 12 23,00 204,823 7 37 2770 154,368 4 73 7142 170,848 8 63 4696

64 3209 İBRAHİM HALİL 12J 14 13 10,75 13 17 8,75 1 0 1,00 28 30 20,50 197,815 8 50 3240 158,725 4 56 6031 170,430 9 64 4741

65 3184 HASAN YI LDIRIM 12G 15 12 12,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 20 13 16,75 189,140 8 61 3896 154,358 5 74 7145 169,460 9 65 4836

66 3560 RAHİME POLAT 12 18 5 16,75 6 4 5,00 24 9 21,75 187,748 6 64 4054 138,875 30 184 9456 168,803 7 66 4880

67 3109 BEDRİYE SARİ 12 16 14 12,50 9 14 5,50 2 2 1,50 27 30 19,50 184,055 7 68 4359 152,173 11 92 7517 168,793 8 67 4881

68 3226 MERVE DOĞAN 12K 14 5 12,75 11 3 10,25 1 0 1,00 26 8 24,00 201,696 8 43 2947 150,948 8 95 7732 168,221 9 68 4933

69 3194 SELÇUK NAZLI 12J 18 22 12,50 1 5 -0,25 19 27 12,25 172,273 14 93 5449 150,528 10 98 7805 167,793 10 69 4984

70 5322 NUR 12D 15 13 11,75 11 6 9,50 26 19 21,25 200,265 1 46 3055 153,545 1 79 7300 167,655 1 70 4997

71 3306 MEHMET ELKOL 12A 9 4 8,00 2 17 -2,25 3 18 -1,50 14 39 4,25 177,085 3 82 5010 160,263 5 52 5716 167,218 2 71 5039

72 0 İCARDİ   15 7 13,25 1 4 0,00 16 11 13,25 170,831 7 97 5569 148,128 9 112 8214 167,004 6 72 5055

73 3149 AYŞEGÜL AKBIYIK 12H 6 3 5,25 14 9 11,75 20 12 17,00 204,395 4 39 2792 172,913 2 17 3787 166,248 4 73 5121

74 3571 BERFİN TAKI 12H 10 3 9,25 4 1 3,75 2 0 2,00 16 4 15,00 175,745 8 86 5132 160,185 5 53 5736 166,203 5 74 5126

75 3643 MUHAMMED İFLAZ 12J 14 17 9,75 12 12 9,00 26 29 18,75 195,753 9 53 3399 157,183 6 64 6630 165,488 11 75 5192

76 3336 SEYFETTİ N KARACA 12G 13 1 12,75 0 1 -0,25 13 2 12,50 169,624 10 98 5694 147,423 9 142 8352 165,076 10 76 5226

77 3210 EMİNE ÖZASLAN 12K 15 15 11,25 13 15 9,25 28 30 20,50 195,908 9 52 3383 151,060 7 93 7706 163,718 10 77 5367

78 3229 YASİN ÖZKILIÇ 12I 11 14 7,50 9 7 7,25 20 21 14,75 188,170 6 62 4019 161,308 5 49 5502 162,288 8 78 5529

79 3150 BİRCAN TÜRKMEN 12H 13 12 10,00 9 16 5,00 1 4 0,00 23 32 15,00 181,755 7 73 4559 152,980 9 85 7390 161,860 6 79 5585

80 36020 EM NE ONLE 12İ 14 9 11,75 0 1 -0,25 14 10 11,50 166,396 1 100 5970 147,423 1 142 8352 161,701 1 80 5598

81 3420 EDANUR BAĞIŞ 12 10 14 6,50 9 20 4,00 0 1 -0,25 19 35 10,25 178,903 10 80 4832 163,905 7 41 5029 161,453 9 81 5625

82 3190 MEHMET YILDIZ 12F 14 5 12,75 9 5 7,75 1 2 0,50 1 1 0,75 25 13 21,75 186,430 9 65 4160 145,130 13 158 8671 161,050 10 82 5666

83 3165 NUR DEMİR 12 19 17 14,75 2 22 -3,50 21 39 11,25 174,368 12 88 5250 137,000 32 190 9725 160,950 10 83 5677

84 3188 EMİRHAN DURMAZ 12C 1 0 1,00 15 15 11,25 21 19 16,25 37 34 28,50 133,891 3 160 9390 225,518 1 3 1484 160,021 1 84 5774

85 0 KÜBRA HİCRİ   11 4 10,00 4 1 3,75 1 0 1,00 5 7 3,25 21 12 18,00 172,369 5 92 5441 160,398 6 51 5697 159,844 7 85 5787

86 0 LORİN ÖNCÜ 12 13 4 12,00 7 7 5,25 20 11 17,25 180,453 9 76 4671 143,718 27 162 8831 159,060 11 86 5886

87 0 MİNE KJMY  I 12 13 8 11,00 0 2 -0,50 13 10 10,50 164,051 13 103 6197 146,718 24 150 8467 158,596 12 87 5931

88 3624 MÜSLÜM POLATP 12J 13 9 10,75 17 12 14,00 0 1 -0,25 30 22 24,50 203,775 5 41 2825 146,125 18 155 8545 157,735 12 88 6013

89 3015 NARİN ASLIM 12B 17 7 15,25 6 34 -2,50 9 31 1,25 32 72 14,00 168,505 3 99 5786 135,950 10 193 9839 157,673 3 89 6020

90 3530 SAMET ÇAKMAK 12K 16 18 11,50 2 7 0,25 1 1 0,75 19 26 12,50 160,325 14 112 6530 143,543 16 163 8855 157,415 11 90 6045
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF AYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 220 1833 11951 11951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

91 0 GÜLSÜM MİZAN 12 10 5 8,75 2 2 1,50 2 2 1,50 7 11 4,25 21 20 16,00 161,906 14 108 6392 165,723 5 32 4742 157,409 13 91 6048

92 3603 ŞEYMANUR 12I 14 22 8,50 3 3 2,25 3 5 1,75 20 30 12,50 163,466 9 104 6254 153,063 8 82 7375 157,164 9 92 6081

93 0 EYLÜL ÖNCÜ 12J 11 5 9,75 11 5 9,75 160,404 16 111 6523 148,128 12 112 8214 156,221 13 93 6188

94 3008 İLKNUR İNANÇ 12A 2 8 0,00 9 9 6,75 11 17 6,75 160,445 4 110 6517 200,728 1 6 2153 156,215 3 94 6190

95 3288 MURAT TATMAZ 12J 9 17 4,75 21 9 18,75 30 26 23,50 217,263 3 28 2004 163,928 3 40 5022 156,010 14 95 6207

96 3640 MERYEM AĞAÇ 12J 11 3 10,25 0 3 -0,75 11 6 9,50 161,964 15 107 6385 146,013 19 156 8568 155,711 15 96 6249

97 0 . 12 10 7 8,25 8 3 7,25 1 0 1,00 19 10 16,50 177,654 11 81 4962 150,948 12 95 7732 154,189 14 97 6417

98 3255 SÜMEYYE TOPRAK 12K 16 21 10,75 0 5 -1,25 16 26 9,50 161,008 13 109 6468 141,743 19 178 9072 153,355 12 98 6500

99 3570 ES A AY 12H 14 19 9,25 2 11 -0,75 0 5 -1,25 16 35 7,25 158,771 12 114 6683 142,798 19 171 8952 152,409 7 99 6621

100 0 BUDAK KRMNL 12E 9 2 8,50 7 1 6,75 16 3 15,25 176,764 8 84 5038 148,128 7 112 8214 152,174 6 100 6643

101 3224 DİCLE KILIÇ 12K 10 14 6,50 10 17 5,75 20 31 12,25 173,870 11 89 5292 154,045 5 77 7197 151,723 13 101 6704

102 3577 ELİFNUR ÖZER 12H 10 7 8,25 7 10 4,50 17 17 12,75 171,531 10 95 5513 148,128 11 112 8214 151,371 8 102 6740

103 3628 MEHMET DANACI 12J 13 25 6,75 10 4 9,00 1 5 -0,25 24 34 15,50 183,348 12 69 4418 152,178 9 91 7514 150,875 16 103 6792

104 2000 MERT ATLAS 12A 9 9 6,75 12 11 9,25 4 11 1,25 5 33 -3,25 30 64 14,00 180,059 2 77 4702 143,093 9 166 8912 150,136 4 104 6881

105 3141 İLAYDA KARATAŞ 12H 6 10 3,50 14 8 12,00 0 3 -0,75 20 21 14,75 194,750 5 55 3462 161,475 4 45 5472 149,785 9 105 6915

106 3622 SENANUR ÇİFT Çİ 12J 10 10 7,50 0 1 -0,25 10 11 7,25 153,639 17 119 7191 147,423 14 142 8352 148,521 17 106 7051

107 3162 ASMİN POLAT 12H 6 3 5,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 8 10 5,50 150,140 14 126 7646 154,715 6 72 7083 148,493 10 107 7057

108 3172 SAMET YILDIZ 12I 12 28 5,00 12 28 5,00 152,878 10 120 7267 155,585 7 70 6965 148,408 10 108 7074

109 0 NAZLICAN GÜNEŞ   K 15 25 8,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 16 31 8,25 156,835 1 116 6866 142,883 1 170 8935 148,143 1 109 7096

110 3572 BEYZANUR KILIÇ Ç 12H 11 16 7,00 10 16 6,00 21 32 13,00 172,094 9 94 5465 148,128 11 112 8214 147,956 11 110 7109

111 3233 YUSUF TEK 12E 8 7 6,25 14 16 10,00 0 2 -0,50 22 25 15,75 182,638 5 71 4475 149,290 5 107 8019 146,330 7 111 7304

112 3596 ŞEYMANUR TİLER 12F 5 7 3,25 5 7 3,25 150,825 13 125 7558 158,770 7 55 6023 146,273 11 112 7311

113 3592 ELİF SARILAR 12H 11 17 6,75 15 20 10,00 0 1 -0,25 26 38 16,50 182,886 6 70 4454 147,423 15 142 8352 146,004 12 113 7342

114 3632 ASLI KARAÇİZM 12J 9 9 6,75 0 1 -0,25 9 10 6,50 151,144 18 123 7428 147,423 14 142 8352 145,921 18 114 7353

115 3599 TAYFUR BİNGÖL 12I 8 9 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 8 12 5,00 151,663 12 122 7379 150,048 9 102 7876 145,738 11 115 7374

116 3584 ALİ ELDE N 12H 8 4 7,00 5 1 4,75 13 5 11,75 164,125 11 102 6188 146,150 17 154 8542 145,338 13 116 7416

117 0 ZELİHA ÇİFTÇİ 12F 12 7 10,25 6 7 4,25 1 3 0,25 19 17 14,75 161,988 12 106 6380 135,710 15 194 9859 145,305 12 117 7421

118 3634 TUBA N DRMZ 12E 11 15 7,25 11 10 8,50 0 5 -1,25 22 30 14,50 179,139 7 79 4812 144,603 9 160 8731 144,879 8 118 7468

119 3277 NARİN BALIKÇI 12F 14 15 10,25 14 15 10,25 148,760 14 128 7813 134,198 17 197 10022 144,143 13 119 7554

120 0 HATİCE Y..... 12 6 4 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 6 5 4,75 17 11 14,25 159,936 15 113 6577 164,503 6 35 4905 143,331 15 120 7650
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF AYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 220 1833 11951 11951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

121 0 KER 12B 4 0 4,00 2 1 1,75 6 1 5,75 142,981 4 137 8376 153,063 8 82 7375 143,031 4 121 7675

122 0 ARDA UYSAL 12A 8 7 6,25 9 10 6,50 17 17 12,75 130,861 6 167 9640 184,553 2 8 2854 142,981 5 122 7680

123 0 NUR ARSLAN 12I 9 6 7,50 3 14 -0,50 12 20 7,00 145,635 13 133 8104 141,465 15 179 9108 142,615 12 123 7727

124 3475 ÖMER BAL 12C 4 9 1,75 2 6 0,50 6 15 2,25 144,700 1 134 8201 158,508 2 59 6065 141,323 2 124 7865

125 0 ZELİHA ÇITIZ 12 6 5 4,75 3 6 1,50 9 11 6,25 149,769 16 127 7703 148,128 15 112 8214 140,611 16 125 7952

126 0 ADİLE ASOĞLU 12F 7 12 4,00 9 5 7,75 2 0 2,00 18 17 13,75 163,388 11 105 6262 150,363 11 99 7826 140,508 14 126 7967

127 3167 SAMET ALTUNDAĞ 12H 6 13 2,75 5 12 2,00 11 25 4,75 150,888 13 124 7551 153,638 8 78 7282 139,728 14 127 8056

128 0 MZLM 12 8 12 5,00 4 3 3,25 12 15 8,25 130,861 24 167 9640 171,528 3 21 3935 139,506 17 128 8084

129 3227 RAHİME TAŞ 12K 7 11 4,25 7 10 4,50 14 21 8,75 158,270 15 115 6736 148,590 10 110 8145 139,363 14 129 8097

130 3125 ŞİRİN 12B 2 18 -2,50 6 21 0,75 8 39 -1,75 134,145 8 159 9323 161,790 6 43 5411 139,055 5 130 8128

131 3418 İBRAHİM CAZ 12 5 3 4,25 5 3 4,25 143,739 18 136 8299 148,128 15 112 8214 138,951 18 131 8140

132 3240 FEYYAT UÇKAN 12E 8 4 7,00 7 11 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 18 11,50 154,695 10 117 7100 138,795 12 185 9467 138,718 9 132 8163

133 3164 M.EMİN K APLAN 12E 7 4 6,00 14 11 11,25 1 1 0,75 22 16 18,00 174,725 9 87 5216 142,463 10 174 8989 138,688 10 133 8165

134 3352 RAHİLE 12B 4 4 3,00 8 7 6,25 12 11 9,25 135,133 6 156 9256 178,043 1 13 3283 138,353 6 134 8197

135 3511 HAZAL CANBEYLİ 12K 12 18 7,50 11 15 7,25 23 33 14,75 165,788 12 101 6012 137,175 21 188 9697 138,195 15 135 8221

136 0 ALATTİN TNRKL 12L 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 139,951 2 148 8856 150,948 2 95 7732 137,806 1 136 8264

137 3597 EMİRHAN ŞEKER 12I 6 2 5,50 0 1 -0,25 6 3 5,25 141,313 15 143 8561 142,260 14 176 9013 137,208 13 137 8322

138 3104 FURKAN ÇAKIR 12F 9 19 4,25 3 5 1,75 4 15 0,25 0 15 -3,75 16 54 2,50 146,300 15 130 8041 135,613 16 196 9871 137,098 15 138 8338

139 0 ŞEYDA 12B 1 1 0,75 1 2 0,50 8 19 3,25 2 6 0,50 12 28 5,00 134,539 7 158 9294 159,268 7 54 5935 136,996 7 139 8347

140 3192 CERE N MARIK 12K 7 14 3,50 5 19 0,25 12 33 3,75 141,246 19 144 8563 148,128 11 112 8214 136,509 16 140 8412

141 3121 HALİL KAYA 12A 3 10 0,50 9 10 6,50 12 20 7,00 139,645 5 149 8891 179,440 3 11 3168 136,075 6 141 8466

142 3595 SALİH ÇELİK 12I 11 15 7,25 10 25 3,75 6 23 0,25 1 31 -6,75 28 94 4,50 152,315 11 121 7323 116,403 19 211 10801 135,488 14 143 8559

143 3644 İSA İKİKAT 12C 4 10 1,50 1 7 -0,75 5 17 0,75 142,230 2 141 8455 153,148 4 81 7363 135,290 3 144 8583

144 3186 YUSUF GÜLER 12I 12 26 5,50 3 8 1,00 15 34 6,50 142,863 14 139 8385 139,950 16 182 9337 134,988 15 145 8652

145 0 AYŞE TELL   4 3 3,25 5 16 1,00 9 19 4,25 130,861 9 167 9640 161,473 5 46 5473 134,641 8 146 8685

146 3220 SERAP YILDIZ 12K 8 21 2,75 9 17 4,75 17 38 7,50 153,781 16 118 7177 148,128 11 112 8214 134,191 17 147 8734

147 3459 MERVE ÇİFTÇİ 12L 0 5 -1,25 6 15 2,25 6 20 1,00 142,298 1 140 8448 163,960 1 39 5019 133,973 2 148 8758

148 3285 AHMET ÖRÇİN 12I 10 30 2,50 10 30 2,50 138,704 16 150 8965 148,128 11 112 8214 133,739 16 149 8771

149 3007 EMİN KİRMIZI 12 2 26 -4,50 5 19 0,25 0 1 -0,25 7 46 -4,50 141,023 19 145 8594 170,698 4 22 4012 133,570 20 150 8791

150 3534 İPEK DEMİR 12K 11 27 4,25 7 15 3,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 19 46 7,50 145,838 17 131 8088 140,658 20 180 9226 133,570 18 150 8791
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF AYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 220 1833 11951 11951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

151 3318 ADALET YAVUZ 12E 4 3 3,25 5 9 2,75 9 12 6,00 147,578 11 129 7933 145,653 8 157 8621 133,500 11 152 8803

152 3374 TUBA KARTAL 12L 3 12 0,00 2 26 -4,50 5 38 -4,50 138,145 3 151 9018 143,075 4 167 8914 133,145 3 153 8838

153 3208 HATİCE ÜZER 12J 7 33 -1,25 7 33 -1,25 8 31 0,25 22 97 -2,25 132,755 20 164 9493 158,568 5 58 6060 131,798 19 154 8969

154 0 U A N A L 12 6 16 2,00 7 17 2,75 13 33 4,75 145,774 17 132 8094 148,128 15 112 8214 131,701 21 155 8978

155 3161 MELİKE DİPÇİ 12K 5 13 1,75 5 10 2,50 10 23 4,25 144,101 18 135 8265 148,128 11 112 8214 131,094 19 156 9034

156 3169 GÖKÇENUR AKBULUT 12H 7 15 3,25 1 5 -0,25 3 12 0,00 11 32 3,00 134,978 16 157 9264 142,888 18 169 8934 130,663 15 157 9067

157 3529 A TALİP TAŞ 12K 9 23 3,25 0 8 -2,00 9 31 1,25 140,741 20 147 8612 142,488 18 172 8982 130,284 20 158 9103

158 0 FATMA   2 2 1,50 2 2 1,50 4 4 3,00 130,861 9 167 9640 156,543 7 67 6760 129,776 9 159 9148

159 0 ÖZGÜR A   1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 133,891 8 160 9390 148,833 8 108 8097 129,441 10 160 9183

160 0 MEDİNE ATÇI 12 1 0 1,00 3 26 -3,50 4 26 -2,50 133,891 22 160 9390 137,903 31 187 9603 128,746 22 161 9243

161 3532 HİLAL DEDECAN 12K 5 10 2,50 6 20 1,00 11 30 3,50 137,270 21 152 9090 143,038 17 168 8923 128,145 21 162 9297

162 3231 İLAYDA KAPLAN 12E 6 10 3,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 7 18 2,50 131,355 13 166 9620 139,208 11 183 9428 127,828 12 163 9327

163 3114 MEHMET ÖZGÜNEŞ 12E 9 20 4,00 7 14 3,50 4 14 0,50 20 48 8,00 141,763 12 142 8518 137,095 13 189 9715 127,488 13 164 9360

164 0 YAMAN 12B 0 7 -1,75 7 7 5,25 7 14 3,50 136,153 5 153 9174 164,340 4 37 4949 126,208 8 165 9483

165 0 AYGÜL DİPÇİ 12 4 11 1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 5 25 -1,25 130,706 27 183 9666 144,603 26 160 8731 126,121 23 166 9498

166 3053 EMRE BULUT 12 3 12 0,00 10 9 7,75 13 21 7,75 130,861 24 167 9640 171,758 2 19 3913 125,606 24 167 9524

167 0 MUHAMMED AKASLAN 12 9 31 1,25 2 15 -1,75 11 46 -0,50 135,154 21 155 9254 143,193 28 164 8903 125,174 26 177 9575

168 3338 ÖMER ATEŞ 12H 6 15 2,25 2 8 0,00 8 23 2,25 130,178 20 185 9714 140,330 20 181 9264 124,915 18 178 9598

169 3303 BON JOVİ 12A 2 9 -0,25 0 5 -1,25 1 7 -0,75 7 13 3,75 10 34 1,50 126,591 9 192 9943 157,478 6 63 6585 122,736 8 179 9767

170 3183 MİKAİL KORKMAZ 12I 10 21 4,75 4 25 -2,25 3 21 -2,25 6 25 -0,25 23 92 0,00 127,845 17 188 9864 129,275 18 203 10443 122,703 17 180 9770

171 3433 ZEYNEP ÖZER 12H 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 128,589 22 187 9828 147,423 15 142 8352 122,556 19 181 9776

172 3348 ÖZGÜR ALTUN 12L 1 1 0,75 1 1 0,75 125,605 4 195 9988 144,685 3 159 8722 122,240 4 182 9796

173 0 ÖZDEMİR 12B 1 9 -1,25 10 15 6,25 11 24 5,00 130,861 9 167 9640 163,658 5 42 5070 122,131 9 183 9802

174 3373 EYYÜPCAN ASLAN 12C 7 33 -1,25 11 29 3,75 18 62 2,50 130,678 4 184 9669 154,803 3 71 7074 121,933 4 184 9809

175 3057 VEDAT ÇOBAN 12 1 13 -2,25 9 21 3,75 10 34 1,50 133,063 23 163 9463 156,078 10 68 6861 121,628 27 185 9828

176 3302 METEHAN TOPRAK 12 7 33 -1,25 3 16 -1,00 8 32 0,00 18 81 -2,25 123,906 32 199 10063 148,128 15 112 8214 121,501 28 186 9838

177 3253 SALİH KEKLİK 12I 3 10 0,50 1 7 -0,75 4 17 -0,25 124,763 18 197 10018 142,368 13 175 9001 121,485 18 187 9839

178 3266 MERAL KUBAT 12J 10 21 4,75 8 11 5,25 18 32 10,00 142,878 19 138 8383 128,323 20 206 10511 121,130 20 188 9868

179 0 DJİRAÇ JAGPKFÇL   1 10 -1,50 1 10 -1,50 126,316 15 193 9958 148,128 9 112 8214 120,896 15 189 9883

180 3152 ŞAHİN İREN 12 6 26 -0,50 8 32 0,00 4 19 -0,75 8 32 0,00 26 109 -1,25 126,890 28 190 9919 143,118 29 165 8905 119,425 29 190 9967

                                                6 / 8



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF AYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 220 1833 11951 11951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

181 3076 FİDAN SAYİR 12 5 20 0,00 6 16 2,00 11 36 2,00 124,390 31 198 10031 147,183 23 149 8376 118,910 30 191 9984

182 3 DUA ALŞEĞ 12 7 33 -1,25 1 6 -0,50 7 33 -1,25 3 4 2,00 18 76 -1,00 125,651 29 194 9985 149,563 14 104 7944 118,289 31 192 10030

183 3160 SERHAT ÇİFTÇİ 12H 7 14 3,50 4 10 1,50 0 12 -3,00 11 36 2,00 135,970 15 154 9192 129,125 22 204 10453 117,898 20 193 10050

184 3101 FERHAT YAKAN 12F 6 14 2,50 2 8 0,00 1 10 -1,50 5 5 3,75 14 37 4,75 126,718 17 191 9939 142,033 14 177 9039 116,975 17 194 10098

185 0 NESRİN 12A 1 0 1,00 1 7 -0,75 8 9 5,75 10 16 6,00 127,083 8 189 9909 156,800 7 66 6719 116,698 9 195 10115

186 0 ABDULGAN İÇELLİK 12 0 12 -3,00 0 12 -3,00 121,771 33 202 10191 148,128 15 112 8214 116,186 32 196 10142

187 35880 ENES ÇİFTÇİ 12H 5 35 -3,75 1 0 1,00 4 13 0,75 10 48 -2,00 122,269 23 201 10171 150,243 10 100 7840 115,711 21 197 10163

188 0 SEYLAN EKE 12B 2 6 0,50 1 4 0,00 3 10 0,50 119,918 11 203 10286 137,993 9 186 9593 115,658 10 198 10167

189 0 AHMET YILMAZ 12B 10 30 2,50 5 35 -3,75 15 65 -1,25 111,495 12 207 10593 124,680 13 209 10672 112,515 11 200 10301

190 0 EZEL 12B 4 36 -5,00 8 32 0,00 12 68 -5,00 130,861 9 167 9640 133,793 11 200 10060 111,706 12 202 10340

191 0 FURKAN MO RİNHO   1 15 -2,75 2 16 -2,00 3 31 -4,75 122,431 16 200 10161 142,488 16 172 8982 111,314 17 203 10355

192 3091 İBRAHİM KARAKAYA 12H 4 15 0,25 9 17 4,75 3 14 -0,50 4 19 -0,75 20 65 3,75 131,493 17 165 9589 128,418 23 205 10506 109,833 22 204 10424

193 3566 MAHMUTSA MİDEMİR 12 0 4 -1,00 3 10 0,50 0 5 -1,25 3 19 -1,75 117,550 34 206 10370 131,358 33 201 10310 109,540 33 205 10437

194 3156 HALİL KISTAK 12H 3 19 -1,75 6 7 4,25 0 2 -0,50 9 28 2,00 128,715 21 186 9813 136,260 21 191 9799 108,315 23 206 10488

195 3023 BERFİN ÖZKAN 12 7 33 -1,25 10 29 2,75 6 34 -2,50 8 32 0,00 31 128 -1,00 125,153 30 196 10006 129,988 34 202 10401 103,195 35 209 10651

196 3531 MELEK TATİK 12K 4 36 -5,00 3 12 0,00 0 7 -1,75 7 55 -6,75 106,873 23 211 10718 134,083 22 199 10033 95,940 22 210 10776

197 3275 ESMANUR YILDIRIM 12K 4 22 -1,50 1 15 -2,75 5 37 -4,25 107,613 22 210 10702 120,840 23 210 10748 93,900 23 211 10793

198 0 KADİR DAĞ 12K 12 21 6,75 18 21 12,75 30 42 19,50

199 3323 ENES ASLAN 12F 0 3 -0,75 6 4 5,00 1 3 0,25 7 10 4,50

200 3536 GÜLER İPEKKAN 12K 6 17 1,75 3 7 1,25 9 24 3,00

201 3237 SAMET ÖZBAY 12H 4 11 1,25 2 8 0,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 8 27 1,25

202 3250 ABDULLAH YETİM   E 2 2 1,50 2 2 1,50

203 3107 FURKAN KISA 12 5 24 -1,00 6 30 -1,50 0 4 -1,00 11 58 -3,50

204 3213 HAHAP GARZANLI 12E 2 12 -1,00 1 18 -3,50 3 30 -4,50
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 8,9 6,96 5,4 6,8 3,66 4,2 4,4 3,14 3,4 4,4 2,30 22,2 24,5 16,06 162,290 163,650 156,740

Okul Ortalaması 10,3 9,5 7,92 4,4 5,5 3,04 1,5 4,8 0,25 1,2 3,2 0,42 17,4 23,0 11,63 161,270 147,040 148,860

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
    E   K 12 12. 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 12İ 12J 12K 12L

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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SÖZ SAY EA
    E   K 12 12. 12A 12B 12C
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

1 0 EMİN YAMANGÖZ   29 5 27,75 12 7 10,25 22 3 21,25 6 5 4,75 69 20 64,00 331,863 1 1 360 1352 1352

2 3034 ABDULLAH DEMİR   F 27 6 25,50 15 3 14,25 20 4 19,00 62 13 58,75 316,110 1 2 412 1740 1740

3 0 İSMAİL YILDIZ   21 11 18,25 12 3 11,25 17 5 15,75 10 7 8,25 60 26 53,50 301,528 2 3 456 2136 2136

4 3028 SERHAT YAKAN 12B 23 8 21,00 12 6 10,50 19 6 17,50 5 6 3,50 59 26 52,50 297,960 1 4 469 2245 2245

5 3451 HARUN ASLAN 12K 32 8 30,00 11 9 8,75 9 7 7,25 4 0 4,00 56 24 50,00 289,260 1 5 509 2541 2541

6 3216 ÇİLEK DEMİR 12 23 10 20,50 12 2 11,50 11 3 10,25 6 4 5,00 52 19 47,25 282,230 1 6 554 2879 2879

7 0 BİLALS A UAL 12 26 9 23,75 13 7 11,25 9 6 7,50 4 1 3,75 52 23 46,25 278,738 2 7 581 3064 3064

8 3200 BERFN ÇNPLT   29 7 27,25 11 4 10,00 7 0 7,00 1 0 1,00 48 11 45,25 275,153 3 8 603 3246 3246

9 3384 MAHMUT ATAŞ 12K 23 4 22,00 16 3 15,25 5 1 4,75 3 1 2,75 47 9 44,75 274,395 2 9 610 3287 3287

10 3008 İLKNUR İNANÇ 12A 26 7 24,25 4 1 3,75 11 8 9,00 7 3 6,25 48 19 43,25 269,713 1 10 645 3514 3514

11 3581 ŞEVAL GEYLANİ 12H 26 9 23,75 10 4 9,00 7 1 6,75 3 0 3,00 46 14 42,50 267,383 1 11 662 3648 3648

12 3423 LEYLACAN ESKA 12 28 10 25,50 13 6 11,50 2 3 1,25 5 6 3,50 48 25 41,75 264,910 3 12 683 3803 3803

13 3441 AHMET AYDIN 12K 29 10 26,50 14 6 12,50 4 16 0,00 5 9 2,75 52 41 41,75 264,750 3 13 685 3812 3812

14 0 SUDE NUR ÇETİNTAŞ 12 24 11 21,25 4 3 3,25 6 2 5,50 12 5 10,75 46 21 40,75 262,733 4 14 709 3972 3972

15 3408 ZİNEH MARZOK 12 26 10 23,50 6 3 5,25 12 5 10,75 1 0 1,00 45 18 40,50 261,295 5 15 721 4065 4065

16 3541 ELİF AKTAŞ 12K 27 5 25,75 8 5 6,75 6 3 5,25 3 1 2,75 44 14 40,50 261,073 4 16 724 4078 4078

17 3199 FATMA ÖDEMİŞ   24 9 21,75 11 4 10,00 6 0 6,00 1 0 1,00 42 13 38,75 256,238 4 17 783 4461 4461

18 3158 BERFİN TOPRAK 12 25 14 21,50 13 7 11,25 8 6 6,50 0 2 -0,50 46 29 38,75 256,210 6 18 786 4467 4467

19 3470 MAZLUM ÇİÇE 12 20 13 16,75 8 6 6,50 14 14 10,50 6 7 4,25 48 40 38,00 254,753 7 19 808 4600 4600

20 0 ATLANTİS YAV 12A 23 10 20,50 8 2 7,50 7 7 5,25 6 5 4,75 44 24 38,00 254,285 2 20 812 4630 4630

21 3149 AYŞEGÜL AKBIYIK 12H 28 9 25,75 8 3 7,25 5 1 4,75 1 2 0,50 42 15 38,25 254,188 2 21 814 4635 4635

22 3265 HAMRA ZARAR 12 28 8 26,00 13 4 12,00 41 12 38,00 253,380 8 22 819 4694 4694

23 3106 ARDIL GÜNDÜZAP 12F 22 5 20,75 11 3 10,25 6 0 6,00 39 8 37,00 251,043 1 23 849 4897 4897

24 3007 EMİN KIRMIZI   27 9 24,75 11 2 10,50 2 1 1,75 40 12 37,00 250,523 5 24 859 4939 4939

25 3306 MEHMET ELKOL 12A 22 1 21,75 12 6 10,50 4 8 2,00 4 7 2,25 42 22 36,50 249,493 3 25 873 5037 5037

26 0 HACİ 12 18 11 15,25 14 6 12,50 6 3 5,25 3 1 2,75 41 21 35,75 248,093 9 26 888 5132 5132

27 3252 MEHMETEM İNYILMAZ   19 14 15,50 15 5 13,75 6 2 5,50 1 0 1,00 41 21 35,75 247,990 6 27 889 5140 5140

28 3180 KEREM ÇADAK 12I 18 5 16,75 15 4 14,00 2 2 1,50 4 3 3,25 39 14 35,50 247,163 1 28 901 5205 5205

29 3642 FATMA KURNAZ 12H 25 15 21,25 14 6 12,50 4 9 1,75 43 30 35,50 246,448 3 29 913 5267 5267

30 3401 TUBA ZİRA 12 15 5 13,75 9 3 8,25 6 1 5,75 7 1 6,75 37 10 34,50 244,673 10 30 932 5433 5433

31 3604 ZELİHA ÇIT Z 12I 28 9 25,75 9 8 7,00 2 2 1,50 39 19 34,25 242,148 2 31 962 5652 5652

32 3052 M ÖZDEMİR 12B 13 4 12,00 6 7 4,25 13 5 11,75 7 7 5,25 39 23 33,25 241,065 2 32 979 5756 5756

33 3593 RÜVEYDA ÇİFTÇİ 12H 30 10 27,50 7 3 6,25 37 13 33,75 240,350 4 33 988 5813 5813

34 3351 NEHİR AÇIKŞİMŞ 12H 21 12 18,00 15 4 14,00 2 4 1,00 38 20 33,00 239,320 5 34 1004 5898 5898

35 3569 CELAL ÇELİKCAN 12 23 12 20,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 37 16 33,00 239,050 11 35 1009 5926 5926

36 3043 EMİNE YILDIRIM 12B 23 7 21,25 12 1 11,75 35 8 33,00 238,898 3 36 1011 5941 5941

37 3575 MEDİNE BAYDİLLİ 12H 26 10 23,50 6 11 3,25 5 1 4,75 2 2 1,50 39 24 33,00 238,665 6 37 1012 5954 5954

38 3605 MELTEM MÜJDE 12E 24 4 23,00 11 5 9,75 35 9 32,75 237,915 1 38 1023 6022 6022

39 0 LİFNUR 12 25 12 22,00 10 8 8,00 1 2 0,50 2 1 1,75 38 23 32,25 236,605 12 39 1045 6132 6132

40 0 M.ALİ ÇİÇEK 12G 27 9 24,75 7 9 4,75 3 1 2,75 37 19 32,25 236,178 1 40 1049 6161 6161

41 3389 SEMANUR DİZGİN 12 27 6 25,50 6 8 4,00 1 2 0,50 3 3 2,25 37 19 32,25 236,170 13 41 1050 6162 6162

42 3175 SEVAL PALA 12I 24 8 22,00 9 9 6,75 3 2 2,50 1 1 0,75 37 20 32,00 235,810 3 42 1055 6185 6185

43 0 ÖZLEM HİCRİ 12 23 13 19,75 11 9 8,75 4 3 3,25 38 25 31,75 235,318 14 43 1063 6228 6228

44 3420 EDANUR BAĞIŞ 12 26 8 24,00 8 11 5,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 38 26 31,50 233,990 15 44 1085 6354 6354

45 3550 YUSUF YILDIZ 12E 25 10 22,50 8 2 7,50 2 3 1,25 35 15 31,25 233,450 2 45 1092 6413 6413

46 73 HAVVA SÜT 12I 23 9 20,75 10 6 8,50 2 1 1,75 35 16 31,00 232,923 4 46 1103 6463 6463

47 3179 ZEYNEP TOPRAK 12I 22 11 19,25 5 4 4,00 8 2 7,50 35 17 30,75 232,363 5 47 1110 6519 6519

48 3288 MURAT TATMAZ 12J 23 9 20,75 9 11 6,25 4 1 3,75 36 21 30,75 232,318 1 48 1112 6524 6524
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

49 3555 SÜMEYYE BİRE 12 23 7 21,25 9 2 8,50 1 0 1,00 33 9 30,75 232,103 16 49 1114 6545 6545

50 3141 İLAYDA KARATAŞ 12H 28 8 26,00 4 1 3,75 1 0 1,00 33 9 30,75 231,485 7 50 1124 6594 6594

51 0 ELİFSU YILDIZIM 12 25 10 22,50 8 11 5,25 2 1 1,75 35 22 29,50 228,235 17 51 1183 6910 6910

52 0 NAZLI TARAK   4 2 3,50 19 2 18,50 7 3 6,25 30 7 28,25 227,565 7 52 1191 6974 6974

53 3382 ŞEYMANUR KORUR A 12F 22 9 19,75 10 8 8,00 1 0 1,00 33 17 28,75 226,298 2 53 1210 7074 7074

54 3229 YASİN ÖZKILIÇ 12I 20 17 15,75 12 7 10,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 26 28,50 226,013 6 54 1215 7110 7110

55 0 NİSA DEMİRTAŞ 12F 24 9 21,75 6 3 5,25 3 5 1,75 33 17 28,75 225,998 3 55 1216 7111 7111

56 0 GAZAL BATUR 12 26 12 23,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 34 21 28,75 225,905 18 56 1219 7127 7127

57 0 ELİF AKÇA   22 9 19,75 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 32 14 28,50 225,753 8 57 1223 7148 7148

58 3345 ABDULSAM ETÇABAR 12 21 7 19,25 2 1 1,75 9 9 6,75 1 1 0,75 33 18 28,50 225,598 19 58 1227 7163 7163

59 3411 ELİF TARHAN 12 12 5 10,75 12 6 10,50 8 5 6,75 32 16 28,00 225,163 20 59 1232 7206 7206

60 3459 MERVE ÇİFTÇİ 12L 24 14 20,50 5 6 3,50 5 12 2,00 4 9 1,75 38 41 27,75 223,210 1 60 1261 7388 7388

61 3125 ŞİRİN 12B 21 14 17,50 11 5 9,75 32 19 27,25 222,020 4 61 1285 7501 7501

62 3583 ZERGA AĞAÇ 12 17 12 14,00 9 6 7,50 6 5 4,75 1 3 0,25 33 26 26,50 220,220 21 62 1315 7672 7672

63 0 HAYRİYE OT 12 11 6 9,50 14 1 13,75 3 0 3,00 28 7 26,25 220,040 22 63 1317 7681 7681

64 3596 ŞEYMANUR TİLER 12F 14 10 11,50 10 2 9,50 6 10 3,50 2 1 1,75 32 23 26,25 219,850 4 64 1320 7696 7696

65 0 ŞAHİN YILDIZ 12 22 8 20,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 29 10 26,50 219,460 23 65 1324 7728 7728

66 3047 FATMA CEYLAN 12L 24 9 21,75 6 5 4,75 30 14 26,50 219,393 2 66 1325 7735 7735

67 0 SONGÜL TAPŞIK 12 28 5 26,75 28 5 26,75 219,308 24 67 1328 7742 7742

68 3182 M REŞAT KAHRAMAN 12I 14 6 12,50 13 4 12,00 2 4 1,00 29 14 25,50 219,050 7 68 1332 7762 7762

69 3208 HATİCE ÜZER 12 21 15 17,25 10 8 8,00 2 13 -1,25 3 5 1,75 36 41 25,75 217,593 25 69 1367 7900 7900

70 3064 ESAT 12B 21 14 17,50 10 7 8,25 31 21 25,75 217,490 5 70 1373 7908 7908

71 3600 ESRA KINA 12I 12 5 10,75 11 9 8,75 3 2 2,50 4 3 3,25 30 19 25,25 216,988 8 71 1378 7954 7954

72 3115 FATİH ZAHİT 12F 19 10 16,50 10 6 8,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 31 22 25,50 216,855 5 72 1381 7972 7972

73 3403 YUSUR ALBER 12D 26 5 24,75 26 5 24,75 216,745 1 73 1383 7983 7983

74 3121 HALİL KAYA 12A 11 8 9,00 8 7 6,25 7 3 6,25 4 2 3,50 30 20 25,00 216,470 4 74 1386 8000 8000

75 3643 MUHAMMED İFLAZ 12 22 17 17,75 10 10 7,50 32 27 25,25 215,948 26 75 1394 8042 8042

76 3475 ÖMER BAL 12 15 7 13,25 2 2 1,50 11 3 10,25 28 12 25,00 215,778 27 76 1400 8064 8064

77 3129 FUNDA KA RABULUT 12G 17 8 15,00 11 4 10,00 28 12 25,00 215,550 2 77 1402 8078 8078

78 0 FELEKNAZ ÇAYLAN 12J 20 15 16,25 11 9 8,75 2 8 0,00 33 32 25,00 215,388 2 78 1404 8094 8094

79 0 İSMAİL ÇİFTÇİ 12C 26 8 24,00 26 8 24,00 214,480 1 79 1420 8172 8172

80 0 NESLİHAN YUVARLAK 12B 24 11 21,25 4 2 3,50 28 13 24,75 213,983 6 80 1423 8217 8217

81 0 FERHAT AKBAŞ 12 24 1 23,75 24 1 23,75 213,725 28 81 1430 8247 8247

82 3209 İBRAHİM DOKUMACI 12J 21 10 18,50 8 11 5,25 1 2 0,50 30 23 24,25 212,830 3 82 1446 8337 8337

83 3374 TUBA KARTAL 12L 20 18 15,50 6 6 4,50 3 12 0,00 6 8 4,00 35 44 24,00 212,625 3 83 1450 8366 8366

84 0 BEYZA OT 12G 18 7 16,25 5 4 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 27 12 24,00 212,398 3 84 1458 8388 8388

85 3172 SAMET YILDIZ 12I 18 22 12,50 7 13 3,75 8 2 7,50 33 37 23,75 212,100 9 85 1466 8422 8422

86 3201 MEHMET GÜL 12 17 14 13,50 10 5 8,75 1 2 0,50 1 0 1,00 29 21 23,75 212,010 29 86 1468 8432 8432

87 0 YAĞMUR 12 11 4 10,00 11 5 9,75 4 1 3,75 26 10 23,50 211,670 30 87 1478 8472 8472

88 3644 İSA İKİKAT 12B 14 5 12,75 3 1 2,75 9 4 8,00 26 10 23,50 211,313 7 88 1487 8509 8509

89 0 ALİCAN ANRKL 12 21 8 19,00 6 5 4,75 27 13 23,75 211,255 31 89 1488 8514 8514

90 0 BEYZA B. 12G 13 10 10,50 9 10 6,50 7 3 6,25 29 23 23,25 210,850 4 90 1495 8550 8550

91 3184 HASAN YI LDIRIM 12 20 13 16,75 8 5 6,75 28 18 23,50 210,793 32 91 1496 8553 8553

92 3558 NUR SAİT OĞLU 12 21 10 18,50 5 4 4,00 1 11 -1,75 3 1 2,75 30 26 23,50 210,675 33 92 1499 8566 8566

93 3214 HELİN ÖNCÜ 12E 25 6 23,50 25 6 23,50 209,915 3 93 1509 8637 8637

94 0 BERFİN TAKI 12H 9 2 8,50 8 1 7,75 7 2 6,50 24 5 22,75 209,600 8 94 1511 8662 8662

95 3510 ZEYNEP ÇELİKKOL 12K 20 7 18,25 6 5 4,75 26 12 23,00 209,088 5 95 1521 8709 8709

96 0 HASAN GÜLER 12 13 10 10,50 13 4 12,00 26 14 22,50 208,585 34 96 1534 8761 8761
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

97 3589 GÜLSÜM ÖGE 12H 22 18 17,50 6 14 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 32 37 22,75 208,540 9 97 1537 8768 8768

98 0 FÜLSÜM MİZAN 12 15 11 12,25 5 3 4,25 3 1 2,75 5 7 3,25 28 22 22,50 208,488 35 98 1540 8774 8774

99 3224 DİCLE KILIÇ 12K 22 14 18,50 7 11 4,25 29 25 22,75 208,300 6 99 1545 8796 8796

100 3372 M BUDAK KRMNL 12E 11 2 10,50 7 3 6,25 6 2 5,50 24 7 22,25 207,830 4 100 1553 8841 8841

101 0 YAMAN 12B 9 4 8,00 7 9 4,75 8 8 6,00 5 7 3,25 29 28 22,00 207,530 8 101 1558 8879 8879

102 3138 SONGUL YILDIRIM 12G 8 2 7,50 11 5 9,75 5 1 4,75 24 8 22,00 207,465 5 102 1561 8888 8888

103 3167 SAMET ALTUNDAĞ 12H 17 11 14,25 9 4 8,00 26 15 22,25 207,343 10 103 1564 8901 8901

104 3304 NUR 12L 1 0 1,00 15 3 14,25 7 3 6,25 23 6 21,50 207,180 4 104 1567 8919 8919

105 3606 ŞEVVAL DOĞAN 12I 20 17 15,75 9 11 6,25 1 4 0,00 30 32 22,00 206,393 10 105 1581 8994 8994

106 3150 BİRCAN TÜRKMEN 12H 18 12 15,00 6 8 4,00 3 1 2,75 27 21 21,75 205,735 11 106 1592 9049 9049

107 3628 MEHMET DANACI 12J 16 21 10,75 11 9 8,75 3 4 2,00 30 34 21,50 205,533 4 107 1593 9059 9059

108 3352 RAHİLE 12B 6 5 4,75 6 4 5,00 9 3 8,25 5 8 3,00 26 20 21,00 204,923 9 108 1601 9112 9112

109 3162 ASMİN POLAT 12H 13 8 11,00 9 5 7,75 1 2 0,50 2 0 2,00 25 15 21,25 204,825 12 109 1603 9123 9123

110 3235 ŞEVVAL BARDAK 12E 13 3 12,25 10 4 9,00 23 7 21,25 204,583 5 110 1607 9145 9145

111 3048 MERVE TABAN 12I 21 8 19,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 26 18 21,50 204,440 11 111 1611 9159 9159

112 3599 ERN T MUÇİ 12I 11 11 8,25 12 7 10,25 3 3 2,25 26 21 20,75 203,593 12 112 1626 9248 9248

113 3232 SUDE TPR 12 18 9 15,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 24 14 20,50 201,843 36 113 1646 9394 9394

114 3194 SELÇUK NAZLI 12J 17 17 12,75 10 10 7,50 27 27 20,25 201,498 5 114 1651 9428 9428

115 3001 EMİR 12L 7 6 5,50 8 11 5,25 9 1 8,75 24 18 19,50 201,240 5 115 1656 9451 9451

116 3210 EMİNE ASL 12K 11 4 10,00 11 8 9,00 2 4 1,00 24 16 20,00 201,100 7 116 1657 9461 9461

117 0 BAHAR TAGAY 12J 14 7 12,25 7 6 5,50 2 3 1,25 1 0 1,00 24 16 20,00 200,848 6 117 1663 9494 9494

118 3233 YUSUF TEK 12E 13 6 11,50 9 7 7,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 24 17 19,75 200,200 6 118 1680 9552 9552

119 1905 YKM YKS MZ 0 1 -0,25 10 6 8,50 11 3 10,25 1 1 0,75 22 11 19,25 200,198 1 119 1681 9553 9553

120 3057 VEDAT ÇOBAN 12B 15 17 10,75 5 8 3,00 4 5 2,75 6 12 3,00 30 42 19,50 199,613 10 120 1692 9601 9601

121 3097 YUSUF EKİNCİ 12B 15 17 10,75 5 8 3,00 4 5 2,75 6 12 3,00 30 42 19,50 199,613 10 120 1692 9601 9601

122 3085 BERFİN PEHLEVAN 12I 15 15 11,25 9 7 7,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 27 31 19,25 198,733 13 122 1703 9671 9671

123 3612 GÜLSÜM GÜVEN 12I 21 11 18,25 3 7 1,25 24 18 19,50 198,518 14 123 1708 9694 9694

124 0 YEZDA YILDIRIM   15 13 11,75 7 7 5,25 2 3 1,25 1 1 0,75 25 24 19,00 197,883 9 124 1716 9738 9738

125 3533 YAREN GEYLANİ 12Y 17 21 11,75 7 7 5,25 2 0 2,00 26 28 19,00 197,853 1 125 1718 9743 9743

126 3258 NURİ KIRMAK 12K 22 10 19,50 0 1 -0,25 22 11 19,25 197,590 8 126 1721 9767 9767

127 0 CEREN 12L 11 0 11,00 9 7 7,25 20 7 18,25 197,405 6 127 1724 9790 9790

128 3522 EMRE EGRİK 12Y 15 20 10,00 7 0 7,00 2 3 1,25 24 23 18,25 195,815 2 128 1745 9916 9916

129 3227 RAHİME TAŞ 12K 20 16 16,00 5 11 2,25 25 27 18,25 195,035 9 129 1754 9974 9974

130 3221 NURHUDA DAMAR 12E 14 6 12,50 7 8 5,00 1 2 0,50 22 16 18,00 194,735 7 130 1760 10001 10001

131 3458 HAKİM DENGİZ 12F 21 12 18,00 21 12 18,00 194,020 6 131 1771 10056 10056

132 3523 HILAL YI M Z 12Y 15 20 10,00 7 3 6,25 2 3 1,25 24 26 17,50 193,550 3 132 1780 10105 10105

133 0 BEDRİYE SARİ 12 12 5 10,75 6 5 4,75 2 4 1,00 1 0 1,00 21 14 17,50 193,493 37 133 1782 10111 10111

134 3373 EYYÜPCAN ASLAN 12 6 5 4,75 14 6 12,50 20 11 17,25 193,478 38 134 1783 10113 10113

135 3168 HACİRE BEŞALTI 12H 12 8 10,00 6 3 5,25 2 0 2,00 20 11 17,25 192,875 13 135 1792 10176 10176

136 3331 MİNE TAŞÇI 12B 12 4 11,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 19 7 17,25 192,735 12 136 1797 10186 10186

137 3544 EDANUR AYNELİ 12 20 13 16,75 1 1 0,75 21 14 17,50 192,673 39 137 1799 10190 10190

138 3609 MEDİNE BADILLI 12I 17 23 11,25 8 12 5,00 2 4 1,00 27 39 17,25 192,673 15 137 1799 10190 10190

139 0 AHMET AS LANTAŞ 12 20 12 17,00 20 12 17,00 191,130 40 139 1820 10309 10309

140 3165 NUR DEMİR 12H 13 24 7,00 11 8 9,00 4 14 0,50 28 46 16,50 190,920 14 140 1824 10325 10325

141 3230 BERFİN ELTİK 12 8 2 7,50 2 0 2,00 7 5 5,75 3 7 1,25 20 14 16,50 190,905 41 141 1825 10326 10326

142 3624 MÜSLÜM POLAT 12 18 16 14,00 5 4 4,00 7 33 -1,25 30 53 16,75 190,765 42 142 1826 10338 10338

143 0 SIDIKA ASLAN 12 11 4 10,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 20 14 16,50 190,530 43 143 1830 10360 10360

144 3584 ALİ ELD N      N 12H 11 8 9,00 5 1 4,75 3 3 2,25 19 12 16,00 189,150 15 144 1843 10469 10469
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

145 0 MİNE KIPMLZI 12G 12 5 10,75 6 3 5,25 18 8 16,00 188,923 6 145 1844 10482 10482

146 3630 YARE GARZANLI 12 14 12 11,00 6 4 5,00 20 16 16,00 188,890 44 146 1848 10489 10489

147 3217 NAZLICAN GÜNEŞ 12K 18 21 12,75 4 16 0,00 2 6 0,50 6 14 2,50 30 57 15,75 188,008 10 147 1862 10574 10574

148 3318 ADALET YAVUZ 12 16 13 12,75 5 8 3,00 21 21 15,75 187,908 45 148 1865 10585 10585

149 3104 FURKAN ÇAKIR 12 12 5 10,75 4 5 2,75 2 0 2,00 18 10 15,50 187,413 46 149 1871 10622 10622

150 3255 SÜMEYYE TOPRAK 12K 14 23 8,25 7 10 4,50 3 4 2,00 1 2 0,50 25 39 15,25 187,003 11 150 1879 10654 10654

151 3152 NİSA 12 18 15 14,25 3 7 1,25 21 22 15,50 186,958 47 151 1882 10660 10660

152 3607 MERVE UZUNKOL 12 13 12 10,00 6 3 5,25 19 15 15,25 186,755 48 152 1886 10675 10675

153 3414 ÇİĞDEM DEMİR 12 15 4 14,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 17 7 15,25 186,205 49 153 1900 10730 10730

154 3438 ADİLE ASOĞLU 12 15 9 12,75 3 3 2,25 18 12 15,00 185,643 50 154 1905 10775 10775

155 3178 LORİN ÖNCÜ 12 16 7 14,25 16 7 14,25 183,183 51 155 1940 10978 10978

156 3136 HAVVANUR KAHRAMAN12G 14 17 9,75 4 6 2,50 2 1 1,75 20 24 14,00 183,013 7 156 1943 10988 10988

157 0 EMİRA ÇİÇEK   15 25 8,75 6 14 2,50 8 32 0,00 6 14 2,50 35 85 13,75 182,488 10 157 1956 11035 11035

158 0 FATMA MEHJAA 12Y 10 8 8,00 4 1 3,75 2 1 1,75 16 10 13,50 181,730 4 158 1967 11087 11087

159 3532 HİLAL DEDECAN 12K 14 19 9,25 6 7 4,25 20 26 13,50 181,568 12 159 1970 11097 11097

160 3176 EZEL BULUT 12B 14 13 10,75 3 3 2,25 17 16 13,00 181,350 13 160 1972 11111 11111

161 3169 GÖKÇENUR AKBULUT 12H 16 15 12,25 4 11 1,25 20 26 13,50 181,178 16 161 1975 11123 11123

162 3348 ÖZGÜR ALTUN 12L 14 5 12,75 14 5 12,75 180,505 7 162 1991 11181 11181

163 3253 SALİH KEKLİK 12I 14 15 10,25 6 13 2,75 20 28 13,00 179,928 16 163 1997 11224 11224

164 3597 EMİRHAN ŞEKER 12I 9 4 8,00 5 2 4,50 14 6 12,50 179,750 17 164 2000 11237 11237

165 3244 AYŞEGÜL HURMA 12 11 10 8,50 3 3 2,25 4 3 3,25 0 5 -1,25 18 21 12,75 179,350 52 165 2011 11275 11275

166 3190 MEHMET Y ILDIZ   9 4 8,00 3 2 2,50 2 0 2,00 14 6 12,50 178,710 11 166 2024 11321 11321

167 3189 NUR ARSLAN 12 5 6 3,50 1 0 1,00 8 2 7,50 14 8 12,00 177,785 53 167 2043 11399 11399

168 3530 SAMET ÇAKMAK 12K 8 15 4,25 9 7 7,25 1 2 0,50 18 24 12,00 177,688 13 168 2045 11409 11409

169 3076 FİDAN SAYİR 12 13 23 7,25 6 18 1,50 6 11 3,25 25 52 12,00 177,428 54 169 2052 11428 11428

170 0 NESRİN 12 4 4 3,00 7 5 5,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 15 13 11,75 177,085 55 170 2060 11466 11466

171 3111 FURKAN KARAKEÇİ 12 13 5 11,75 13 5 11,75 175,958 56 171 2076 11540 11540

172 3534 İPEK DEMİR 12K 17 19 12,25 4 15 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 37 11,75 175,883 14 172 2080 11549 11549

173 3164 M.EMİN K APLAN 12E 9 7 7,25 2 5 0,75 4 3 3,25 15 15 11,25 175,033 8 173 2097 11623 11623

174 3338 ÖMER ATEŞ 12 14 26 7,50 6 14 2,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 24 51 11,25 174,990 57 174 2099 11634 11634

175 0 YUSUF GÜLER 12I 12 12 9,00 4 8 2,00 16 20 11,00 174,050 18 175 2117 11714 11714

176 3231 İLAYDA KAPLAN 12E 14 17 9,75 5 11 2,25 0 4 -1,00 19 32 11,00 173,953 9 176 2119 11723 11723

177 3415 A  EL KA AÇ  M 12B 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 12 7 10,25 172,188 14 177 2145 11862 11862

178 3015 NARİN ASLIM 12B 10 30 2,50 6 14 2,50 7 33 -1,25 9 11 6,25 32 88 10,00 172,125 15 178 2147 11868 11868

179 3311 FATİH KARA 12G 15 11 12,25 2 15 -1,75 17 26 10,50 172,118 8 179 2148 11870 11870

180 3531 MELEK TATİK 12K 19 15 15,25 1 18 -3,50 0 5 -1,25 20 38 10,50 171,728 15 180 2155 11902 11902

181 3543 ŞAHİN İREN 12 12 28 5,00 4 16 0,00 9 31 1,25 7 13 3,75 32 88 10,00 171,700 58 181 2156 11904 11904

182 3560 RAHİME POLAT 12 8 8 6,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 13 12 10,00 171,450 59 182 2164 11928 11928

183 0 ÖZGÜR R 12 5 5 3,75 6 1 5,75 11 6 9,50 170,203 60 183 2186 12026 12026

184 3561 SAMET TÜRKMEN 12 1 0 1,00 2 4 1,00 9 7 7,25 12 11 9,25 169,805 61 184 2192 12062 12062

185 3240 FEYYAT UÇKAN 12E 6 6 4,50 6 5 4,75 12 11 9,25 169,350 10 185 2200 12095 12095

186 3289 ZÜHAL 12L 5 1 4,75 1 0 1,00 4 3 3,25 10 4 9,00 168,563 8 186 2213 12169 12169

187 0 ERNEST MUÇİ   2 7 0,25 6 2 5,50 6 12 3,00 14 21 8,75 168,545 12 187 2214 12171 12171

188 3156 HALİL KISTAK 12H 10 20 5,00 6 8 4,00 16 28 9,00 168,530 17 188 2215 12172 12172

189 3160 SERHAT ÇİFTÇİ 12H 2 6 0,50 5 2 4,50 5 5 3,75 12 13 8,75 168,360 18 189 2218 12185 12185

190 3511 HAZAL CANBEYLİ 12K 6 14 2,50 8 6 6,50 0 2 -0,50 14 22 8,50 167,345 16 190 2236 12278 12278

191 0 AYŞEGÜL ÇATKIN 12 13 19 8,25 3 11 0,25 16 30 8,50 166,598 62 191 2245 12328 12328

192 3205 BERFİN ÖZKAN 12 10 17 5,75 8 12 5,00 3 21 -2,25 3 13 -0,25 24 63 8,25 166,158 63 192 2251 12360 12360
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

193 0 SEYLAN EKE 12 3 29 -4,25 9 11 6,25 6 1 5,75 18 41 7,75 165,958 64 193 2254 12380 12380

194 3264 EMİR ÇOBAN 12I 3 0 3,00 7 8 5,00 10 8 8,00 165,770 19 194 2260 12394 12394

195 3183 MİKAİL KORKMAZ 12I 13 18 8,50 3 12 0,00 4 24 -2,00 4 10 1,50 24 64 8,00 165,115 20 195 2268 12446 12446

196 3103 YUSUF YILDI 12 8 18 3,50 5 3 4,25 13 21 7,75 164,950 65 196 2269 12457 12457

197 3101 FERHAT YAKAN 12 5 21 -0,25 5 9 2,75 6 13 2,75 4 8 2,00 20 51 7,25 164,008 66 197 2286 12539 12539

198 0 AYŞENUR VAKAR 12C 9 6 7,50 9 6 7,50 163,675 2 198 2293 12576 12576

199 3114 MEHMET ÖZGÜNEŞ 12 12 18 7,50 12 18 7,50 163,675 67 198 2293 12576 12576

200 3379 EMİR ÇİFT.TEK 12 10 27 3,25 1 19 -3,75 9 31 1,25 9 11 6,25 29 88 7,00 162,968 68 200 2313 12636 12636

201 3476 İSMAİL AKÇA 12K 8 3 7,25 8 3 7,25 162,953 17 201 2315 12638 12638

202 3566 MAHMUTSA MİDEMİR 12 10 11 7,25 0 1 -0,25 10 12 7,00 162,198 69 202 2326 12696 12696

203 0 ZELİHA ÇİFTÇİ 12 3 2 2,50 1 0 1,00 6 11 3,25 10 13 6,75 162,060 70 203 2328 12707 12707

204 3296 MERT CAN 12 7 11 4,25 3 7 1,25 2 4 1,00 12 22 6,50 161,078 71 204 2346 12782 12782

205 3313 MERVENUR ÖZMEN 12 3 17 -1,25 8 12 5,00 10 30 2,50 4 16 0,00 25 75 6,25 161,038 72 205 2347 12785 12785

206 3508 İSA ÇİFTÇİ 12F 6 21 0,75 7 6 5,50 13 27 6,25 160,778 7 206 2350 12807 12807

207 3595 SALİH ÇELİK 12I 11 29 3,75 4 16 0,00 6 15 2,25 3 11 0,25 24 71 6,25 160,398 21 207 2359 12838 12838

208 0 12 7 4 6,00 1 3 0,25 8 7 6,25 160,095 73 208 2361 12861 12861

209 3277 NARİN BALIKÇI 12 11 19 6,25 4 16 0,00 15 35 6,25 160,063 74 209 2363 12865 12865

210 3538 İ HALİL KAYA 12I 8 7 6,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 9 11 6,25 160,063 22 209 2363 12865 12865

211 3060 NURR 12L 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 8 9 5,75 158,563 9 211 2390 12966 12966

212 3086 ELİF KILIÇ 12 6 34 -2,50 7 13 3,75 13 27 6,25 2 18 -2,50 28 92 5,00 157,325 75 212 2402 13052 13052

213 3091 İBRAHİM KARAKAYA 12H 3 13 -0,25 4 11 1,25 3 9 0,75 5 8 3,00 15 41 4,75 156,498 19 213 2419 13144 13144

214 3325 TARIKME MEHCA 12Y 10 9 7,75 4 16 0,00 0 11 -2,75 1 4 0,00 15 40 5,00 156,093 5 214 2428 13172 13172

215 0 MEEMİN BADILLI 12 6 6 4,50 6 6 4,50 155,005 76 215 2442 13260 13260

216 0 MAHMUT ATEŞ 12 6 7 4,25 6 7 4,25 154,283 77 216 2452 13319 13319

217 3242 EMİNE 12 6 10 3,50 6 10 3,50 152,115 78 217 2486 13495 13495

218 3284 İMAMOBAK IR TEKE 12I 5 17 0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 9 23 3,25 151,718 23 218 2489 13511 13511

219 3455 YAKUP PO LA 12K 7 20 2,00 4 11 1,25 11 31 3,25 151,555 18 219 2493 13524 13524

220 0 FATMA DAĞBAŞI 12A 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 5 10 2,50 149,613 5 220 2514 13628 13628

221 3286 AYDIN YILDIRIM 12I 8 31 0,25 3 4 2,00 11 35 2,25 148,763 24 221 2532 13690 13690

222 0 AZAT   1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 148,080 13 222 2547 13740 13740

223 3310 BERHAR 12Y 4 8 2,00 4 8 2,00 147,780 6 223 2552 13758 13758

224 3275 ESMANUR YILDIRIM 12K 6 22 0,50 2 11 -0,75 2 1 1,75 10 34 1,50 146,465 19 224 2571 13836 13836

225 3266 MERAL KUBAT 12 2 33 -6,25 9 11 6,25 1 2 0,50 3 10 0,50 15 56 1,00 145,853 79 225 2574 13878 13878

226 3357 YUSUF DEMİR 12K 6 21 0,75 3 9 0,75 0 2 -0,50 9 32 1,00 144,923 20 226 2586 13937 13937

227 3472 AHMET YILMAZ 12B 7 32 -1,00 3 17 -1,25 4 4 3,00 4 16 0,00 18 69 0,75 144,395 16 227 2597 13979 13979

228 3386 ALİ SAKAT 12B 4 14 0,50 3 17 -1,25 3 12 0,00 3 6 1,50 13 49 0,75 144,260 17 228 2599 13984 13984

229 0 HALİL ÇİFTÇİ 12 1 1 0,75 1 1 0,75 144,168 80 229 2600 13987 13987

230 3256 MUHAMMED ALASHESH12Y 1 2 0,50 1 2 0,50 143,510 7 230 2606 14015 14015

231 0 FURKAN ALONSO 12 5 16 1,00 2 10 -0,50 3 9 0,75 1 9 -1,25 11 44 0,00 141,820 81 231 2623 14087 14087

232 0 EYLÜLNİS ADEMİRLİ 12H 4 12 1,00 2 10 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 6 28 -1,00 138,810 20 232 2649 14196 14196

233 3323 ENES ASLAN 12 0 1 -0,25 7 0 7,00 7 1 6,75

234 3609 EMİE   Ü NCE 12I 6 23 0,25 5 11 2,25 11 34 2,50

235 3055 KEREM AÇIKGÖZ. 12 4 8 2,00 4 8 2,00

236 3391 EYÜP ÇİÇEK 12K 1 1 0,75 1 1 0,75

237 3237 SAMET ÖZBAY 12H 1 11 -1,75 4 6 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 7 27 0,25

238 3213 VAHAP GARZANLI 12 2 7 0,25 4 16 0,00 6 23 0,25

239 3251 ABDULLAH YETİM 12 0 0 0,00

240 3536 GÜLER İPEKKAN 12K 2 8 0,00 1 4 0,00 3 12 0,00
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

241 3014 LEYLA YETİM 12B 0 0 0,00

242 0 AZİZ YILMAZ 12 0 0 0,00

243 0 RANA ALALI 12D 0 0 0,00

244 0 TAHA MA K 12 0 0 0,00

245 0   0 0 0,00

246 3211 BÜŞRA K R DAŞ 12D 0 0 0,00

247 0 İBR HİM SUBAŞI   0 0 0,00

248 0   0 0 0,00

249 0 12 0 0 0,00

250 0   0 0 0,00

251 3301 ABDR HMN AYATA 12E 0 0 0,00

252 3421 KADİR DAĞ 12K 0 0 0,00

253 3407 ZEYNEP ALAJAJEY 12 0 0 0,00

254 0 EMİNE AVCIBAŞI   0 0 0,00

255 0 YUSUF YAVUZ 12 0 0 0,00

256 0 MERVE GÜL   0 0 0,00

257 0   0 0 0,00

258 3000 ÖMER TOPRAK 12D 0 0 0,00

259 0 EMİRCAN 12 0 0 0,00

260 3093 HAKAN ÇE LİK 12 0 0 0,00

261 0   0 0 0,00

262 0   0 0 0,00

263 0 MUHAMED AKAY 12 0 0 0,00

264 0   0 0 0,00

265 3107 FURKAN KISA 12 6 24 0,00 6 24 0,00

266 0 ARDIL ŞİRİN 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25

267 2539 HİLAL MİZ N 12 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 15 -1,75

268 0 SEDANUR KAMÇI 12 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 11 -1,75

269 3062 NÜR TÜPM  N   4 36 -5,00 3 17 -1,25 7 33 -1,25 8 12 5,00 22 98 -2,50

270 3437 AYŞE AFSA 12 3 12 0,00 0 13 -3,25 1 4 0,00 4 29 -3,25

271 6363 DALTON TOPRAK 12 8 32 0,00 1 19 -3,75 8 32 0,00 17 83 -3,75
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

1 0 EMİN YAMANGÖZ   29 5 27,75 12 7 10,25 22 3 21,25 6 5 4,75 69 20 64,00 331,863 1 1 360 1352 1352

2 3034 ABDULLAH DEMİR   F 27 6 25,50 15 3 14,25 20 4 19,00 62 13 58,75 316,110 1 2 412 1740 1740

3 0 İSMAİL YILDIZ   21 11 18,25 12 3 11,25 17 5 15,75 10 7 8,25 60 26 53,50 301,528 2 3 456 2136 2136

4 3028 SERHAT YAKAN 12B 23 8 21,00 12 6 10,50 19 6 17,50 5 6 3,50 59 26 52,50 297,960 1 4 469 2245 2245

5 3451 HARUN ASLAN 12K 32 8 30,00 11 9 8,75 9 7 7,25 4 0 4,00 56 24 50,00 289,260 1 5 509 2541 2541

6 3216 ÇİLEK DEMİR 12 23 10 20,50 12 2 11,50 11 3 10,25 6 4 5,00 52 19 47,25 282,230 1 6 554 2879 2879

7 0 BİLALS A UAL 12 26 9 23,75 13 7 11,25 9 6 7,50 4 1 3,75 52 23 46,25 278,738 2 7 581 3064 3064

8 3200 BERFN ÇNPLT   29 7 27,25 11 4 10,00 7 0 7,00 1 0 1,00 48 11 45,25 275,153 3 8 603 3246 3246

9 3384 MAHMUT ATAŞ 12K 23 4 22,00 16 3 15,25 5 1 4,75 3 1 2,75 47 9 44,75 274,395 2 9 610 3287 3287

10 3008 İLKNUR İNANÇ 12A 26 7 24,25 4 1 3,75 11 8 9,00 7 3 6,25 48 19 43,25 269,713 1 10 645 3514 3514

11 3581 ŞEVAL GEYLANİ 12H 26 9 23,75 10 4 9,00 7 1 6,75 3 0 3,00 46 14 42,50 267,383 1 11 662 3648 3648

12 3423 LEYLACAN ESKA 12 28 10 25,50 13 6 11,50 2 3 1,25 5 6 3,50 48 25 41,75 264,910 3 12 683 3803 3803

13 3441 AHMET AYDIN 12K 29 10 26,50 14 6 12,50 4 16 0,00 5 9 2,75 52 41 41,75 264,750 3 13 685 3812 3812

14 0 SUDE NUR ÇETİNTAŞ 12 24 11 21,25 4 3 3,25 6 2 5,50 12 5 10,75 46 21 40,75 262,733 4 14 709 3972 3972

15 3408 ZİNEH MARZOK 12 26 10 23,50 6 3 5,25 12 5 10,75 1 0 1,00 45 18 40,50 261,295 5 15 721 4065 4065

16 3541 ELİF AKTAŞ 12K 27 5 25,75 8 5 6,75 6 3 5,25 3 1 2,75 44 14 40,50 261,073 4 16 724 4078 4078

17 3199 FATMA ÖDEMİŞ   24 9 21,75 11 4 10,00 6 0 6,00 1 0 1,00 42 13 38,75 256,238 4 17 783 4461 4461

18 3158 BERFİN TOPRAK 12 25 14 21,50 13 7 11,25 8 6 6,50 0 2 -0,50 46 29 38,75 256,210 6 18 786 4467 4467

19 3470 MAZLUM ÇİÇE 12 20 13 16,75 8 6 6,50 14 14 10,50 6 7 4,25 48 40 38,00 254,753 7 19 808 4600 4600

20 0 ATLANTİS YAV 12A 23 10 20,50 8 2 7,50 7 7 5,25 6 5 4,75 44 24 38,00 254,285 2 20 812 4630 4630

21 3149 AYŞEGÜL AKBIYIK 12H 28 9 25,75 8 3 7,25 5 1 4,75 1 2 0,50 42 15 38,25 254,188 2 21 814 4635 4635

22 3265 HAMRA ZARAR 12 28 8 26,00 13 4 12,00 41 12 38,00 253,380 8 22 819 4694 4694

23 3106 ARDIL GÜNDÜZAP 12F 22 5 20,75 11 3 10,25 6 0 6,00 39 8 37,00 251,043 1 23 849 4897 4897

24 3007 EMİN KIRMIZI   27 9 24,75 11 2 10,50 2 1 1,75 40 12 37,00 250,523 5 24 859 4939 4939

25 3306 MEHMET ELKOL 12A 22 1 21,75 12 6 10,50 4 8 2,00 4 7 2,25 42 22 36,50 249,493 3 25 873 5037 5037

26 0 HACİ 12 18 11 15,25 14 6 12,50 6 3 5,25 3 1 2,75 41 21 35,75 248,093 9 26 888 5132 5132

27 3252 MEHMETEM İNYILMAZ   19 14 15,50 15 5 13,75 6 2 5,50 1 0 1,00 41 21 35,75 247,990 6 27 889 5140 5140

28 3180 KEREM ÇADAK 12I 18 5 16,75 15 4 14,00 2 2 1,50 4 3 3,25 39 14 35,50 247,163 1 28 901 5205 5205

29 3642 FATMA KURNAZ 12H 25 15 21,25 14 6 12,50 4 9 1,75 43 30 35,50 246,448 3 29 913 5267 5267

30 3401 TUBA ZİRA 12 15 5 13,75 9 3 8,25 6 1 5,75 7 1 6,75 37 10 34,50 244,673 10 30 932 5433 5433

31 3604 ZELİHA ÇIT Z 12I 28 9 25,75 9 8 7,00 2 2 1,50 39 19 34,25 242,148 2 31 962 5652 5652

32 3052 M ÖZDEMİR 12B 13 4 12,00 6 7 4,25 13 5 11,75 7 7 5,25 39 23 33,25 241,065 2 32 979 5756 5756

33 3593 RÜVEYDA ÇİFTÇİ 12H 30 10 27,50 7 3 6,25 37 13 33,75 240,350 4 33 988 5813 5813

34 3351 NEHİR AÇIKŞİMŞ 12H 21 12 18,00 15 4 14,00 2 4 1,00 38 20 33,00 239,320 5 34 1004 5898 5898

35 3569 CELAL ÇELİKCAN 12 23 12 20,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 37 16 33,00 239,050 11 35 1009 5926 5926

36 3043 EMİNE YILDIRIM 12B 23 7 21,25 12 1 11,75 35 8 33,00 238,898 3 36 1011 5941 5941

37 3575 MEDİNE BAYDİLLİ 12H 26 10 23,50 6 11 3,25 5 1 4,75 2 2 1,50 39 24 33,00 238,665 6 37 1012 5954 5954

38 3605 MELTEM MÜJDE 12E 24 4 23,00 11 5 9,75 35 9 32,75 237,915 1 38 1023 6022 6022

39 0 LİFNUR 12 25 12 22,00 10 8 8,00 1 2 0,50 2 1 1,75 38 23 32,25 236,605 12 39 1045 6132 6132

40 0 M.ALİ ÇİÇEK 12G 27 9 24,75 7 9 4,75 3 1 2,75 37 19 32,25 236,178 1 40 1049 6161 6161

41 3389 SEMANUR DİZGİN 12 27 6 25,50 6 8 4,00 1 2 0,50 3 3 2,25 37 19 32,25 236,170 13 41 1050 6162 6162

42 3175 SEVAL PALA 12I 24 8 22,00 9 9 6,75 3 2 2,50 1 1 0,75 37 20 32,00 235,810 3 42 1055 6185 6185

43 0 ÖZLEM HİCRİ 12 23 13 19,75 11 9 8,75 4 3 3,25 38 25 31,75 235,318 14 43 1063 6228 6228

44 3420 EDANUR BAĞIŞ 12 26 8 24,00 8 11 5,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 38 26 31,50 233,990 15 44 1085 6354 6354

45 3550 YUSUF YILDIZ 12E 25 10 22,50 8 2 7,50 2 3 1,25 35 15 31,25 233,450 2 45 1092 6413 6413

46 73 HAVVA SÜT 12I 23 9 20,75 10 6 8,50 2 1 1,75 35 16 31,00 232,923 4 46 1103 6463 6463

47 3179 ZEYNEP TOPRAK 12I 22 11 19,25 5 4 4,00 8 2 7,50 35 17 30,75 232,363 5 47 1110 6519 6519

48 3288 MURAT TATMAZ 12J 23 9 20,75 9 11 6,25 4 1 3,75 36 21 30,75 232,318 1 48 1112 6524 6524
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

49 3555 SÜMEYYE BİRE 12 23 7 21,25 9 2 8,50 1 0 1,00 33 9 30,75 232,103 16 49 1114 6545 6545

50 3141 İLAYDA KARATAŞ 12H 28 8 26,00 4 1 3,75 1 0 1,00 33 9 30,75 231,485 7 50 1124 6594 6594

51 0 ELİFSU YILDIZIM 12 25 10 22,50 8 11 5,25 2 1 1,75 35 22 29,50 228,235 17 51 1183 6910 6910

52 0 NAZLI TARAK   4 2 3,50 19 2 18,50 7 3 6,25 30 7 28,25 227,565 7 52 1191 6974 6974

53 3382 ŞEYMANUR KORUR A 12F 22 9 19,75 10 8 8,00 1 0 1,00 33 17 28,75 226,298 2 53 1210 7074 7074

54 3229 YASİN ÖZKILIÇ 12I 20 17 15,75 12 7 10,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 26 28,50 226,013 6 54 1215 7110 7110

55 0 NİSA DEMİRTAŞ 12F 24 9 21,75 6 3 5,25 3 5 1,75 33 17 28,75 225,998 3 55 1216 7111 7111

56 0 GAZAL BATUR 12 26 12 23,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 34 21 28,75 225,905 18 56 1219 7127 7127

57 0 ELİF AKÇA   22 9 19,75 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 32 14 28,50 225,753 8 57 1223 7148 7148

58 3345 ABDULSAM ETÇABAR 12 21 7 19,25 2 1 1,75 9 9 6,75 1 1 0,75 33 18 28,50 225,598 19 58 1227 7163 7163

59 3411 ELİF TARHAN 12 12 5 10,75 12 6 10,50 8 5 6,75 32 16 28,00 225,163 20 59 1232 7206 7206

60 3459 MERVE ÇİFTÇİ 12L 24 14 20,50 5 6 3,50 5 12 2,00 4 9 1,75 38 41 27,75 223,210 1 60 1261 7388 7388

61 3125 ŞİRİN 12B 21 14 17,50 11 5 9,75 32 19 27,25 222,020 4 61 1285 7501 7501

62 3583 ZERGA AĞAÇ 12 17 12 14,00 9 6 7,50 6 5 4,75 1 3 0,25 33 26 26,50 220,220 21 62 1315 7672 7672

63 0 HAYRİYE OT 12 11 6 9,50 14 1 13,75 3 0 3,00 28 7 26,25 220,040 22 63 1317 7681 7681

64 3596 ŞEYMANUR TİLER 12F 14 10 11,50 10 2 9,50 6 10 3,50 2 1 1,75 32 23 26,25 219,850 4 64 1320 7696 7696

65 0 ŞAHİN YILDIZ 12 22 8 20,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 29 10 26,50 219,460 23 65 1324 7728 7728

66 3047 FATMA CEYLAN 12L 24 9 21,75 6 5 4,75 30 14 26,50 219,393 2 66 1325 7735 7735

67 0 SONGÜL TAPŞIK 12 28 5 26,75 28 5 26,75 219,308 24 67 1328 7742 7742

68 3182 M REŞAT KAHRAMAN 12I 14 6 12,50 13 4 12,00 2 4 1,00 29 14 25,50 219,050 7 68 1332 7762 7762

69 3208 HATİCE ÜZER 12 21 15 17,25 10 8 8,00 2 13 -1,25 3 5 1,75 36 41 25,75 217,593 25 69 1367 7900 7900

70 3064 ESAT 12B 21 14 17,50 10 7 8,25 31 21 25,75 217,490 5 70 1373 7908 7908

71 3600 ESRA KINA 12I 12 5 10,75 11 9 8,75 3 2 2,50 4 3 3,25 30 19 25,25 216,988 8 71 1378 7954 7954

72 3115 FATİH ZAHİT 12F 19 10 16,50 10 6 8,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 31 22 25,50 216,855 5 72 1381 7972 7972

73 3403 YUSUR ALBER 12D 26 5 24,75 26 5 24,75 216,745 1 73 1383 7983 7983

74 3121 HALİL KAYA 12A 11 8 9,00 8 7 6,25 7 3 6,25 4 2 3,50 30 20 25,00 216,470 4 74 1386 8000 8000

75 3643 MUHAMMED İFLAZ 12 22 17 17,75 10 10 7,50 32 27 25,25 215,948 26 75 1394 8042 8042

76 3475 ÖMER BAL 12 15 7 13,25 2 2 1,50 11 3 10,25 28 12 25,00 215,778 27 76 1400 8064 8064

77 3129 FUNDA KA RABULUT 12G 17 8 15,00 11 4 10,00 28 12 25,00 215,550 2 77 1402 8078 8078

78 0 FELEKNAZ ÇAYLAN 12J 20 15 16,25 11 9 8,75 2 8 0,00 33 32 25,00 215,388 2 78 1404 8094 8094

79 0 İSMAİL ÇİFTÇİ 12C 26 8 24,00 26 8 24,00 214,480 1 79 1420 8172 8172

80 0 NESLİHAN YUVARLAK 12B 24 11 21,25 4 2 3,50 28 13 24,75 213,983 6 80 1423 8217 8217

81 0 FERHAT AKBAŞ 12 24 1 23,75 24 1 23,75 213,725 28 81 1430 8247 8247

82 3209 İBRAHİM DOKUMACI 12J 21 10 18,50 8 11 5,25 1 2 0,50 30 23 24,25 212,830 3 82 1446 8337 8337

83 3374 TUBA KARTAL 12L 20 18 15,50 6 6 4,50 3 12 0,00 6 8 4,00 35 44 24,00 212,625 3 83 1450 8366 8366

84 0 BEYZA OT 12G 18 7 16,25 5 4 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 27 12 24,00 212,398 3 84 1458 8388 8388

85 3172 SAMET YILDIZ 12I 18 22 12,50 7 13 3,75 8 2 7,50 33 37 23,75 212,100 9 85 1466 8422 8422

86 3201 MEHMET GÜL 12 17 14 13,50 10 5 8,75 1 2 0,50 1 0 1,00 29 21 23,75 212,010 29 86 1468 8432 8432

87 0 YAĞMUR 12 11 4 10,00 11 5 9,75 4 1 3,75 26 10 23,50 211,670 30 87 1478 8472 8472

88 3644 İSA İKİKAT 12B 14 5 12,75 3 1 2,75 9 4 8,00 26 10 23,50 211,313 7 88 1487 8509 8509

89 0 ALİCAN ANRKL 12 21 8 19,00 6 5 4,75 27 13 23,75 211,255 31 89 1488 8514 8514

90 0 BEYZA B. 12G 13 10 10,50 9 10 6,50 7 3 6,25 29 23 23,25 210,850 4 90 1495 8550 8550

91 3184 HASAN YI LDIRIM 12 20 13 16,75 8 5 6,75 28 18 23,50 210,793 32 91 1496 8553 8553

92 3558 NUR SAİT OĞLU 12 21 10 18,50 5 4 4,00 1 11 -1,75 3 1 2,75 30 26 23,50 210,675 33 92 1499 8566 8566

93 3214 HELİN ÖNCÜ 12E 25 6 23,50 25 6 23,50 209,915 3 93 1509 8637 8637

94 0 BERFİN TAKI 12H 9 2 8,50 8 1 7,75 7 2 6,50 24 5 22,75 209,600 8 94 1511 8662 8662

95 3510 ZEYNEP ÇELİKKOL 12K 20 7 18,25 6 5 4,75 26 12 23,00 209,088 5 95 1521 8709 8709

96 0 HASAN GÜLER 12 13 10 10,50 13 4 12,00 26 14 22,50 208,585 34 96 1534 8761 8761

                                                2 / 6



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

97 3589 GÜLSÜM ÖGE 12H 22 18 17,50 6 14 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 32 37 22,75 208,540 9 97 1537 8768 8768

98 0 FÜLSÜM MİZAN 12 15 11 12,25 5 3 4,25 3 1 2,75 5 7 3,25 28 22 22,50 208,488 35 98 1540 8774 8774

99 3224 DİCLE KILIÇ 12K 22 14 18,50 7 11 4,25 29 25 22,75 208,300 6 99 1545 8796 8796

100 3372 M BUDAK KRMNL 12E 11 2 10,50 7 3 6,25 6 2 5,50 24 7 22,25 207,830 4 100 1553 8841 8841

101 0 YAMAN 12B 9 4 8,00 7 9 4,75 8 8 6,00 5 7 3,25 29 28 22,00 207,530 8 101 1558 8879 8879

102 3138 SONGUL YILDIRIM 12G 8 2 7,50 11 5 9,75 5 1 4,75 24 8 22,00 207,465 5 102 1561 8888 8888

103 3167 SAMET ALTUNDAĞ 12H 17 11 14,25 9 4 8,00 26 15 22,25 207,343 10 103 1564 8901 8901

104 3304 NUR 12L 1 0 1,00 15 3 14,25 7 3 6,25 23 6 21,50 207,180 4 104 1567 8919 8919

105 3606 ŞEVVAL DOĞAN 12I 20 17 15,75 9 11 6,25 1 4 0,00 30 32 22,00 206,393 10 105 1581 8994 8994

106 3150 BİRCAN TÜRKMEN 12H 18 12 15,00 6 8 4,00 3 1 2,75 27 21 21,75 205,735 11 106 1592 9049 9049

107 3628 MEHMET DANACI 12J 16 21 10,75 11 9 8,75 3 4 2,00 30 34 21,50 205,533 4 107 1593 9059 9059

108 3352 RAHİLE 12B 6 5 4,75 6 4 5,00 9 3 8,25 5 8 3,00 26 20 21,00 204,923 9 108 1601 9112 9112

109 3162 ASMİN POLAT 12H 13 8 11,00 9 5 7,75 1 2 0,50 2 0 2,00 25 15 21,25 204,825 12 109 1603 9123 9123

110 3235 ŞEVVAL BARDAK 12E 13 3 12,25 10 4 9,00 23 7 21,25 204,583 5 110 1607 9145 9145

111 3048 MERVE TABAN 12I 21 8 19,00 5 8 3,00 0 2 -0,50 26 18 21,50 204,440 11 111 1611 9159 9159

112 3599 ERN T MUÇİ 12I 11 11 8,25 12 7 10,25 3 3 2,25 26 21 20,75 203,593 12 112 1626 9248 9248

113 3232 SUDE TPR 12 18 9 15,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 24 14 20,50 201,843 36 113 1646 9394 9394

114 3194 SELÇUK NAZLI 12J 17 17 12,75 10 10 7,50 27 27 20,25 201,498 5 114 1651 9428 9428

115 3001 EMİR 12L 7 6 5,50 8 11 5,25 9 1 8,75 24 18 19,50 201,240 5 115 1656 9451 9451

116 3210 EMİNE ASL 12K 11 4 10,00 11 8 9,00 2 4 1,00 24 16 20,00 201,100 7 116 1657 9461 9461

117 0 BAHAR TAGAY 12J 14 7 12,25 7 6 5,50 2 3 1,25 1 0 1,00 24 16 20,00 200,848 6 117 1663 9494 9494

118 3233 YUSUF TEK 12E 13 6 11,50 9 7 7,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 24 17 19,75 200,200 6 118 1680 9552 9552

119 1905 YKM YKS MZ 0 1 -0,25 10 6 8,50 11 3 10,25 1 1 0,75 22 11 19,25 200,198 1 119 1681 9553 9553

120 3057 VEDAT ÇOBAN 12B 15 17 10,75 5 8 3,00 4 5 2,75 6 12 3,00 30 42 19,50 199,613 10 120 1692 9601 9601

121 3097 YUSUF EKİNCİ 12B 15 17 10,75 5 8 3,00 4 5 2,75 6 12 3,00 30 42 19,50 199,613 10 120 1692 9601 9601

122 3085 BERFİN PEHLEVAN 12I 15 15 11,25 9 7 7,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 27 31 19,25 198,733 13 122 1703 9671 9671

123 3612 GÜLSÜM GÜVEN 12I 21 11 18,25 3 7 1,25 24 18 19,50 198,518 14 123 1708 9694 9694

124 0 YEZDA YILDIRIM   15 13 11,75 7 7 5,25 2 3 1,25 1 1 0,75 25 24 19,00 197,883 9 124 1716 9738 9738

125 3533 YAREN GEYLANİ 12Y 17 21 11,75 7 7 5,25 2 0 2,00 26 28 19,00 197,853 1 125 1718 9743 9743

126 3258 NURİ KIRMAK 12K 22 10 19,50 0 1 -0,25 22 11 19,25 197,590 8 126 1721 9767 9767

127 0 CEREN 12L 11 0 11,00 9 7 7,25 20 7 18,25 197,405 6 127 1724 9790 9790

128 3522 EMRE EGRİK 12Y 15 20 10,00 7 0 7,00 2 3 1,25 24 23 18,25 195,815 2 128 1745 9916 9916

129 3227 RAHİME TAŞ 12K 20 16 16,00 5 11 2,25 25 27 18,25 195,035 9 129 1754 9974 9974

130 3221 NURHUDA DAMAR 12E 14 6 12,50 7 8 5,00 1 2 0,50 22 16 18,00 194,735 7 130 1760 10001 10001

131 3458 HAKİM DENGİZ 12F 21 12 18,00 21 12 18,00 194,020 6 131 1771 10056 10056

132 3523 HILAL YI M Z 12Y 15 20 10,00 7 3 6,25 2 3 1,25 24 26 17,50 193,550 3 132 1780 10105 10105

133 0 BEDRİYE SARİ 12 12 5 10,75 6 5 4,75 2 4 1,00 1 0 1,00 21 14 17,50 193,493 37 133 1782 10111 10111

134 3373 EYYÜPCAN ASLAN 12 6 5 4,75 14 6 12,50 20 11 17,25 193,478 38 134 1783 10113 10113

135 3168 HACİRE BEŞALTI 12H 12 8 10,00 6 3 5,25 2 0 2,00 20 11 17,25 192,875 13 135 1792 10176 10176

136 3331 MİNE TAŞÇI 12B 12 4 11,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 19 7 17,25 192,735 12 136 1797 10186 10186

137 3544 EDANUR AYNELİ 12 20 13 16,75 1 1 0,75 21 14 17,50 192,673 39 137 1799 10190 10190

138 3609 MEDİNE BADILLI 12I 17 23 11,25 8 12 5,00 2 4 1,00 27 39 17,25 192,673 15 137 1799 10190 10190

139 0 AHMET AS LANTAŞ 12 20 12 17,00 20 12 17,00 191,130 40 139 1820 10309 10309

140 3165 NUR DEMİR 12H 13 24 7,00 11 8 9,00 4 14 0,50 28 46 16,50 190,920 14 140 1824 10325 10325

141 3230 BERFİN ELTİK 12 8 2 7,50 2 0 2,00 7 5 5,75 3 7 1,25 20 14 16,50 190,905 41 141 1825 10326 10326

142 3624 MÜSLÜM POLAT 12 18 16 14,00 5 4 4,00 7 33 -1,25 30 53 16,75 190,765 42 142 1826 10338 10338

143 0 SIDIKA ASLAN 12 11 4 10,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 20 14 16,50 190,530 43 143 1830 10360 10360

144 3584 ALİ ELD N      N 12H 11 8 9,00 5 1 4,75 3 3 2,25 19 12 16,00 189,150 15 144 1843 10469 10469
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

145 0 MİNE KIPMLZI 12G 12 5 10,75 6 3 5,25 18 8 16,00 188,923 6 145 1844 10482 10482

146 3630 YARE GARZANLI 12 14 12 11,00 6 4 5,00 20 16 16,00 188,890 44 146 1848 10489 10489

147 3217 NAZLICAN GÜNEŞ 12K 18 21 12,75 4 16 0,00 2 6 0,50 6 14 2,50 30 57 15,75 188,008 10 147 1862 10574 10574

148 3318 ADALET YAVUZ 12 16 13 12,75 5 8 3,00 21 21 15,75 187,908 45 148 1865 10585 10585

149 3104 FURKAN ÇAKIR 12 12 5 10,75 4 5 2,75 2 0 2,00 18 10 15,50 187,413 46 149 1871 10622 10622

150 3255 SÜMEYYE TOPRAK 12K 14 23 8,25 7 10 4,50 3 4 2,00 1 2 0,50 25 39 15,25 187,003 11 150 1879 10654 10654

151 3152 NİSA 12 18 15 14,25 3 7 1,25 21 22 15,50 186,958 47 151 1882 10660 10660

152 3607 MERVE UZUNKOL 12 13 12 10,00 6 3 5,25 19 15 15,25 186,755 48 152 1886 10675 10675

153 3414 ÇİĞDEM DEMİR 12 15 4 14,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 17 7 15,25 186,205 49 153 1900 10730 10730

154 3438 ADİLE ASOĞLU 12 15 9 12,75 3 3 2,25 18 12 15,00 185,643 50 154 1905 10775 10775

155 3178 LORİN ÖNCÜ 12 16 7 14,25 16 7 14,25 183,183 51 155 1940 10978 10978

156 3136 HAVVANUR KAHRAMAN12G 14 17 9,75 4 6 2,50 2 1 1,75 20 24 14,00 183,013 7 156 1943 10988 10988

157 0 EMİRA ÇİÇEK   15 25 8,75 6 14 2,50 8 32 0,00 6 14 2,50 35 85 13,75 182,488 10 157 1956 11035 11035

158 0 FATMA MEHJAA 12Y 10 8 8,00 4 1 3,75 2 1 1,75 16 10 13,50 181,730 4 158 1967 11087 11087

159 3532 HİLAL DEDECAN 12K 14 19 9,25 6 7 4,25 20 26 13,50 181,568 12 159 1970 11097 11097

160 3176 EZEL BULUT 12B 14 13 10,75 3 3 2,25 17 16 13,00 181,350 13 160 1972 11111 11111

161 3169 GÖKÇENUR AKBULUT 12H 16 15 12,25 4 11 1,25 20 26 13,50 181,178 16 161 1975 11123 11123

162 3348 ÖZGÜR ALTUN 12L 14 5 12,75 14 5 12,75 180,505 7 162 1991 11181 11181

163 3253 SALİH KEKLİK 12I 14 15 10,25 6 13 2,75 20 28 13,00 179,928 16 163 1997 11224 11224

164 3597 EMİRHAN ŞEKER 12I 9 4 8,00 5 2 4,50 14 6 12,50 179,750 17 164 2000 11237 11237

165 3244 AYŞEGÜL HURMA 12 11 10 8,50 3 3 2,25 4 3 3,25 0 5 -1,25 18 21 12,75 179,350 52 165 2011 11275 11275

166 3190 MEHMET Y ILDIZ   9 4 8,00 3 2 2,50 2 0 2,00 14 6 12,50 178,710 11 166 2024 11321 11321

167 3189 NUR ARSLAN 12 5 6 3,50 1 0 1,00 8 2 7,50 14 8 12,00 177,785 53 167 2043 11399 11399

168 3530 SAMET ÇAKMAK 12K 8 15 4,25 9 7 7,25 1 2 0,50 18 24 12,00 177,688 13 168 2045 11409 11409

169 3076 FİDAN SAYİR 12 13 23 7,25 6 18 1,50 6 11 3,25 25 52 12,00 177,428 54 169 2052 11428 11428

170 0 NESRİN 12 4 4 3,00 7 5 5,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 15 13 11,75 177,085 55 170 2060 11466 11466

171 3111 FURKAN KARAKEÇİ 12 13 5 11,75 13 5 11,75 175,958 56 171 2076 11540 11540

172 3534 İPEK DEMİR 12K 17 19 12,25 4 15 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 37 11,75 175,883 14 172 2080 11549 11549

173 3164 M.EMİN K APLAN 12E 9 7 7,25 2 5 0,75 4 3 3,25 15 15 11,25 175,033 8 173 2097 11623 11623

174 3338 ÖMER ATEŞ 12 14 26 7,50 6 14 2,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 24 51 11,25 174,990 57 174 2099 11634 11634

175 0 YUSUF GÜLER 12I 12 12 9,00 4 8 2,00 16 20 11,00 174,050 18 175 2117 11714 11714

176 3231 İLAYDA KAPLAN 12E 14 17 9,75 5 11 2,25 0 4 -1,00 19 32 11,00 173,953 9 176 2119 11723 11723

177 3415 A  EL KA AÇ  M 12B 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 12 7 10,25 172,188 14 177 2145 11862 11862

178 3015 NARİN ASLIM 12B 10 30 2,50 6 14 2,50 7 33 -1,25 9 11 6,25 32 88 10,00 172,125 15 178 2147 11868 11868

179 3311 FATİH KARA 12G 15 11 12,25 2 15 -1,75 17 26 10,50 172,118 8 179 2148 11870 11870

180 3531 MELEK TATİK 12K 19 15 15,25 1 18 -3,50 0 5 -1,25 20 38 10,50 171,728 15 180 2155 11902 11902

181 3543 ŞAHİN İREN 12 12 28 5,00 4 16 0,00 9 31 1,25 7 13 3,75 32 88 10,00 171,700 58 181 2156 11904 11904

182 3560 RAHİME POLAT 12 8 8 6,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 13 12 10,00 171,450 59 182 2164 11928 11928

183 0 ÖZGÜR R 12 5 5 3,75 6 1 5,75 11 6 9,50 170,203 60 183 2186 12026 12026

184 3561 SAMET TÜRKMEN 12 1 0 1,00 2 4 1,00 9 7 7,25 12 11 9,25 169,805 61 184 2192 12062 12062

185 3240 FEYYAT UÇKAN 12E 6 6 4,50 6 5 4,75 12 11 9,25 169,350 10 185 2200 12095 12095

186 3289 ZÜHAL 12L 5 1 4,75 1 0 1,00 4 3 3,25 10 4 9,00 168,563 8 186 2213 12169 12169

187 0 ERNEST MUÇİ   2 7 0,25 6 2 5,50 6 12 3,00 14 21 8,75 168,545 12 187 2214 12171 12171

188 3156 HALİL KISTAK 12H 10 20 5,00 6 8 4,00 16 28 9,00 168,530 17 188 2215 12172 12172

189 3160 SERHAT ÇİFTÇİ 12H 2 6 0,50 5 2 4,50 5 5 3,75 12 13 8,75 168,360 18 189 2218 12185 12185

190 3511 HAZAL CANBEYLİ 12K 6 14 2,50 8 6 6,50 0 2 -0,50 14 22 8,50 167,345 16 190 2236 12278 12278

191 0 AYŞEGÜL ÇATKIN 12 13 19 8,25 3 11 0,25 16 30 8,50 166,598 62 191 2245 12328 12328

192 3205 BERFİN ÖZKAN 12 10 17 5,75 8 12 5,00 3 21 -2,25 3 13 -0,25 24 63 8,25 166,158 63 192 2251 12360 12360
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

193 0 SEYLAN EKE 12 3 29 -4,25 9 11 6,25 6 1 5,75 18 41 7,75 165,958 64 193 2254 12380 12380

194 3264 EMİR ÇOBAN 12I 3 0 3,00 7 8 5,00 10 8 8,00 165,770 19 194 2260 12394 12394

195 3183 MİKAİL KORKMAZ 12I 13 18 8,50 3 12 0,00 4 24 -2,00 4 10 1,50 24 64 8,00 165,115 20 195 2268 12446 12446

196 3103 YUSUF YILDI 12 8 18 3,50 5 3 4,25 13 21 7,75 164,950 65 196 2269 12457 12457

197 3101 FERHAT YAKAN 12 5 21 -0,25 5 9 2,75 6 13 2,75 4 8 2,00 20 51 7,25 164,008 66 197 2286 12539 12539

198 0 AYŞENUR VAKAR 12C 9 6 7,50 9 6 7,50 163,675 2 198 2293 12576 12576

199 3114 MEHMET ÖZGÜNEŞ 12 12 18 7,50 12 18 7,50 163,675 67 198 2293 12576 12576

200 3379 EMİR ÇİFT.TEK 12 10 27 3,25 1 19 -3,75 9 31 1,25 9 11 6,25 29 88 7,00 162,968 68 200 2313 12636 12636

201 3476 İSMAİL AKÇA 12K 8 3 7,25 8 3 7,25 162,953 17 201 2315 12638 12638

202 3566 MAHMUTSA MİDEMİR 12 10 11 7,25 0 1 -0,25 10 12 7,00 162,198 69 202 2326 12696 12696

203 0 ZELİHA ÇİFTÇİ 12 3 2 2,50 1 0 1,00 6 11 3,25 10 13 6,75 162,060 70 203 2328 12707 12707

204 3296 MERT CAN 12 7 11 4,25 3 7 1,25 2 4 1,00 12 22 6,50 161,078 71 204 2346 12782 12782

205 3313 MERVENUR ÖZMEN 12 3 17 -1,25 8 12 5,00 10 30 2,50 4 16 0,00 25 75 6,25 161,038 72 205 2347 12785 12785

206 3508 İSA ÇİFTÇİ 12F 6 21 0,75 7 6 5,50 13 27 6,25 160,778 7 206 2350 12807 12807

207 3595 SALİH ÇELİK 12I 11 29 3,75 4 16 0,00 6 15 2,25 3 11 0,25 24 71 6,25 160,398 21 207 2359 12838 12838

208 0 12 7 4 6,00 1 3 0,25 8 7 6,25 160,095 73 208 2361 12861 12861

209 3277 NARİN BALIKÇI 12 11 19 6,25 4 16 0,00 15 35 6,25 160,063 74 209 2363 12865 12865

210 3538 İ HALİL KAYA 12I 8 7 6,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 9 11 6,25 160,063 22 209 2363 12865 12865

211 3060 NURR 12L 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 8 9 5,75 158,563 9 211 2390 12966 12966

212 3086 ELİF KILIÇ 12 6 34 -2,50 7 13 3,75 13 27 6,25 2 18 -2,50 28 92 5,00 157,325 75 212 2402 13052 13052

213 3091 İBRAHİM KARAKAYA 12H 3 13 -0,25 4 11 1,25 3 9 0,75 5 8 3,00 15 41 4,75 156,498 19 213 2419 13144 13144

214 3325 TARIKME MEHCA 12Y 10 9 7,75 4 16 0,00 0 11 -2,75 1 4 0,00 15 40 5,00 156,093 5 214 2428 13172 13172

215 0 MEEMİN BADILLI 12 6 6 4,50 6 6 4,50 155,005 76 215 2442 13260 13260

216 0 MAHMUT ATEŞ 12 6 7 4,25 6 7 4,25 154,283 77 216 2452 13319 13319

217 3242 EMİNE 12 6 10 3,50 6 10 3,50 152,115 78 217 2486 13495 13495

218 3284 İMAMOBAK IR TEKE 12I 5 17 0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 9 23 3,25 151,718 23 218 2489 13511 13511

219 3455 YAKUP PO LA 12K 7 20 2,00 4 11 1,25 11 31 3,25 151,555 18 219 2493 13524 13524

220 0 FATMA DAĞBAŞI 12A 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 5 10 2,50 149,613 5 220 2514 13628 13628

221 3286 AYDIN YILDIRIM 12I 8 31 0,25 3 4 2,00 11 35 2,25 148,763 24 221 2532 13690 13690

222 0 AZAT   1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 148,080 13 222 2547 13740 13740

223 3310 BERHAR 12Y 4 8 2,00 4 8 2,00 147,780 6 223 2552 13758 13758

224 3275 ESMANUR YILDIRIM 12K 6 22 0,50 2 11 -0,75 2 1 1,75 10 34 1,50 146,465 19 224 2571 13836 13836

225 3266 MERAL KUBAT 12 2 33 -6,25 9 11 6,25 1 2 0,50 3 10 0,50 15 56 1,00 145,853 79 225 2574 13878 13878

226 3357 YUSUF DEMİR 12K 6 21 0,75 3 9 0,75 0 2 -0,50 9 32 1,00 144,923 20 226 2586 13937 13937

227 3472 AHMET YILMAZ 12B 7 32 -1,00 3 17 -1,25 4 4 3,00 4 16 0,00 18 69 0,75 144,395 16 227 2597 13979 13979

228 3386 ALİ SAKAT 12B 4 14 0,50 3 17 -1,25 3 12 0,00 3 6 1,50 13 49 0,75 144,260 17 228 2599 13984 13984

229 0 HALİL ÇİFTÇİ 12 1 1 0,75 1 1 0,75 144,168 80 229 2600 13987 13987

230 3256 MUHAMMED ALASHESH12Y 1 2 0,50 1 2 0,50 143,510 7 230 2606 14015 14015

231 0 FURKAN ALONSO 12 5 16 1,00 2 10 -0,50 3 9 0,75 1 9 -1,25 11 44 0,00 141,820 81 231 2623 14087 14087

232 0 EYLÜLNİS ADEMİRLİ 12H 4 12 1,00 2 10 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 6 28 -1,00 138,810 20 232 2649 14196 14196

233 3323 ENES ASLAN 12 0 1 -0,25 7 0 7,00 7 1 6,75

234 3609 EMİE   Ü NCE 12I 6 23 0,25 5 11 2,25 11 34 2,50

235 3055 KEREM AÇIKGÖZ. 12 4 8 2,00 4 8 2,00

236 3391 EYÜP ÇİÇEK 12K 1 1 0,75 1 1 0,75

237 3237 SAMET ÖZBAY 12H 1 11 -1,75 4 6 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 7 27 0,25

238 3213 VAHAP GARZANLI 12 2 7 0,25 4 16 0,00 6 23 0,25

239 3251 ABDULLAH YETİM 12 0 0 0,00

240 3536 GÜLER İPEKKAN 12K 2 8 0,00 1 4 0,00 3 12 0,00

                                                5 / 6



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TYT ŞANLIURFA BİGEP 3.DENEME 271 2915 16943 16943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,5 10,6 13,80 6,9 5,5 5,57 6,1 3,8 5,21 2,8 2,6 2,16 32,4 22,5 26,74 199,700

Okul Ortalaması 12,7 9,7 10,23 5,2 5,1 3,90 3,6 3,7 2,62 1,4 1,9 0,90 22,7 20,4 17,65 173,550

KATILIMLAR

241 3014 LEYLA YETİM 12B 0 0 0,00

242 0 AZİZ YILMAZ 12 0 0 0,00

243 0 RANA ALALI 12D 0 0 0,00

244 0 TAHA MA K 12 0 0 0,00

245 0   0 0 0,00

246 3211 BÜŞRA K R DAŞ 12D 0 0 0,00

247 0 İBR HİM SUBAŞI   0 0 0,00

248 0   0 0 0,00

249 0 12 0 0 0,00

250 0   0 0 0,00

251 3301 ABDR HMN AYATA 12E 0 0 0,00

252 3421 KADİR DAĞ 12K 0 0 0,00

253 3407 ZEYNEP ALAJAJEY 12 0 0 0,00

254 0 EMİNE AVCIBAŞI   0 0 0,00

255 0 YUSUF YAVUZ 12 0 0 0,00

256 0 MERVE GÜL   0 0 0,00

257 0   0 0 0,00

258 3000 ÖMER TOPRAK 12D 0 0 0,00

259 0 EMİRCAN 12 0 0 0,00

260 3093 HAKAN ÇE LİK 12 0 0 0,00

261 0   0 0 0,00

262 0   0 0 0,00

263 0 MUHAMED AKAY 12 0 0 0,00

264 0   0 0 0,00

265 3107 FURKAN KISA 12 6 24 0,00 6 24 0,00

266 0 ARDIL ŞİRİN 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25

267 2539 HİLAL MİZ N 12 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 15 -1,75

268 0 SEDANUR KAMÇI 12 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 11 -1,75

269 3062 NÜR TÜPM  N   4 36 -5,00 3 17 -1,25 7 33 -1,25 8 12 5,00 22 98 -2,50

270 3437 AYŞE AFSA 12 3 12 0,00 0 13 -3,25 1 4 0,00 4 29 -3,25

271 6363 DALTON TOPRAK 12 8 32 0,00 1 19 -3,75 8 32 0,00 17 83 -3,75
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