
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,813 150,820 4 67 1809 6776 6776

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 7 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 8,39 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,61 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,07 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,14 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 5,89 2,89 2,87

Toplam: 120 18 34 9,50 8 16,54 11,29 13,47

TYT Türkçe BbDEcBAEdAaecaCdbcda baaBe Ded cCb  Ea  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Eeaadcb cddCCeaAbBcD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 7 7 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ KIZILTAŞ 2753   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,210 150,820 6 101 2192 9665 9665

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 7 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 8,39 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,61 0,78 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,07 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,14 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,89 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,14 1,13 2,68

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,18 0,14 0,19

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,32 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 10 -2,50 -13 0,11 0,54 0,78

Toplam: 120 10 26 3,50 3 16,54 11,29 13,47

TYT Türkçe eBCaeD e                                

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal deeacdDEacCdCd DcBa      

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik D                                       

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen bacaedeacd          

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN AĞAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,233 150,820 2 14 1096 2896 2896

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 7 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 8,39 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,61 0,78 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,07 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,14 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,89 2,89 2,87

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 2,14 1,13 2,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,18 0,14 0,19

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,32 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,11 0,54 0,78

Toplam: 120 31 20 26,00 22 16,54 11,29 13,47

TYT Türkçe BC E  AE Abb BbA cac  C Be aA CdC       

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Ee  ea  D d CACAacdD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik    CCA  C cB      A  BB    dd           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen          E  ED c    

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 2 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,278 150,820 1 3 650 1317 1317

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 7 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 8,39 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 0,78 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,07 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,14 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 5,89 2,89 2,87

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 2,14 1,13 2,68

Toplam: 120 46 13 42,75 36 16,54 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEABAEEACDcBCADcbE  e Be De edCACDEa  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ECaeADdEDCaCCACAEBED     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik  ECCC   C B                             

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 5 2 71
PARAGRAF YORUMU 18 15 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 0 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ YILDIZTEKİN 2408   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,370 150,820 3 18 1124 3048 3048

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 7 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 8,39 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,61 0,78 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,07 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,14 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,89 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 2,14 1,13 2,68

Toplam: 120 30 19 25,25 21 16,54 11,29 13,47

TYT Türkçe BbDE BAE AbD Bb   aE eCeeDa e CdCA DE   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Eea bDcE CECaACA cED     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik  E         c        d      cA           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 1 29
PARAGRAF YORUMU 18 10 2 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 3 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT SAMET UÇAR 2551   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,668 150,820 5 86 2001 8150 8150

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 7 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 17 1,75 4 8,39 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,07 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,14 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,89 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 2,14 1,13 2,68

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,18 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,32 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,11 0,54 0,78

Toplam: 120 14 31 6,25 5 16,54 11,29 13,47

TYT Türkçe aCDE ab  Aac  ecc    edaBb bc  dac D    

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cda dDbEDCaCC  eacdD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik    e                      d             

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen da C                

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 18 5 5 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YU*S  EMRE ÇEÇAN 2473   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,388 150,820 7 108 2270 10168 10168

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 7 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 8,39 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,61 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,07 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,14 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 5,89 2,89 2,87

Toplam: 120 4 6 2,50 2 16,54 11,29 13,47

TYT Türkçe d C    b       d                    E   

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal ea            b EB       

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 1 0 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
2206 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,930 150,820 2 118 2420 11409 11409

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 3 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 12 1,00 3 -0,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,17 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,50 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 10 -2,50 -13 -1,08 2,89 2,87

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,25 0,14 0,19

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,58 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,42 0,10 0,18

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,25 0,54 0,78

Toplam: 120 8 32 0,00 0 -0,42 11,29 13,47

TYT Türkçe    ceacd dbbDBa bcaEA                   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cadbecdc b       *       

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Fen  ECad bcead bDAc a  

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 4 29
PARAGRAF YORUMU 18 0 7 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 2 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 27 -4,75 -12 -0,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,17 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,83 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,50 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 -1,08 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 16 -1,00 -3 0,17 1,13 2,68

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,25 0,14 0,19

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,58 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,42 0,10 0,18

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,25 0,54 0,78

Toplam: 120 13 71 -4,75 -4 -0,42 11,29 13,47

TYT Türkçe bdbddacbadabdcacbcdcDDdb be      c c a  

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal cbdddecababACCbeddcb     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik *dBeCabaadceaabd e      Ad              

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen aabebdCaEbCdCbBd    

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 5 14
PARAGRAF YORUMU 18 1 7 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 12 13
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 2 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL YEKA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,375 150,820 1 99 2188 9621 9621

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 3 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 2 1,50 4 -0,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 -0,17 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 -0,50 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 -1,08 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 0,17 1,13 2,68

Toplam: 120 8 18 3,50 3 -0,42 11,29 13,47

TYT Türkçe eBCa                                    

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal deeacdDE                 

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik eAdbCEddaCcdc                *          

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 8 17
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
2194 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 6 -1,50 -4 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 3 23 -2,75 -2 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe    b c be    a  a                       

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal e  b d b D b             

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik c   a b    b   A  d C  b        d       

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen  c   a    b       bc

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 6 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
2736 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,503 150,820 14 109 2290 10349 10349

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 11 2,25 6 13,11 6,73 7,15

Toplam: 120 5 11 2,25 2 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe B c  B acd caB c B bcaC a               

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 2 43
PARAGRAF YORUMU 18 1 5 6



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR CIKAY 2138 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,848 150,820 9 27 1222 3533 3533

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 13 0,75 2 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 34 46 22,50 19 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe aBebeb DB Ca Ee bdCB DbAdEdBeEaCBeABEDCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal deaeECbEcDeAbCaD Bde     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik bc d   Bc    Ba bbec     CeCde         c

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen eebC aeed  E        

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 2 43
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 9 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KAYA 2874 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,580 150,820 1 2 606 1202 1202

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 49 18 44,50 37 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEABAEEbbeaBCADca   C  DDDeECBCAeDEB B

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EdCDAD E  Ee A AcB D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik                 B    cB    dA           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen    CEbe eE  EDAcBDAc

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 5 2 71
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 1 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KILIÇ 2251 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,288 150,820 11 38 1390 4371 4371

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 5,28 2,89 2,87

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 27 35 18,25 15 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe BbDbdBAEdAdbcBbbbcdE  C B  D bCBCACDE   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EabedbbEcC     eEcce     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Fen bEedbcDeecebED c D  

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 9 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 2 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZDEMİR 2157 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,758 150,820 10 28 1249 3668 3668

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 27 22 21,50 18 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDE BA  A e B dbBa  a    D   e C  aE   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E CaAe  D  CCd ccB D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik a  ed     ce         BB    d            

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen    C     Ed cDcbBD  

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 2 43
PARAGRAF YORUMU 18 7 2 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 5 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDRİS BAYAT 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,605 150,820 6 10 1016 2563 2563

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 38 37 28,75 24 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEABAEdACeaBbdbBdE  CcBa DedeBCAeDEeea

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ECabeccEDCaCCAeAcB a     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik   abCd   aaB A       BBe  C d           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  aeeaD       e      

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 7 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SALİH ERKAPLAN 2757 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,855 150,820 5 9 1012 2550 2550

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 36 29 28,75 24 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe dBCaeD       adccACB bCAdcABbED BBABaDCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal A edECcE DaAbCEa B c     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik cc C  eacCc  aa   B  C   C   e          

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen   bC   DE           

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 2 57
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 6 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK AVCI 2491 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,600 150,820 13 55 1664 5874 5874

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 18 24 12,00 10 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe b  aAbD   Ce aC DAbdbbaAbaeB aa B   a   

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal eb  E    eC CCaD B A     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  c     B                                

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen    e    a aE        

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 3 43
PARAGRAF YORUMU 18 2 8 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MSAMET HATİPOĞLU 2652 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,263 150,820 12 39 1403 4444 4444

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 7 17 2,75 7 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 33 61 17,75 15 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe CdddeDDaeaCeccd DdaBbcdAdbAabbDCBaABEDaA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dDeeECeEdDdeCbcDdcaA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik eccCdceBcCac B edeBBa cb dCd            

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen DebC aeecd  ec      

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 4 29
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 16 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT 2438 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 1,42 1,13 2,68

Toplam: 120 7 9 4,75 4 21,55 11,29 13,47

TYT Sosyal dea cCDEcDdAC  D         

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  ce    a                                

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 3 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA 4425 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,373 150,820 3 7 902 2119 2119

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 40 30 32,50 27 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe C CEeDDe  C  ab DACdcb A EABdEDCeaAabDeA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dDdaECc  eCACbbDEcaA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik eAeC    c                   E        D  

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen eDEd   bEbCECD  bB  

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 2 57
PARAGRAF YORUMU 18 9 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 3 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 1 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ASLIM 2629 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,940 150,820 8 25 1209 3469 3469

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 28 21 22,75 19 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDE BAEEACD BCcb bc  bd D De eedA      

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ECCDADd    CCA eaBa      

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik c  bC                                   

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  aed aD a           

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 2 43
PARAGRAF YORUMU 18 11 0 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YILDIRIM 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,880 150,820 2 6 878 2037 2037

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 43 37 33,75 28 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe dBC cDDbBaCe EdaDACBaDCAEEAB EaCBBABEDCd

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal daaecCadccCACCda ccA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  AeC   eB                 eeE           

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen  DadeaeDE  EeDd Decc

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 5 2 71
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 4 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 1 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA BALTACI 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,165 150,820 4 8 972 2399 2399

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 38 30 30,50 25 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe BdaEeBAEdACbbBCADBCE aC    DeaeBCACDEBAB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EeabAc  D b  ACA c D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik  b ea     cc A    A  a e  CeA      B    

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  add  b   C c      c

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 6 1 86
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 7 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇEVİK 2116 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,148 150,820 7 13 1076 2806 2806

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 13,11 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,98 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,44 0,78 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,80 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,06 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,28 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 1,42 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,28 0,14 0,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,11 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,10 0,18

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,73 0,54 0,78

Toplam: 120 35 32 27,00 23 21,55 11,29 13,47

TYT Türkçe BeDEdBAEEAabbBbAbBCc eCeeD bAbCBCACDEdAa

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EeabeaE DCdCCACb c a     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ebb                                     

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen ea Cc    EC aD  d   

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ UZUN 2544 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,683 150,820 5 17 1122 3027 3027

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 30 18 25,50 21 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe BbDEABAEdACDcBadD C   e  D DebCBb CDE   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ceCade     C   A B D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik   CC      cBC       bB                  

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  bd                 

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 3 43
PARAGRAF YORUMU 18 12 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 2 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT BAYAT 2894 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,050 150,820 3 15 1097 2900 2900

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 33 27 26,25 22 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe ddCaee eBaCD Ea DAeB bCAdcAB EDCBeABEDdA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal ebdeECDacDCeC aa cEA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik        B           B                    

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen eD Caa              

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 1 57
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN ATAŞ 2149 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,773 150,820 9 26 1211 3477 3477

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 3,58 2,89 2,87

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 31 33 22,75 19 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe bcaaeDDeceCedEdccAacbDCAdEABAEDbBeABEDCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal  e      cceACbdD cdA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Fen eDaCCa D EeE b d    

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞEKER 2392 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,158 150,820 4 16 1106 2948 2948

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 33 28 26,00 22 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe BeaEeBAEdACeaBbAb Cc  dcdDDDAEeBCACDEcAa

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EeCceedEeCbCdACAcB D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik e                                       

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen eadC                

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 3 43
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM BAŞBOĞA 2126 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,030 150,820 12 61 1734 6274 6274

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 18 3,50 9 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 21 41 10,75 9 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe dceaeD eeedDbdCeDAddDbCb E c  a         

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal daaCEde cDb b  DEcac     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  c C   BB         B  C       e          

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen eDdCda bcabE b    a 

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 2 3 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN ÇELİK 2686 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,018 150,820 6 20 1149 3170 3170

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 32 29 24,75 21 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe aBeaADDaBBee  dBbAaBbDbAEEAB EDCBeAaEDCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dDa E   cDeAa bD cdA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  e     B                                

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen  D ddaeb     c    c 

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMED Ç FTÇ 2339 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,893 150,820 13 72 1853 7078 7078

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 11 4,25 11 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 16 29 8,75 7 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe BCba  A  baD cdA  C  cb  e a        E c 

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal  Ca  D E b      aB       

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik  E a  d   ce c  B  a  d    Bcc          

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  b da    d   aAb   B

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 2 14
PARAGRAF YORUMU 18 5 5 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 9 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKBABA 2559 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,788 150,820 11 51 1600 5492 5492

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 25 46 13,50 11 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe BCaEdaAEdAdebBbdD ba aCeebDaAa d A  a   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Eeeaebc eCd a  edc D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ebCaCde CCcB A c     BB     A           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen eb C e  ab ba   e   

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 4 29
PARAGRAF YORUMU 18 7 6 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 4 38
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÇEDE 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,738 150,820 15 116 2396 11179 11179

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 7 -1,75 -4 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 8 1,00 3 3,03 1,13 2,68

Toplam: 120 7 26 0,50 0 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe cabbddb                                 

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EaeeeDddDe     Accae     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ecaeC  aCaB   bc                        

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 4 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA AVCI 2370 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,153 150,820 10 29 1273 3772 3772

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 3,58 2,89 2,87

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 28 27 21,25 18 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEeBAEdAbbDBadbBd   de D DeaaBCAaDEBAa

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal c   deE   bCCAeAacda     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Fen Cc C b      cD      

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİT CANOĞLU 2144 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,493 150,820 8 23 1177 3303 3303

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 31 29 23,75 20 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe bdCaeeaeBaCD Ea DAeB bCAdcAB EDCBeABEDdA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal ebdeEC acDCeC aaccEA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik        B                  C             

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen e  Caa              

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 1 57
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR DURMAZ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,553 150,820 1 1 575 1089 1089

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 22 7 20,25 51 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 53 26 46,50 39 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe aB   DD eaCa a cDA   aCAd AB EDCBBA EDeA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal     c  E   Aa bD c       

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik bABCaE BBbBAEBaAACBcCCEAeC C        aD B

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen eDd    Dc CECbBbDBcA

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 1 43
PARAGRAF YORUMU 18 12 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 5 71
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 3 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TEVHİDE BALBAY 2180 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,490 150,820 7 22 1165 3255 3255

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 33 35 24,25 20 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe CBeaeDDeBBC  EaBbcaBDbCAEcABbEDCBaeBEDaA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal eaaCEC  ca AaCaD BbA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  d                                      

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen  c Caaec  ab e  bdce

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALTIN 2838 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,668 150,820 14 113 2350 10823 10823

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 17 0,75 2 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 10 35 1,25 1 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe e aa a DBea      bCda   ba aec ba b E  A

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal d ae    dc     D Bb      

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik     b  a e    D    a    c    e    c    B

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen a     ba     Dd    c

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 4 14
PARAGRAF YORUMU 18 2 7 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 5 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAL 2567 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,285 150,820 2 4 785 1742 1742

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 15 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 13,05 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,32 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,80 0,78 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,02 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,45 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 3,58 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 3,03 1,13 2,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,53 0,14 0,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,47 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,18

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,18 0,54 0,78

Toplam: 120 44 28 37,00 31 20,85 11,29 13,47

TYT Türkçe BeaEABAEdAbDcBCebBaE aC BaDDAbedCACDEaAB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E  adDa aCbCCACAdB D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik BceeC     c        a BB                 

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen ed CED  CEC b       

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 4 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET POLAT 2971 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,245 150,820 2 33 1334 4071 4071

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 2,27 2,89 2,87

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 25 23 19,25 16 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe BC EbBAaEAbDaddAbB   c                  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EeaDdebEDCbCCAbccBdD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Fen  aCbdD   d E eAD    

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 7 3 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN KESKİN 2999 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,145 150,820 7 60 1714 6136 6136

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 6,75 6,73 7,15

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 17 23 11,25 9 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe BeaE BA EA a d  Dd abcCa eDa    a       

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Matematik eECCC  bC eeCe  B A a                   

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen                aecce

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 2 29
PARAGRAF YORUMU 18 5 3 28

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 5 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ŞEP 2765 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,330 150,820 13 91 2081 8688 8688

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 7 27 0,25 1 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 25 79 5,25 4 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe BCcEABbadAbDcadbDaCbdbaeaDcacadeacae    

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EebDde aa bbadeAEB D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik aEbeCedbebedadeadbdcaedaECecceaEDC      

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen edCadceaecbdcadb D  

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 8 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 21 13
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 3 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YAVUZ 2769 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,715 150,820 4 45 1512 4999 4999

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 2 8,50 21 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 20 18 15,50 13 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe BCb  BAE A         E  C          c    A 

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Eaeb c     e   AEBEb     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik BE        a   bDd     Be  Cad      c    

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen C  d     d  b       

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 0 14
PARAGRAF YORUMU 18 6 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 4 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR IŞIK 2000 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,905 150,820 8 64 1772 6522 6522

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 8 17 3,75 9 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 26 64 10,00 8 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe aBCEe beBBac  bebAdBccdb adcbEbaBdcea ae

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal daCacdbEbe     D B A     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik c aC  CBae A c AbeaB ac b * be A b C b a

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen b cbCa aEdbdbecAec A

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 2 14 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 11 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 3 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN POLAT 2962 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,513 150,820 3 37 1371 4269 4269

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 3 0,25 1 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 10 14 6,50 16 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 26 30 18,50 15 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe dBeaADcD dee Eb DACBDD A  Aa            

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal                D adc     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  cdCC eBc  c  adACac C  bC  Ee eCE a e  

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen  ecCCa c            

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 5 1 71
PARAGRAF YORUMU 18 3 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 8 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 2 1 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN ÇAKMAK 2819 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,203 150,820 5 49 1591 5458 5458

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 13 -2,25 -6 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 23 37 13,75 11 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe CBCd D  c e   b c  B ebAdEABdEDCBae    A

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dbaeE  E  aeaC           

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik bdcaecbecda E c   a                     

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen bDbCbdbD ECb        

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 1 29
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 12 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANIM ÇİFTÇİ 2588 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,440 150,820 11 87 2006 8198 8198

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 18 3,50 9 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 13 27 6,25 5 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe baadAebDdaCedcaBbdbBDaaA d    D         

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal                c B       

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  c C   Be    d    Ba        a     a     

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen    e a     E        

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 3 43
PARAGRAF YORUMU 18 2 3 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AŞAR 2715 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,543 150,820 9 68 1819 6819 6819

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 15 -1,75 -9 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 21 46 9,50 8 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe BaD Aa c dCae  A   E  C BaD   Cab C     

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal bbabdcb   aCaAbbacaa     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik   b ecA  eaa   D  e  BB aC  d           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen aaCebbca Edd b  cDda

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 2 14
PARAGRAF YORUMU 18 5 4 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 9 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED REŞAT ERDEM 2871 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,775 150,820 10 81 1930 7668 7668

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 2,46 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,21 0,14 0,19

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,10 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,52 0,54 0,78

Toplam: 120 20 51 7,25 6 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe aBbbcaebcaaeccaBbdaeaebAdEAa  DbB       

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dcdaEaDdcD  C  a c A     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  cBC ceBB Bc d  eacB  c   e d           

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen    Cbae adbEa       

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 6 14
PARAGRAF YORUMU 18 5 4 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 9 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT TOPRAK 2547 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,373 150,820 1 31 1280 3813 3813

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 2,27 2,89 2,87

Toplam: 120 28 28 21,00 18 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe aaCbAD eeBCDeEdebACBbbCAEEABbEDbBaAcc  b

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dDaecCe deCACCaaEccA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 9 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ESEDOĞLU 2407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,595 150,820 6 53 1629 5670 5670

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 16 7,00 18 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 2,46 1,13 2,68

Toplam: 120 18 21 12,75 11 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe BeaE aAEddCcbBCdbdCb  e  a D aCddA      

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cCeDeab D                

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik BEC C                                   

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 5 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE RAMAT 2448 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,203 150,820 12 89 2041 8396 8396

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 13 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 11 1,25 3 6,75 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,21 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,38 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,52 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,15 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 2,27 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 2,46 1,13 2,68

Toplam: 120 10 17 5,75 5 12,00 11,29 13,47

TYT Türkçe a  de  cB  D b  cdac  bAd A             

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal          De   aD Bdc     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik   B   eB  B  c                          

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 18 2 2 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 1 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
2099 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 5,65 11,29 13,47

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,938 150,820 10 92 2093 8771 8771

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 3,53 6,73 7,15

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 0,21 1,13 2,68

Toplam: 120 7 8 5,00 4 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe bcCEd                                   

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Matematik cceC  C BC      A          d e          

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDUSSAMED AKTAŞ 2023 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,600 150,820 13 120 2453 11662 11662

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 22 1,50 4 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 12 -1,00 -5 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 11 -2,75 -7 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 13 55 -0,75 -1 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe aBCdeacedabD a   b deba cEA b eb a BE dc

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dadeEd*dde     a dbA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik ccaebdbaca                e             

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen  abaC  ebdC  DacaeD 

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 18 4 9 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 11 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASIS AKIAM 158 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 12 -1,00 -5 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 19 -1,75 -4 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 16 69 -1,25 -1 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe adebAceDacecAEdaebdacebdacdBeacdBeAdEadc

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal cad ECad eacd b d c      

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik ce a d a  d ad A  c dbae b d  eAC   eac 

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen c ddea Db  E D      

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 6 14
PARAGRAF YORUMU 18 3 15 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 13 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 1 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUCAK VEYSEL 2510 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,515 150,820 14 123 2486 11895 11895

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 4 1,00 3 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 15 -3,75 -9 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 6 31 -1,75 -1 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe  b                Ca     Db         d   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E e beE     e    BaD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik aaeeecda aee         cda     a          

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen a ad  e bc  a       

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 13 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞ MAHMUT 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,048 150,820 9 85 1991 8080 8080

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 7 4,25 11 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 13 26 6,50 5 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe eCbcAB   A         d      b  aCBe       

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal caeedc EDC               

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik     d            cdcCaedECbdAe          

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen    d         e  e   

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 0 14
PARAGRAF YORUMU 18 3 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 9 17
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ASLAN 2309 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,828 150,820 5 66 1793 6660 6660

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,21 1,13 2,68

Toplam: 120 14 17 9,75 8 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe deDE BAEdAba dbd  b             C       

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ceae cc D   CA A B D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik e              c      B                 

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 3 14
PARAGRAF YORUMU 18 5 5 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KARAGÖZ 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,575 150,820 12 114 2357 10878 10878

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 4 1,00 3 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 6 19 1,25 1 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe a CbA ab                                

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal  aeebCD                  

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik   BCdcbd                                

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen   a      b   ecdac  

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 4 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMNE LEDAA 2081 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,425 150,820 6 70 1839 6993 6993

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 10 30 2,50 6 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 31 89 8,75 7 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe eabdcebdceacDabAbedccbacdeDabcdBbbCaEBAd

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EbeDAbcaDdEeCedbaBED     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik adCbCdAbCbcedAbDcEbaCecdbdbecaBceCacaece

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen dbadceDcedaEdaeDeDbe

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 4 14 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 18 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 4 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 3 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 3 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLER YUSUF 2739 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,978 150,820 1 42 1458 4715 4715

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 3 7,25 18 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 21 18 16,50 14 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe dBCa D DB C       C  cC                 

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal b eCE c ED  C  D B A     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik acBC  adc c   a           e  a          

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen  Dad a D   E        

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 0 14
PARAGRAF YORUMU 18 1 1 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 7 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKÇA 2513 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,798 150,820 11 112 2332 10618 10618

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 3,53 6,73 7,15

Matematik-1 40 6 32 -2,00 -5 0,21 1,13 2,68

Toplam: 120 17 61 1,75 1 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe adcEbBeccAbDaeddcabEbDCaaDeDcaeBdcabbcAe

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Matematik caCedAbb *aaedeacdAcbae* aeacaBEcaddEeba

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 6 14
PARAGRAF YORUMU 18 4 14 22

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 19 13
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 1 3 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 4 0
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDEY OKUR 2323 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,258 150,820 3 56 1671 5910 5910

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 7 -0,75 -4 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 20 32 12,00 10 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe bdCcee DB    bC  dddc Cdd A  cDCBaA ED d

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal     c  d c     adcEe     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik Dc d b  d B    e   B    A  dd           

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen D de E      C   e   

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 18 8 5 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 5 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DAŞ 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,680 150,820 4 58 1682 5969 5969

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 0,21 1,13 2,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 21 37 11,75 10 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe BCcEdBAEdAabbeCADcbab bceacec bdadC E   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal caebdDEded  CA eEc a     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ccCC d     aC                           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen    C                

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 2 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK EKİNCİ 2635 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,560 150,820 7 78 1897 7413 7413

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 1,59 2,89 2,87

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,04 0,14 0,19

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,31 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,32 0,54 0,78

Toplam: 120 15 28 8,00 7 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe dBCbeDDbcBCa dddcA B ca                 

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal deeacdDEacCdC            

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Fen b aCaEdea Cd        

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 2 29
PARAGRAF YORUMU 18 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇİFTÇİ 2124 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,953 150,820 8 82 1951 7794 7794

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 15 7,25 18 3,53 6,73 7,15

Toplam: 120 11 15 7,25 6 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe aBC e  a  d   CcbbaBaebA aAB bD B   EbCb

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 6 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,908 150,820 2 44 1507 4980 4980

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 3,53 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,07 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,60 0,78 0,67

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,35 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,56 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 1,59 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,21 1,13 2,68

Toplam: 120 22 25 15,75 13 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe a DEbBAEdACe  bAbcda  Cdc  eA   CACDb AB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EeCDdD Ecdbab   cc a     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik e  Ce                                   

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 3 29
PARAGRAF YORUMU 18 11 5 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 2150 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 18 -4,50 -11 3,53 6,73 7,15

Toplam: 120 0 18 -4,50 -4 5,65 11,29 13,47

TYT Türkçe bcadecabeeacb da e cb                   

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLKADİR ÇALAĞIR 2706 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,123 150,820 8 43 1482 4866 4866

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 3 3,25 8 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,14 2,89 2,87

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 2,41 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,05 0,14 0,19

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 18 9 15,75 13 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe aBC A De     b                          

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal ADaCEC EED   a           

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  * C   BB       ACBc                    

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen    d   b            

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BOZAN DEMİR 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,850 150,820 7 40 1411 4478 4478

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 2 13,50 34 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,14 2,89 2,87

Toplam: 120 19 5 17,75 15 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe eCDE BAE A D  CA      C B   e  B    E   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E  e DE        AaB a     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 0 43
PARAGRAF YORUMU 18 8 1 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA ŞEN 2499 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,995 150,820 1 5 869 2002 2002

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,14 2,89 2,87

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 2,41 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,05 0,14 0,19

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,14 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 40 25 33,75 28 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe dBCbAbDeBd DdEbcDdCBacbAd AB EbCB A EcCe

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal ADaCECD EDCdCCaabBaA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  A C   BB       ACBc                    

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen    d   b   E        

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 1 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLENUR TOPRAK 2432 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,098 150,820 5 34 1362 4230 4230

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,14 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 2,41 1,13 2,68

Toplam: 120 25 25 18,75 16 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDb  AEcAbDbdC b    DC eD   d  dAC E   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cCaDde EbC CCA AaBb      

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik eEe  b  a cB   c   a da                 

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 3 14
PARAGRAF YORUMU 18 10 3 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 7 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN ÇELİK 2335 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,138 150,820 3 19 1148 3165 3165

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,14 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 2,41 1,13 2,68

Toplam: 120 29 18 24,50 20 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe BCaEABA dA c  CdDcb  DCeeD aA CeCA Db   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cdabeDEEDC  CA AaB c     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik           BB A                          

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 2 43
PARAGRAF YORUMU 18 8 4 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 0 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA IRMAK 2223 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,733 150,820 10 105 2213 9754 9754

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 6,14 2,89 2,87

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,05 0,14 0,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,14 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 15 47 3,25 3 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe BbaEddeEdAeaDBeeecdcdaedccaadbCdddCDcaea

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cddadDaceedddACeaBba     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Fen    C     E          

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 12 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA BAŞKURT 2539 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 7 -0,75 -2 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 6,14 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 2,41 1,13 2,68

Toplam: 120 5 22 -0,50 0 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe        becee  d D                   a   

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal  caeECa cc    dcEc A     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  eab  ba  a                             

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 0 14
PARAGRAF YORUMU 18 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 6 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE AKGÜL 2668 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,000 150,820 6 36 1365 4238 4238

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,14 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 2,41 1,13 2,68

Toplam: 120 24 21 18,75 16 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe d  beD  B C   bBcdeBDD Ad AB ED e A  bCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal   aCc D cD  CC DbcdA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik        ac a     A Bc     e              

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 8 3 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 5 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE AMİLAĞ 2043 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,303 150,820 2 12 1060 2728 2728

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,14 2,89 2,87

Toplam: 120 32 17 27,75 23 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe B aE BAEdACecBaAbBCa eC B DDA eBdAeDE AB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ceCbdDE  Cd CACAaB D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 11 4 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇİFTÇİ 2572 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,435 150,820 4 24 1178 3306 3306

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 24 6,00 15 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,14 2,89 2,87

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 2,41 1,13 2,68

Toplam: 120 33 39 23,25 19 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe bdbddbcaaadDcadcDdCBacbAd AB EbCB A bcCe

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal cbddECDEbDbACCaabcce     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  cBC ECBB    dD ACBcC   A C             

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 7 7 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 2 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSEMRE ASLAN 2576 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,185 150,820 9 50 1592 5460 5460

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 11 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 6 4,50 11 9,14 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 0,78 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,75 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,93 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,14 2,89 2,87

Toplam: 120 17 14 13,50 11 17,86 11,29 13,47

TYT Türkçe CBCbAD*eBab   b                         

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal eDaCcCDEcDCACCba caA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA BADILLI 2462 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,318 150,820 11 111 2319 10514 10514

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 9 -0,25 -1 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 5 13 1,75 1 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe BdaE     d c  a  c   a    e b           

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal    a     C   c           

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik     CbbE                                

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 18 2 4 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKIR KONDU 2504 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,690 150,820 7 95 2154 9381 9381

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 16 3,00 8 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 11 -0,75 -2 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 12 32 4,00 3 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe aB ae DeBdd b d b ad c AaaA d D e   E   

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal  DaacCe aD               

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik aAaaaaa*aaa     A  a                    

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 18 4 5 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 11 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN CANBEG 2901 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,363 150,820 13 122 2479 11862 11862

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 9 0,75 2 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 9 -1,25 -6 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,48 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,20 0,54 0,78

Toplam: 120 4 22 -1,50 -1 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe Cdb e   a C ecCd  d  b                  

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal  bd b ad Dbd   c  d      

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  bd a                                   

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 3 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA ÇİFTÇİ 2259 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,768 150,820 10 106 2239 9925 9925

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 11 -0,75 -2 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 11 32 3,00 3 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe dBbbAa    e b eB AeB eb a A b a dd      

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal A   ECb dc  d  b  a      

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik a c   a   c E e c     c A  ea  c b      

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 1 43
PARAGRAF YORUMU 18 1 7 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 7 4
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİMA ALTINGÖZ 2536 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 8 0,00 0 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 11 22 5,50 5 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe Ca debDeedd                             

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal dDCCcdaddadAC ED Bab     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  ded   a  B                             

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 4 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETHİYE ÇELLİK 2107 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,060 150,820 1 35 1363 4234 4234

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 10 2,50 6 0,48 1,13 2,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,09 0,14 0,19

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,02 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,12 0,10 0,18

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 0,20 0,54 0,78

Toplam: 120 29 42 18,50 15 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe aCaEbBAbEACbDeadbad                bE  B

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ceCcdbE eCcCCAbAEcdD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik BEeaacdbCadB       dbB                  

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen dEeedDDeaE b  d d bB

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 10 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M  ATİH YILDIRIM 2589 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,200 150,820 2 57 1673 5917 5917

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 1,52 2,89 2,87

Toplam: 120 17 20 12,00 10 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEcB EdAda  e b bc    Ba eA   C  cEe  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EaCedDcE C be   a bD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 2 14
PARAGRAF YORUMU 18 7 6 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİN YAKUT 2553 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,380 150,820 4 79 1901 7431 7431

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 16 6,00 15 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 1,52 2,89 2,87

Toplam: 120 14 24 8,00 7 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe a bbee aecCD    bdCcbDbbEE B E be   E  A

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal Aee E cEac     c ccA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 4 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BUĞURCA 2775 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,898 150,820 5 83 1971 7935 7935

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 9 3,75 9 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 12 21 6,75 6 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe bB  dD eB    cbdDbaBb                  A

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal daa cd  cD AC aDdccA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik        *B                 b             

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 4 29
PARAGRAF YORUMU 18 1 0 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 2 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SAİT KILIÇ 284 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,195 150,820 12 115 2387 11096 11096

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 12 1,00 3 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 9 -2,25 -11 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 0,48 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,09 0,14 0,19

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,02 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,12 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,20 0,54 0,78

Toplam: 120 10 37 0,75 1 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe Bd b  c b b D  b e c b d c b  C        B

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal c b d  b  c b  d c b     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik c    b  e  B  c  d  b  d  b  D b   B  e 

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen eab   D  b  d  b D B

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 2 14
PARAGRAF YORUMU 18 2 5 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 5 8
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA SUVARİGİL 2310 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,030 150,820 8 102 2202 9713 9713

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 12 4,00 10 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 0,48 1,13 2,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,09 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,20 0,54 0,78

Toplam: 120 12 34 3,50 3 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe  dD  acEE a        cbbdB aD   baC   Ec  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal abeadDEa  bbCd*  ccc     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik a dCbbba                   B   d        

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen   ae                

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 4 4 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 5 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR ÖZCAN 2563 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,778 150,820 14 124 2505 12053 12053

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 20 -5,00 -25 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 7 25 0,75 2 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 16 76 -3,00 -3 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe aBacccacBcaccaaBadaBcbbbadcBAbaaaBbBabaA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal bbaabaaabaabbaacdaab     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik bcdabbaaebaAbBaAAaaaCCccbadabeaA        

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 4 14 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 20 17
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇANKAYA 2561 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,608 150,820 3 77 1894 7397 7397

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 3 4,25 11 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 10 8 8,00 7 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe eCb  BAE Ab                             

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ce                       

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik   eCd       C        cB             EC  

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 0 14
PARAGRAF YORUMU 18 4 3 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İZCİ 2983 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 18 -2,50 -6 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 10 36 1,00 1 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe abcbdecabedccebADebd                    

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ECaDbDEcbdaebACdbcaD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik cbaded                                  

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 0 11 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 4 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AFRA GİRİT 2848 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,110 150,820 6 84 1989 8066 8066

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 1,52 2,89 2,87

Toplam: 120 14 30 6,50 5 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe BCaEb c dAabe CdDad b e Bae bc ae C a dB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Ede ADE ebdC  ab acc     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 3 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 8 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP MATAR 2881 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,783 150,820 9 104 2209 9747 9747

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 16 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 11 0,25 1 2,67 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,66 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,34 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,17 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 1,52 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 0,48 1,13 2,68

Toplam: 120 8 19 3,25 3 4,88 11,29 13,47

TYT Türkçe  c b    d a  ada dadb     A     B   E   

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal     cCb  c     D cEc     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik      b   C      b       A              e

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 18 3 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULBAKİ KAMA 2918 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,515 150,820 14 93 2100 8870 8870

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,41 1,13 2,68

Toplam: 120 12 28 5,00 4 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe CdC ADDDa b  Ed bceBec    be   a ae     

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal eaeeEaedce     eEBae     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik        Bc          a                    

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 5 14
PARAGRAF YORUMU 18 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 2 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KILIÇ 2289 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,910 150,820 13 80 1909 7485 7485

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 7 25 0,75 2 0,41 1,13 2,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 25 69 7,75 6 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe ebcE adbEAb Dc  *  cbeaBdbaeA Cea CaEc e

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal baCDAe Ebac CACead c     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik dEaCb eaC dabdAedacedeaC ad  ecb Ca E ca

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen b Cade ceaC b da c e

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 3 14
PARAGRAF YORUMU 18 5 9 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 16 13
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 1 2 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ASLAN 2519 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,040 150,820 12 75 1883 7328 7328

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 1,64 2,89 2,87

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 20 47 8,25 7 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe bdbdAcbeBdeeAbCBebCB ebAEadBcdbCaaAdEbdd

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal caCdbCDbcDadaCb          

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Fen bcEebbdcaEdd    c   

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 2 57
PARAGRAF YORUMU 18 5 13 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN DOĞAN 2808 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,455 150,820 9 69 1820 6832 6832

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 5,54 6,73 7,15

Toplam: 120 11 6 9,50 8 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe ddC ADDDceC                      eAeEDCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 5 2 28



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL 2268 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,838 150,820 16 98 2179 9552 9552

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 5,54 6,73 7,15

Toplam: 120 11 29 3,75 3 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe aCeaABdEbdaDeebbDcadccdaBeeaccbdaeaDEeAB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 8 10 44



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM KUTLU 2359 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,155 150,820 3 32 1297 3885 3885

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 1,64 2,89 2,87

Toplam: 120 24 14 20,50 17 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe BCbE B EdAC  B dbcCE       DA  BbA   B  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cCeDAeE bCa dACA ccD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 3 29
PARAGRAF YORUMU 18 8 2 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEKİM ARSLAN 2094 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 3 0,25 1 5,54 6,73 7,15

Toplam: 120 1 3 0,25 0 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe a    a c      C                         

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TAŞ 2875 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,560 150,820 15 96 2162 9419 9419

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 8 4,00 10 5,54 6,73 7,15

Toplam: 120 6 8 4,00 3 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe BeaEA AE Aaa e  b ac                    

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 18 6 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM TEPE 2214 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,530 150,820 5 54 1630 5678 5678

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 1,64 2,89 2,87

Toplam: 120 22 37 12,75 11 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe bBecADbaBadaccCaaeadacdeEadBcdbCaaABEDCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal ADCacdebEbaAd* DdBdA     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 6 14
PARAGRAF YORUMU 18 8 10 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDAL NUR YAŞARSOY 2530 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,018 150,820 17 103 2203 9714 9714

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 16 0,00 0 0,41 1,13 2,68

Toplam: 120 17 54 3,50 3 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe BCaacBeEdAbbadaAbedbbedccaebAbeddACDdB  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cbbceDddDbcaa            

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik BdeeaccEdedBdedaBbca                    

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 8 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 12 8
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLİM KOYUNCU 2659 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,080 150,820 4 52 1611 5547 5547

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 1,64 2,89 2,87

Toplam: 120 19 22 13,50 11 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe adCaADD Bcdebcd bAaBbebAdEbBdEDbBceBEDCA

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal             aCb          

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 3 43
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ASLANTAŞ 2888 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 7,78 11,29 13,47

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EREN BLÜBÜL 2837 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 23 -4,75 -12 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 14 -1,50 -4 0,41 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 7 49 -5,25 -4 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe    bea eac  d ace  dac eca    ebae aE ad

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal Aceb a c a d  E bd A     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik c d b  a e    a b  d  b c e   B  d  a dB

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen a        ce C       

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 18 1 11 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 10 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞİKAK 2684 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,368 150,820 10 71 1842 7000 7000

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,41 1,13 2,68

Toplam: 120 18 36 9,00 8 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe adDEcBbEdAaabBaAbedbbedccaebAbeddACDEBec

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E    D   abCa  AdacD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik   ee      a                             

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 3 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ŞAHAP 2873 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,805 150,820 11 73 1855 7089 7089

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,41 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 17 33 8,75 7 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe aC EdaAbdA badaAbBdEbcbBcD De dda   d   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Ea   cc eCaeCA eaB b     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ec C b                                  

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen    d     E          

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 4 6 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL ÇANKAYA 2902 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,813 150,820 1 11 1044 2668 2668

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 1,64 2,89 2,87

Toplam: 120 34 23 28,25 24 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEABAEdAaDcBCAcBdE  CaBeabAaCBCbdDaaAa

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ECa dDEdeCbCaAdAcBED     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 5 2 71
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFALAĞAÇ İ 2995 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 7,78 11,29 13,47

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK DEMİR 2357 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,268 150,820 18 121 2456 11695 11695

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 27 -1,75 -4 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 16 -3,00 -15 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 6 15 2,25 6 0,41 1,13 2,68

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 15 64 -1,00 -1 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe BCaddBcEab be a  ceaAcbca b cbdc eda eda

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal abdcdbd b cbbcedEac      

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ac bC b beB  c D b d B  d  a Dd   ddb A 

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen ba C   c b  a  c  AB

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 3 14
PARAGRAF YORUMU 18 3 13 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 8 17
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA TAVAŞ 2634 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,150 150,820 8 65 1783 6626 6626

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,41 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 14 16 10,00 8 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe CdC A DDB    Ed bceBcbCAd A        acad 

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal   a     c   C    B       

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik                    B      e             

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen    d                

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 4 14
PARAGRAF YORUMU 18 3 6 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR ERBİL 2568 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,600 150,820 6 59 1704 6074 6074

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 1,64 2,89 2,87

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 16 18 11,50 10 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe eeDE B EdACDbBbd BdE    Be              

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ce edecd  a CA AcB c     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Fen       D             

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 3 43
PARAGRAF YORUMU 18 6 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERD*  BOZYEL 2205 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,638 150,820 2 30 1278 3794 3794

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 0,41 1,13 2,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,13 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,10 0,18

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,18 0,54 0,78

Toplam: 120 28 29 20,75 17 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe adDEcBbEdAaabBaAbedbbedBBaebAbeddACDEBbd

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal      D    bCa            

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik  E C   E C BCA a   B                    

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen eE C  D             

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 0 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM AKSOY 2730 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,165 150,820 7 63 1747 6364 6364

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 5,54 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,33 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,24 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,45 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,63 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 1,64 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,41 1,13 2,68

Toplam: 120 18 29 10,75 9 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe eb E BAcdbb bdCdb aE  d BDDDA CdCAd caA 

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cC bebd  a     A c D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik  de   c   B        a                c  d

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 4 29
PARAGRAF YORUMU 18 4 9 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 3 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE AGAÇ 2125 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 26 -2,50 -6 5,54 6,73 7,15

Toplam: 120 4 26 -2,50 -2 7,78 11,29 13,47

TYT Türkçe acCdbecDaBdaecadbceacbeAdbecda          

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 7 0
PARAGRAF YORUMU 18 1 7 6



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAYIK 0 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,365 150,820 7 100 2189 9626 9626

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 30 1,50 4 4,19 6,73 7,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 3,17 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 0,00 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,14 0,14 0,19

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,06 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,25 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 -0,44 0,54 0,78

Toplam: 120 18 58 3,50 3 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe BCaEccAcdbae abdbaCdceaBcDceAdbceeCabdbe

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EbCDAbEbcacbeAbdEcab     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ebe      b    d             d           

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen ec Ca   C  adbe  b a

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 6 0
PARAGRAF YORUMU 18 5 13 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 3 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AKBABA 2529 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,988 150,820 3 74 1870 7201 7201

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 4,19 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 3,17 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,00 1,13 2,68

Toplam: 120 14 22 8,50 7 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe aCbadBAE Aab  C cBbbcedcBae A           

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Eabb c     bCAC E        

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik a  a                                    

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 1 43
PARAGRAF YORUMU 18 4 6 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ULAŞ 2650 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 3,17 2,89 2,87

Toplam: 120 1 0 1,00 1 6,92 11,29 13,47

TYT Sosyal E                        

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA HAN CRI 2592 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,618 150,820 5 90 2048 8486 8486

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 5 5,75 14 4,19 6,73 7,15

Toplam: 120 7 5 5,75 5 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe aCDE aAa Aa  cCA                        

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 2 29
PARAGRAF YORUMU 18 5 3 28



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA YARDIMCI 2656 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,755 150,820 6 94 2150 9362 9362

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 4,19 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 3,17 2,89 2,87

Toplam: 120 15 44 4,00 3 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEbaAcdceaacdecdCcAadceeaDdcaBdeacdBea

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cCaD cdaDdceabdAccEa     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 7 0
PARAGRAF YORUMU 18 6 12 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KAKIM 2960 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,498 150,820 2 48 1585 5424 5424

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19 4,19 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 3,17 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,00 1,13 2,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,14 0,19

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,25 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,44 0,54 0,78

Toplam: 120 21 29 13,75 11 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe B DE aA dAa aeCcc     CBe  DebC bb Dd   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EC DeDcEbCa CAdAcc a     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik cd b      cd    B    a                  

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen    d     c          

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 5 14
PARAGRAF YORUMU 18 6 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 4 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE TAŞÇI 2612 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,935 150,820 4 76 1886 7342 7342

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 2 1,50 4 4,19 6,73 7,15

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 3,17 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 0,00 1,13 2,68

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,25 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,44 0,54 0,78

Toplam: 120 10 8 8,00 7 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe Be           B                  b       

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E CD D           B D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik cdeC                 B                  

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen bd e                

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 0 14
PARAGRAF YORUMU 18 1 1 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHED ALMANSOUR 2411 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,063 150,820 8 117 2418 11396 11396

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 4,19 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,17 2,89 2,87

Matematik-1 40 9 31 1,25 3 0,00 1,13 2,68

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,14 0,14 0,19

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,06 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,25 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,44 0,54 0,78

Toplam: 120 24 96 0,00 0 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe dbeaeecbddacadacbeCdAcdBacDDebbaCdebceAe

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal dbCceaabDbadeACddBEa     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik acCbdeAbdaBdeAAbcdeabaBdceCBdadbeedabCde

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen ebCdabeDdcabaedbceda

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 7 0
PARAGRAF YORUMU 18 1 17 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 17 29
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 1 3 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 4 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 3 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKER 2575 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,688 150,820 1 41 1415 4494 4494

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 9 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 4,19 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,39 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,61 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 3,17 2,89 2,87

Toplam: 120 25 29 17,75 15 6,92 11,29 13,47

TYT Türkçe BCDEcBAEaAbaDBbAbcaa   aeaDDe bdCcCDEcAB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E ebdabEeCabdACecc D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE YAVUY 2080 11J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 2,42 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,42 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,08 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,67 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 8 -1,00 -3 -0,67 1,13 2,68

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,08 0,14 0,19

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,25 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,58 0,10 0,18

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 0,75 0,54 0,78

Toplam: 120 16 69 -1,25 -1 5,17 11,29 13,47

TYT Türkçe deDabBbbdAbbDeeAbcdaccCceabeAbedbbabdada

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal cCecdeddbCaebeddEcEa     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ddCebdeaa                               

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen aaaCaacedbaEEaAb    

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 2 16 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 6 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 3 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BİÇGİ 2234 11J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,030 150,820 2 88 2019 8263 8263

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 3 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 2,42 6,73 7,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,42 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,08 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 2,67 2,89 2,87

Toplam: 120 15 35 6,25 5 5,17 11,29 13,47

TYT Türkçe aCaabBAEdAebbaddeBbbADeBcD DcbdBbcdbaaeB

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal EaeDdccce ab             

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 5 13 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİT TUNCER 2365 11J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,500 150,820 1 62 1742 6336 6336

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 3 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 12 2,00 5 2,42 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,42 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,50 0,78 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,08 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,67 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 2,67 2,89 2,87

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 -0,67 1,13 2,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,14 0,19

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,58 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,75 0,54 0,78

Toplam: 120 17 26 10,50 9 5,17 11,29 13,47

TYT Türkçe aeaaABAEceabaBbd                    b   

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal caaDdDcdDC  CA AEBaD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik ec b                  d                 

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen C aea             A 

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 3 29
PARAGRAF YORUMU 18 3 9 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜJDE BOZKUŞ 2005 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,560 150,820 1 46 1533 5090 5090

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 1 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 11,50 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,78 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 4,00 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 -0,25 1,13 2,68

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -1,00 0,14 0,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,00 0,54 0,78

Toplam: 120 21 23 15,25 13 15,25 11,29 13,47

TYT Türkçe BbDbdaAEdAd DBaADda  D   D  c ddCACDa e 

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal                AEB D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik dd eC  c  a                             

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  aed  a  E          

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 3 57
PARAGRAF YORUMU 18 8 7 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 3 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS ALTUN 2524 11L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 15 -1,75 -4 -0,06 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,12 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,06 0,78 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,06 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,75 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 1,62 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 22 -2,50 -6 -0,81 1,13 2,68

Toplam: 120 8 38 -1,50 -1 1,69 11,29 13,47

TYT Türkçe aCcc cd cAaece     aee a        d       

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal      c     CC    B       

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik aaaaabbbbbccCccDddddeeeeE               

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 18 2 7 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 17 8
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSA DEMİR 2383 11L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,350 150,820 3 110 2317 10510 10510

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 14 -0,50 -1 -0,06 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,12 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,06 0,78 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,06 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,75 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 1,62 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 11 1,25 3 -0,81 1,13 2,68

Toplam: 120 10 33 1,75 1 1,69 11,29 13,47

TYT Türkçe add cec eBda  C be B a  d    c          

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal  ed  b c eb a E cB A     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik  daCCa e adb c AeCd b                   

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 2 14
PARAGRAF YORUMU 18 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 10 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILD IZ 2169 11L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,288 150,820 1 97 2167 9460 9460

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 25 0,75 2 -0,06 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,12 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,06 0,78 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,06 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,75 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 1,62 2,89 2,87

Matematik-1 40 3 11 0,25 1 -0,81 1,13 2,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,12 0,14 0,19

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 0,10 0,18

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,94 0,54 0,78

Toplam: 120 16 49 3,75 3 1,69 11,29 13,47

TYT Türkçe Caba   aecd  abBacbdcbeAdbdBc DCBec dcd 

Cevap Anahtarı A CBCEADDDBBCDAECBDACBDDCAEEABAEDCBBABEDCA

TYT Sosyal bbCbcb E c b Cdcb Ec     

Cevap Anahtarı A ADCCECDEEDCACCEDEBEADDDAC

TYT Matematik ebBCe   B   b  d    b   b  b   c     a a

Cevap Anahtarı A DABCCECBBCBAEBDAACBBCCEAACCCEBBACEBCCDEB

TYT Fen b    E    C    d    

Cevap Anahtarı A DDECCECDEECECDBADBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 4 11 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 6 13
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ALTUNDAĞ 0 11L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,233 150,820 2 107 2249 10027 10027

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 -0,06 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,12 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,06 0,78 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,75 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 1,62 2,89 2,87

Matematik-1 40 5 29 -2,25 -6 -0,81 1,13 2,68

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,12 0,14 0,19

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,81 0,30 0,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,25 0,10 0,18

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,94 0,54 0,78

Toplam: 120 23 81 2,75 2 1,69 11,29 13,47

TYT Türkçe aCbEcdAcEcabacbeDBabcedeab a a d Aec Bda

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal Eddbda baCEaCcabdadD     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik edbaadcEaadcacA*dEba c d eb AbcdDea b cd

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  b dcacDeaCbE A cbAc

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 2 5 29
PARAGRAF YORUMU 18 6 11 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 18 8
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 3 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÖKSÜZ 2863 11Y

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,100 150,820 3 119 2433 11521 11521

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 14 0,50 1 6,38 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 -0,06 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,12 0,78 0,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,19 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,62 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 0,88 2,89 2,87

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,19 1,13 2,68

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,50 0,14 0,19

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,38 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,06 0,10 0,18

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 0,94 0,54 0,78

Toplam: 120 8 33 -0,25 0 9,38 11,29 13,47

TYT Türkçe cb E a c Ab e C a e b C a eb c  a       

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal  Cb ce a  ad   bE a      

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik e be  A   B                             

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  b b  b e a  a  a  e

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 1 3 14
PARAGRAF YORUMU 18 2 4 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 2 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ  ÇELİK 2403 11Y

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,550 150,820 2 47 1573 5328 5328

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 6,38 6,73 7,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 -0,06 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,12 0,78 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,19 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,62 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 0,88 2,89 2,87

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 1,19 1,13 2,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,50 0,14 0,19

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,30 0,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,10 0,18

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,94 0,54 0,78

Toplam: 120 21 27 14,25 12 9,38 11,29 13,47

TYT Türkçe eCDEABAEdAbDbdCAb  b e d e aeaeBCAeDbaAa

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal E d de        Ce c D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik  E b                                    

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen  E    e  d   e      

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 3 43
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 0 2 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN 0 11Y

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 31 -0,75 -2 6,38 6,73 7,15

Toplam: 120 7 31 -0,75 -1 9,38 11,29 13,47

TYT Türkçe cabdAebdbdebDdbADeacda ceaceAcbBdbead Ae

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 3 4 43
PARAGRAF YORUMU 18 2 15 11



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN TEDİM 2781 11Y

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,603 150,820 1 21 1155 3200 3200

Puanı Hesaplanan: 124 2532 12225 12225

Katılımlar: 4 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 6,38 6,73 7,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,06 0,39 0,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,12 0,78 0,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,19 0,84 0,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,62 0,87 0,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 0,88 2,89 2,87

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 1,19 1,13 2,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,50 0,14 0,19

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,38 0,30 0,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,06 0,10 0,18

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 0,94 0,54 0,78

Toplam: 120 34 39 24,25 20 9,38 11,29 13,47

TYT Türkçe BeaEeBAEdAbD dCADdec DCaeD bAbecCA  EB  

Cevap Anahtarı B BCDEABAEEACDDBCADBCEADCBBDDDAECBCACDEBAB

TYT Sosyal ceeabadEDda aAbAac D     

Cevap Anahtarı B ECCDADEEDCECCACAEBEDCADDD

TYT Matematik cEaCCd   bcB                            

Cevap Anahtarı B BECCCAAECCBBCAADBEABCBBCECCBADBEDCCBECAB

TYT Fen eEbCdDa CEC a Aa    

Cevap Anahtarı B CECCEDDDCECEEDADBDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 7 4 2 57
PARAGRAF YORUMU 18 9 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 4 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 3 2 0 67
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP

ŞANLIURFA / HALİLİYE / URFA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN DEMREN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 143 2823 15726 15726

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 0,00 11,29 13,47

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
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