
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ YABANCI DİL TESTİ-1 16 89 509 707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen AYT İngilizce Toplam DİL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,3 10,0 20,95 10,0 5,1 9,03 7,7 3,8 6,51 2,9 3,7 2,29 31,7 22,2 26,09 75,6 44,9 64,87 217,960

Okul Ortalaması 23,0 10,0 20,76 10,0 5,0 9,27 8,0 4,0 6,70 3,0 4,0 2,48 21,4 27,3 14,62 65,4 50,3 53,83 192,780

KATILIMLAR

1 0 MELİKE KAYA 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 64 11 61,25 108 34 100,46 325,969 1 74

2 3282 İBRAHİM SERT 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 55 25 48,75 99 48 87,96 292,969 2 139

3 3520 SUDENAZ BEYAZKUŞ 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 28 22 22,50 72 45 61,71 223,669 3 329

4 0 ELİF CAN 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 30 34 21,50 74 57 60,71 221,029 4 339

5 3278 BÜŞRA TOPRAK 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 24 16 20,00 68 39 59,21 217,069 5 352

6 0 ELİFNUR ÇEVİK 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 21 24 15,00 65 47 54,21 203,869 6 415

7 3273 FATMA AKGÜL 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 18 31 10,25 62 54 49,46 191,329 7 464

8 0 BERHUN AĞAÇ   23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 22 58 7,50 66 81 46,71 184,069 8 522

9 3513 İREM ÜÇBUDAK 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 9 11 6,25 53 34 45,46 180,769 9 541

10 3533 YAREN GEYLA * 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 16 40 6,00 60 63 45,21 180,109 10 547

11 3369 SADUN ÇALIŞKAN 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 10 22 4,50 54 45 43,71 176,149 11 573

12 3522 DAVUT EMRE EGRİK 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 14 43 3,25 58 66 42,46 172,849 12 597

13 3523 HİLAL YILMAZ 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 8 21 2,75 52 44 41,96 171,529 13 604

14 3525 ZEHRA İNCİ 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 8 21 2,75 52 44 41,96 171,529 13 604

15 3317 MAHMUT ÇALIŞKAN 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 11 33 2,75 55 56 41,96 171,529 13 604

16 3479 MUSTAFA ATLI 12Y 23 10 20,76 10 5 9,27 8 4 6,70 3 4 2,48 5 24 -1,00 49 47 38,21
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP 143 2823 15726 15726

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,7 14,3 7,15 4,7 7,2 2,87 4,4 6,9 2,68 1,8 4,0 0,78 21,6 32,4 13,48 150,820

Okul Ortalaması 10,3 14,4 6,73 4,7 7,1 2,89 2,5 5,5 1,13 1,4 3,3 0,54 18,9 30,3 11,29 156,620

KATILIMLAR

1 0 SEMA NUR DURMAZ 11B 19 9 16,75 3 4 2,00 22 7 20,25 9 6 7,50 53 26 46,50 280,553 1 1 575 1089 1089

2 2874 EDA KAYA 11A 26 8 24,00 11 3 10,25 3 2 2,50 9 5 7,75 49 18 44,50 273,580 1 2 606 1202 1202

3 0 MAHMUT KAYA   24 9 21,75 16 4 15,00 6 0 6,00 46 13 42,75 268,278 1 3 650 1317 1317

4 2567 ZEYNEP BAL 11B 24 14 20,50 10 6 8,50 4 5 2,75 6 3 5,25 44 28 37,00 251,285 2 4 785 1742 1742

5 2499 CUMA ŞEN 11E 19 16 15,00 13 6 11,50 7 1 6,75 1 2 0,50 40 25 33,75 241,995 1 5 869 2002 2002

6 0 SUDE YILDIRIM 11A 27 10 24,50 6 13 2,75 4 4 3,00 6 10 3,50 43 37 33,75 240,880 2 6 878 2037 2037

7 4425 SEVDA 11A 19 13 15,75 9 9 6,75 4 3 3,25 8 5 6,75 40 30 32,50 238,373 3 7 902 2119 2119

8 0 TUNA BALTACI 11A 25 10 22,50 7 6 5,50 5 8 3,00 1 6 -0,50 38 30 30,50 231,165 4 8 972 2399 2399

9 2757 M SALİH ERKAPLAN 11A 19 12 16,00 9 7 7,25 5 9 2,75 3 1 2,75 36 29 28,75 226,855 5 9 1012 2550 2550

10 0 İDRİS BAYAT 11A 21 16 17,00 10 9 7,75 6 7 4,25 1 5 -0,25 38 37 28,75 226,605 6 10 1016 2563 2563

11 2902 MERAL ÇANKAYA 11G 23 15 19,25 11 8 9,00 34 23 28,25 224,813 1 11 1044 2668 2668

12 2043 MEDİNE AMİLAĞ 11E 22 11 19,25 10 6 8,50 32 17 27,75 223,303 2 12 1060 2728 2728

13 2116 YUSUF ÇEVİK 11A 23 15 19,25 8 9 5,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 35 32 27,00 221,148 7 13 1076 2806 2806

14 0 HASAN AĞAÇ   13 9 10,75 7 7 5,25 8 3 7,25 3 1 2,75 31 20 26,00 219,233 2 14 1096 2896 2896

15 2894 DAVUT BAYAT 11B 21 14 17,50 8 10 5,50 2 0 2,00 2 3 1,25 33 27 26,25 219,050 3 15 1097 2900 2900

16 2392 ELİF ŞEKER 11B 22 15 18,25 10 9 7,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 33 28 26,00 218,158 4 16 1106 2948 2948

17 2544 BARIŞ UZUN 11B 20 9 17,75 5 5 3,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 30 18 25,50 216,683 5 17 1122 3027 3027

18 2408 NERGİZ YILDIZTEKİN   17 10 14,50 11 6 9,50 2 3 1,25 30 19 25,25 216,370 3 18 1124 3048 3048

19 2335 DİLAN ÇELİK 11E 17 11 14,25 9 7 7,25 3 0 3,00 29 18 24,50 214,138 3 19 1148 3165 3165

20 2686 İLHAN ÇELİK 11B 24 13 20,75 6 8 4,00 1 1 0,75 1 7 -0,75 32 29 24,75 214,018 6 20 1149 3170 3170

21 2781 ROJİN TEDİM 11Y 18 15 14,25 5 13 1,75 4 5 2,75 7 6 5,50 34 39 24,25 213,603 1 21 1155 3200 3200

22 2180 TEVHİDE BALBAY 11B 24 14 20,50 8 8 6,00 0 1 -0,25 1 12 -2,00 33 35 24,25 212,490 7 22 1165 3255 3255

23 2144 SAİT CANOĞLU 11B 21 15 17,25 7 11 4,25 2 0 2,00 1 3 0,25 31 29 23,75 211,493 8 23 1177 3303 3303

24 2572 YAĞMUR ÇİFTÇİ 11E 12 24 6,00 8 12 5,00 13 3 12,25 33 39 23,25 211,435 4 24 1178 3306 3306

25 2629 SEVGİ ASLIM 11A 16 10 13,50 10 4 9,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 28 21 22,75 208,940 8 25 1209 3469 3469

26 2149 DİLAN ATAŞ 11B 21 19 16,25 4 8 2,00 6 6 4,50 31 33 22,75 208,773 9 26 1211 3477 3477

27 2138 ABDULKADİR CIKAY 11A 20 15 16,25 8 11 5,25 4 13 0,75 2 7 0,25 34 46 22,50 207,848 9 27 1222 3533 3533

28 2157 ELİF ÖZDEMİR 11A 12 7 10,25 8 5 6,75 2 6 0,50 5 4 4,00 27 22 21,50 205,758 10 28 1249 3668 3668

29 2370 RUMEYSA AVCI 11B 20 15 16,25 5 9 2,75 3 3 2,25 28 27 21,25 204,153 10 29 1273 3772 3772

30 2205 SERD*  BOZYEL 11G 15 25 8,75 2 2 1,50 8 1 7,75 3 1 2,75 28 29 20,75 203,638 2 30 1278 3794 3794

31 2547 MURAT TOPRAK 11C 20 17 15,75 8 11 5,25 28 28 21,00 203,373 1 31 1280 3813 3813

32 2359 HALİL İBRAHİM KUTLU 11G 15 6 13,50 9 8 7,00 24 14 20,50 202,155 3 32 1297 3885 3885

33 2971 AHMET POLAT 11C 10 8 8,00 10 10 7,50 5 5 3,75 25 23 19,25 199,245 2 33 1334 4071 4071

34 2432 DİCLENUR TOPRAK 11E 14 9 11,75 9 7 7,25 2 9 -0,25 25 25 18,75 197,098 5 34 1362 4230 4230

35 2107 FETHİYE ÇELLİK 11F 10 12 7,00 9 10 6,50 5 10 2,50 5 10 2,50 29 42 18,50 197,060 1 35 1363 4234 4234

36 2668 MEDİNE AKGÜL 11E 15 10 12,50 7 6 5,50 2 5 0,75 24 21 18,75 197,000 6 36 1365 4238 4238

37 2962 FURKAN POLAT 11C 13 9 10,75 1 3 0,25 10 14 6,50 2 4 1,00 26 30 18,50 196,513 3 37 1371 4269 4269

38 2251 ELİF KILIÇ 11A 18 13 14,75 4 11 1,25 5 11 2,25 27 35 18,25 195,288 11 38 1390 4371 4371

39 2652 MSAMET HATİPOĞLU 11A 16 23 10,25 8 12 5,00 7 17 2,75 2 9 -0,25 33 61 17,75 194,263 12 39 1403 4444 4444

40 0 BOZAN DEMİR 11E 14 2 13,50 5 3 4,25 19 5 17,75 193,850 7 40 1411 4478 4478

41 2575 ZEYNEP AKER 11H 19 17 14,75 6 12 3,00 25 29 17,75 193,688 1 41 1415 4494 4494

42 2739 GÜLER YUSUF 11D 8 3 7,25 8 3 7,25 2 9 -0,25 3 3 2,25 21 18 16,50 190,978 1 42 1458 4715 4715

43 2706 ABDÜLKADİR ÇALAĞIR 11E 4 3 3,25 8 2 7,50 6 2 5,50 0 2 -0,50 18 9 15,75 189,123 8 43 1482 4866 4866

44 0 UMUT 11D 16 13 12,75 5 10 2,50 1 2 0,50 22 25 15,75 187,908 2 44 1507 4980 4980

45 2769 EMİNE YAVUZ 11C 9 2 8,50 5 6 3,50 5 7 3,25 1 3 0,25 20 18 15,50 187,715 4 45 1512 4999 4999

46 2005 MÜJDE BOZKUŞ 11K 15 14 11,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 21 23 15,25 186,560 1 46 1533 5090 5090

47 2403 DENİZ  ÇELİK 11Y 16 18 11,50 3 5 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 21 27 14,25 183,550 2 47 1573 5328 5328

48 2960 HASAN KAKIM 11H 11 13 7,75 9 8 7,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 21 29 13,75 182,498 2 48 1585 5424 5424
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,7 14,3 7,15 4,7 7,2 2,87 4,4 6,9 2,68 1,8 4,0 0,78 21,6 32,4 13,48 150,820

Okul Ortalaması 10,3 14,4 6,73 4,7 7,1 2,89 2,5 5,5 1,13 1,4 3,3 0,54 18,9 30,3 11,29 156,620

KATILIMLAR

49 2819 GÜLÇİN ÇAKMAK 11C 14 11 11,25 3 7 1,25 1 13 -2,25 5 6 3,50 23 37 13,75 182,203 5 49 1591 5458 5458

50 2576 YUNUSEMRE ASLAN 11E 6 6 4,50 11 8 9,00 17 14 13,50 182,185 9 50 1592 5460 5460

51 2559 MEHMET AKBABA 11B 12 19 7,25 3 12 0,00 9 7 7,25 1 8 -1,00 25 46 13,50 181,788 11 51 1600 5492 5492

52 2659 İSLİM KOYUNCU 11G 18 20 13,00 1 2 0,50 19 22 13,50 181,080 4 52 1611 5547 5547

53 2407 SÜMEYYE ESEDOĞLU 11C 11 16 7,00 3 5 1,75 4 0 4,00 18 21 12,75 179,595 6 53 1629 5670 5670

54 2214 İBRAHİM TEPE 11G 14 26 7,50 8 11 5,25 22 37 12,75 179,530 5 54 1630 5678 5678

55 2491 MELEK AVCI 11A 9 16 5,00 7 4 6,00 1 1 0,75 1 3 0,25 18 24 12,00 177,600 13 55 1664 5874 5874

56 2323 İDEY OKUR 11D 12 15 8,25 1 7 -0,75 4 7 2,25 3 3 2,25 20 32 12,00 177,258 3 56 1671 5910 5910

57 2589 M  ATİH YILDIRIM 11F 11 12 8,00 6 8 4,00 17 20 12,00 177,200 2 57 1673 5917 5917

58 0 MUHAMMED DAŞ 11D 12 22 6,50 5 11 2,25 3 4 2,00 1 0 1,00 21 37 11,75 176,680 4 58 1682 5969 5969

59 2568 SENANUR ERBİL 11G 11 8 9,00 4 10 1,50 1 0 1,00 16 18 11,50 175,600 6 59 1704 6074 6074

60 2999 DİLAN KESKİN 11C 9 12 6,00 8 6 6,50 0 5 -1,25 17 23 11,25 175,145 7 60 1714 6136 6136

61 2126 GÜLSÜM BAŞBOĞA 11B 8 18 3,50 5 11 2,25 5 2 4,50 3 10 0,50 21 41 10,75 174,030 12 61 1734 6274 6274

62 2365 SAİT TUNCER 11J 5 12 2,00 10 7 8,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 17 26 10,50 173,500 1 62 1742 6336 6336

63 2730 ÜMMÜ GÜLSÜM AKSOY 11G 14 16 10,00 3 7 1,25 1 6 -0,50 18 29 10,75 173,165 7 63 1747 6364 6364

64 2000 ENSAR IŞIK 11C 9 26 2,50 5 8 3,00 8 17 3,75 4 13 0,75 26 64 10,00 171,905 8 64 1772 6522 6522

65 2634 SEMA TAVAŞ 11G 11 12 8,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 16 10,00 171,150 8 65 1783 6626 6626

66 2309 ELİFNUR ASLAN 11D 7 9 4,75 6 6 4,50 1 2 0,50 14 17 9,75 170,828 5 66 1793 6660 6660

67 0 FATİH KAN   12 21 6,75 6 13 2,75 18 34 9,50 169,813 4 67 1809 6776 6776

68 2715 HATİCE AŞAR 11C 11 9 8,75 2 15 -1,75 5 9 2,75 3 13 -0,25 21 46 9,50 169,543 9 68 1819 6819 6819

69 2808 BERFİN DOĞAN 11G 11 6 9,50 11 6 9,50 169,455 9 69 1820 6832 6832

70 2081 EMNE LEDAA 11D 8 32 0,00 9 11 6,25 10 30 2,50 4 16 0,00 31 89 8,75 168,425 6 70 1839 6993 6993

71 2684 MEDİNE ŞİKAK 11G 13 27 6,25 5 6 3,50 0 3 -0,75 18 36 9,00 168,368 10 71 1842 7000 7000

72 2339 MEHMED Ç FTÇ 11B 7 11 4,25 4 3 3,25 3 9 0,75 2 6 0,50 16 29 8,75 167,893 13 72 1853 7078 7078

73 2873 MEHMET ŞAHAP 11G 10 20 5,00 5 9 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 17 33 8,75 167,805 11 73 1855 7089 7089

74 2529 BERFİN AKBABA 11H 9 15 5,25 5 5 3,75 0 2 -0,50 14 22 8,50 166,988 3 74 1870 7201 7201

75 2519 BAHAR ASLAN 11G 13 26 6,50 5 10 2,50 2 11 -0,75 20 47 8,25 166,040 12 75 1883 7328 7328

76 2612 HATİCE TAŞÇI 11H 2 2 1,50 6 0 6,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 10 8 8,00 165,935 4 76 1886 7342 7342

77 2561 SÜLEYMAN ÇANKAYA 11F 5 3 4,25 0 2 -0,50 5 3 4,25 10 8 8,00 165,608 3 77 1894 7397 7397

78 2635 ÖMER FARUK EKİNCİ 11D 8 12 5,00 4 9 1,75 3 7 1,25 15 28 8,00 165,560 7 78 1897 7413 7413

79 2553 M EMİN YAKUT 11F 10 16 6,00 4 8 2,00 14 24 8,00 165,380 4 79 1901 7431 7431

80 2289 ALİ KILIÇ 11G 9 22 3,50 7 10 4,50 7 25 0,75 2 12 -1,00 25 69 7,75 164,910 13 80 1909 7485 7485

81 2871 MUHAMMED REŞAT ERDEM11C 7 24 1,00 5 9 2,75 6 11 3,25 2 7 0,25 20 51 7,25 163,775 10 81 1930 7668 7668

82 2124 SEHER ÇİFTÇİ 11D 11 15 7,25 11 15 7,25 162,953 8 82 1951 7794 7794

83 2775 MEHMET BUĞURCA 11F 6 9 3,75 5 10 2,50 1 2 0,50 12 21 6,75 161,898 5 83 1971 7935 7935

84 2848 ZEYNEP AFRA GİRİT 11F 9 20 4,00 5 10 2,50 14 30 6,50 161,110 6 84 1989 8066 8066

85 0 DAĞ MAHMUT 11D 6 7 4,25 3 6 1,50 4 10 1,50 0 3 -0,75 13 26 6,50 161,048 9 85 1991 8080 8080

86 2551 SERHAT SAMET UÇAR   6 17 1,75 7 10 4,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 14 31 6,25 160,668 5 86 2001 8150 8150

87 2588 HANIM ÇİFTÇİ 11C 8 18 3,50 1 1 0,75 3 6 1,50 1 2 0,50 13 27 6,25 160,440 11 87 2006 8198 8198

88 2234 EMİNE BİÇGİ 11J 13 26 6,50 2 9 -0,25 15 35 6,25 160,030 2 88 2019 8263 8263

89 2448 SÜMEYYE RAMAT 11C 4 11 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 10 17 5,75 159,203 12 89 2041 8396 8396

90 2592 ESRA HAN CRI 11H 7 5 5,75 7 5 5,75 158,618 5 90 2048 8486 8486

91 2765 EMİN ŞEP 11C 10 26 3,50 6 11 3,25 7 27 0,25 2 15 -1,75 25 79 5,25 157,330 13 91 2081 8688 8688

92 0 11D 2 3 1,25 5 5 3,75 7 8 5,00 156,938 10 92 2093 8771 8771

93 2918 ABDULBAKİ KAMA 11G 8 14 4,50 3 12 0,00 1 2 0,50 12 28 5,00 156,515 14 93 2100 8870 8870

94 2656 FATMA YARDIMCI 11H 10 30 2,50 5 14 1,50 15 44 4,00 153,755 6 94 2150 9362 9362

95 2504 BAKIR KONDU 11F 7 16 3,00 3 5 1,75 2 11 -0,75 12 32 4,00 153,690 7 95 2154 9381 9381

96 2875 HÜSEYİN TAŞ 11G 6 8 4,00 6 8 4,00 153,560 15 96 2162 9419 9419
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Genel Ortalama 10,7 14,3 7,15 4,7 7,2 2,87 4,4 6,9 2,68 1,8 4,0 0,78 21,6 32,4 13,48 150,820

Okul Ortalaması 10,3 14,4 6,73 4,7 7,1 2,89 2,5 5,5 1,13 1,4 3,3 0,54 18,9 30,3 11,29 156,620

KATILIMLAR

97 2169 MERVE YILD IZ 11L 7 25 0,75 4 11 1,25 3 11 0,25 2 2 1,50 16 49 3,75 153,288 1 97 2167 9460 9460

98 2268 HALİL 11G 11 29 3,75 11 29 3,75 152,838 16 98 2179 9552 9552

99 0 İSMAİL YEKA 11 2 2 1,50 2 6 0,50 4 10 1,50 8 18 3,50 152,375 1 99 2188 9621 9621

100 0 ALİ SAYIK 11H 9 30 1,50 7 13 3,75 0 6 -1,50 2 9 -0,25 18 58 3,50 152,365 7 100 2189 9626 9626

101 2753 FEVZİ KIZILTAŞ   3 4 2,00 6 12 3,00 1 0 1,00 0 10 -2,50 10 26 3,50 152,210 6 101 2192 9665 9665

102 2310 MUSA SUVARİGİL 11F 7 12 4,00 3 13 -0,25 2 7 0,25 0 2 -0,50 12 34 3,50 152,030 8 102 2202 9713 9713

103 2530 İDAL NUR YAŞARSOY 11G 11 27 4,25 2 11 -0,75 4 16 0,00 17 54 3,50 152,018 17 103 2203 9714 9714

104 2881 ZEYNEP MATAR 11F 3 11 0,25 3 5 1,75 2 3 1,25 8 19 3,25 151,783 9 104 2209 9747 9747

105 2223 FATIMA IRMAK 11E 9 31 1,25 4 16 0,00 2 0 2,00 15 47 3,25 151,733 10 105 2213 9754 9754

106 2259 ERVA ÇİFTÇİ 11F 6 15 2,25 3 6 1,50 2 11 -0,75 11 32 3,00 150,768 10 106 2239 9925 9925

107 0 SİMAY ALTUNDAĞ 11L 8 27 1,25 5 14 1,50 5 29 -2,25 5 11 2,25 23 81 2,75 150,233 2 107 2249 10027 10027

108 2473 YU*S  EMRE ÇEÇAN   2 3 1,25 2 3 1,25 4 6 2,50 149,388 7 108 2270 10168 10168

109 2736 11A 5 11 2,25 5 11 2,25 148,503 14 109 2290 10349 10349

110 2383 İSA DEMİR 11L 3 14 -0,50 3 8 1,00 4 11 1,25 10 33 1,75 147,350 3 110 2317 10510 10510

111 2462 AFRA BADILLI 11F 2 9 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 5 13 1,75 147,318 11 111 2319 10514 10514

112 2513 HALİL AKÇA 11D 11 29 3,75 6 32 -2,00 17 61 1,75 146,798 11 112 2332 10618 10618

113 2838 YUSUF ALTIN 11B 5 17 0,75 2 6 0,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 10 35 1,25 145,668 14 113 2350 10823 10823

114 0 EMİN KARAGÖZ 11D 2 4 1,00 2 4 1,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 6 19 1,25 145,575 12 114 2357 10878 10878

115 284 MEHMET SAİT KILIÇ 11F 4 12 1,00 0 9 -2,25 3 10 0,50 3 6 1,50 10 37 0,75 144,195 12 115 2387 11096 11096

116 0 MUHAMMED ÇEDE 11B 0 7 -1,75 4 11 1,25 3 8 1,00 7 26 0,50 143,738 15 116 2396 11179 11179

117 2411 ŞEHED ALMANSOUR 11H 7 33 -1,25 6 14 2,50 9 31 1,25 2 18 -2,50 24 96 0,00 142,063 8 117 2418 11396 11396

118 2206 11 4 12 1,00 0 10 -2,50 4 10 1,50 8 32 0,00 141,930 2 118 2420 11409 11409

119 2863 AZRA ÖKSÜZ 11Y 4 14 0,50 2 8 0,00 2 3 1,25 0 8 -2,00 8 33 -0,25 141,100 3 119 2433 11521 11521

120 2023 ABDUSSAMED AKTAŞ 11D 7 22 1,50 2 12 -1,00 0 11 -2,75 4 10 1,50 13 55 -0,75 139,600 13 120 2453 11662 11662

121 2357 SADIK DEMİR 11G 5 27 -1,75 1 16 -3,00 6 15 2,25 3 6 1,50 15 64 -1,00 139,268 18 121 2456 11695 11695

122 2901 CANAN CANBEG 11F 3 9 0,75 1 9 -1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 22 -1,50 137,363 13 122 2479 11862 11862

123 2510 BUCAK VEYSEL 11D 2 4 1,00 4 5 2,75 0 15 -3,75 0 7 -1,75 6 31 -1,75 136,515 14 123 2486 11895 11895

124 2563 SEMA NUR ÖZCAN 11F 9 31 1,25 0 20 -5,00 7 25 0,75 16 76 -3,00 132,778 14 124 2505 12053 12053

125 2536 FATİMA ALTINGÖZ 11F 2 8 0,00 8 10 5,50 1 4 0,00 11 22 5,50

126 2438 ROJHAT 11A 7 6 5,50 0 3 -0,75 7 9 4,75

127 2983 YUSUF İZCİ 11F 2 18 -2,50 8 12 5,00 0 6 -1,50 10 36 1,00

128 2650 ELİFNUR ULAŞ 11H 1 0 1,00 1 0 1,00

129 2094 HEKİM ARSLAN 11G 1 3 0,25 1 3 0,25

130 0 EMİN DEMREN 12D 0 0 0,00

131 2995 MUSTAFALAĞAÇ İ 11G 0 0 0,00

132 2099 11D 0 0 0,00

133 2888 KADİR ASLANTAŞ 11G 0 0 0,00

134 2539 FUNDA BAŞKURT 11E 1 7 -0,75 4 9 1,75 0 6 -1,50 5 22 -0,50

135 0 NESLİHAN 11Y 7 31 -0,75 7 31 -0,75

136 2080 ADİLE YAVUY 11J 7 33 -1,25 4 16 0,00 1 8 -1,00 4 12 1,00 16 69 -1,25

137 158 ASIS AKIAM 11D 8 32 0,00 2 12 -1,00 3 19 -1,75 3 6 1,50 16 69 -1,25

138 2524 FİRDEVS ALTUN 11L 2 15 -1,75 3 1 2,75 3 22 -2,50 8 38 -1,50

139 2125 YUNUS EMRE AGAÇ 11G 4 26 -2,50 4 26 -2,50

140 2194 11A 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 7 0,25 0 5 -1,25 3 23 -2,75

141 2150 ZEYNEP 11D 0 18 -4,50 0 18 -4,50

142 0 FERİDE DEMİR 11 2 27 -4,75 3 17 -1,25 3 16 -1,00 5 11 2,25 13 71 -4,75

143 2837 M EREN BLÜBÜL 11G 1 23 -4,75 3 9 0,75 2 14 -1,50 1 3 0,25 7 49 -5,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP 143 2823 15726 15726

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,7 14,3 7,15 4,7 7,2 2,87 4,4 6,9 2,68 1,8 4,0 0,78 21,6 32,4 13,48 150,820

Okul Ortalaması 10,3 14,4 6,73 4,7 7,1 2,89 2,5 5,5 1,13 1,4 3,3 0,54 18,9 30,3 11,29 156,620
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