
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP -5 286 3520 19606 19606

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 15,6 6,93 5,8 6,9 4,08 4,1 6,2 2,52 2,0 4,1 0,96 22,7 32,7 14,49 155,960

Okul Ortalaması 9,6 16,4 5,49 5,1 7,2 3,33 2,8 7,8 0,87 1,8 5,0 0,52 19,3 36,3 10,21 151,490

KATILIMLAR

1 2778 SEMA NUR DURMAZ 11B 27 8 25,00 9 1 8,75 22 3 21,25 10 3 9,25 68 15 64,25 333,155 1 1 294 573 573

2 0 SUDE YILDIRIM 11 28 8 26,00 14 5 12,75 2 1 1,75 8 9 5,75 52 23 46,25 278,525 1 2 591 1542 1542

3 2138 KADİR CIKAY 11A 26 11 23,25 14 4 13,00 4 7 2,25 7 6 5,50 51 28 44,00 272,078 1 3 637 1731 1731

4 2442 ASİYE DOĞAN 11E 27 10 24,50 14 6 12,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 46 22 40,50 261,275 1 4 717 2097 2097

5 2499 C* A ŞEN 11E 21 14 17,50 16 3 15,25 3 1 2,75 1 0 1,00 41 18 36,50 249,995 2 5 799 2544 2544

6 2070 FIRAT YAŞAR 11A 26 12 23,00 12 5 10,75 1 0 1,00 2 2 1,50 41 19 36,25 248,545 2 6 816 2622 2622

7 2686 İLHAN ÇELİK 11B 24 8 22,00 13 4 12,00 2 2 1,50 39 14 35,50 246,410 2 7 834 2720 2720

8 2874 A 11A 20 6 18,50 14 3 13,25 5 7 3,25 39 16 35,00 245,425 3 8 848 2772 2772

9 0 MİCHAL JUNİOR   MS E 11 15 8 13,00 16 4 15,00 4 3 3,25 4 4 3,00 39 19 34,25 243,865 2 9 857 2834 2834

10 2194 BARAN KANCAK 11 16 8 14,00 12 2 11,50 7 0 7,00 2 3 1,25 37 13 33,75 242,155 3 10 877 2920 2920

11 2116 YUSUF ÇEVİK 11A 26 12 23,00 12 7 10,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 39 21 33,75 240,915 4 11 886 2987 2987

12 2147 ZEHRA DONDAR 11E 21 18 16,50 17 3 16,25 38 21 32,75 238,760 3 12 910 3110 3110

13 0 YUNUSEMRE ASLAN 11E 21 14 17,50 16 3 15,25 37 17 32,75 238,630 4 13 913 3114 3114

14 2639 İREM AKYÜREK 11A 21 11 18,25 8 6 6,50 0 1 -0,25 9 4 8,00 38 22 32,50 238,098 5 14 918 3130 3130

15 2148 TUNA BALTACI 11A 20 14 16,50 5 5 3,75 10 3 9,25 3 1 2,75 38 23 32,25 237,360 6 15 929 3175 3175

16 2496 FİLİZNUR TAŞ AN 11E 22 13 18,75 14 3 13,25 36 16 32,00 236,203 5 16 941 3228 3228

17 2754 BEYZANUR ŞİFA 11A 28 9 25,75 5 4 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 36 15 32,25 236,078 7 17 943 3239 3239

18 2120 S E V D A  K R B K 11A 17 15 13,25 13 6 11,50 2 2 1,50 6 3 5,25 38 26 31,50 235,618 8 18 948 3259 3259

19 2611 MERYEM ARIKAN 11B 23 6 21,50 10 5 8,75 33 11 30,25 230,560 3 19 1006 3542 3542

20 2043 MEDİNE AMİLAĞ 11E 20 6 18,50 11 3 10,25 1 0 1,00 32 9 29,75 229,440 6 20 1020 3615 3615

21 2117 ĞEYMANUR SEVİM 11Y 17 15 13,25 13 5 11,75 3 4 2,00 2 0 2,00 35 24 29,00 227,938 1 21 1035 3694 3694

22 2438 MULEKA  ŞİMŞEK 11A 16 7 14,25 12 2 11,50 1 1 0,75 2 0 2,00 31 10 28,50 226,298 9 22 1049 3775 3775

23 2403 ELİZ   ALKOÇ 11A 20 14 16,50 9 6 7,50 4 4 3,00 3 6 1,50 36 30 28,50 225,985 10 23 1052 3798 3798

24 2348 ÖMER ASAF KIRICI 11D 20 13 16,75 8 3 7,25 3 1 2,75 3 5 1,75 34 22 28,50 225,963 1 24 1053 3801 3801

25 2491 MELEK AVCI 11A 19 15 15,25 9 6 7,50 2 2 1,50 4 1 3,75 34 24 28,00 224,728 11 25 1063 3876 3876

26 2359 HALİL İBRAHİM KUTLU 11G 17 6 15,50 13 2 12,50 30 8 28,00 224,545 1 26 1065 3882 3882

27 0 NEVİN AĞIREL 11Y 15 6 13,50 11 3 10,25 4 0 4,00 30 9 27,75 224,210 2 27 1071 3917 3917

28 2652 MSAMET HATİPOĞLU 11A 17 21 11,75 11 8 9,00 7 11 4,25 5 11 2,25 40 51 27,25 222,858 12 28 1085 4004 4004

29 2432 DİCLE NUR TOPRAK 11E 18 14 14,50 13 5 11,75 1 0 1,00 32 19 27,25 222,410 7 29 1090 4025 4025

30 2860 FER DA  KA  TAŞ 11A 19 15 15,25 7 3 6,25 2 2 1,50 4 3 3,25 32 23 26,25 219,423 13 30 1122 4230 4230

31 2237 BÜŞRA GL PARMAK 11B 18 13 14,75 13 6 11,50 31 19 26,25 219,358 4 31 1123 4239 4239

32 0 DAVUT BAYAT   18 16 14,00 12 7 10,25 1 1 0,75 2 5 0,75 33 29 25,75 217,975 1 32 1144 4349 4349

33 2408 NERGİZ YILDIZTEKİN   14 6 12,50 12 3 11,25 2 1 1,75 28 10 25,50 217,385 2 33 1151 4397 4397

34 2111 LEYLA SE * EŞK İ 11Y 28 8 26,00 28 8 26,00 217,140 3 34 1152 4404 4404

35 2107 FETHİYE ÇELLİK 11F 11 6 9,50 13 5 11,75 3 8 1,00 5 8 3,00 32 27 25,25 217,140 1 34 1152 4404 4404

36 0 GAMZE H Y   18 11 15,25 4 3 3,25 7 2 6,50 29 16 25,00 215,518 3 36 1175 4525 4525

37 2774 VELİ KARAKEÇİLİ 11A 16 4 15,00 5 2 4,50 5 3 4,25 26 9 23,75 213,895 14 37 1198 4642 4642

38 2160 ALİ  VİRAN   14 14 10,50 15 4 14,00 0 1 -0,25 29 19 24,25 213,870 4 38 1199 4644 4644

39 2180 TEVHİDE BALBAY 11 21 16 17,00 9 6 7,50 1 4 0,00 31 26 24,50 213,780 4 39 1202 4654 4654

40 2447 MAHMUT KARACA 11D 13 2 12,50 5 1 4,75 7 4 6,00 1 0 1,00 26 7 24,25 213,650 2 40 1204 4660 4660

41 2536 FATİMA ALTINGÖZ 11F 21 9 18,75 7 5 5,75 28 14 24,50 213,553 2 41 1207 4667 4667

42 0 FURKAN PLT 11C 19 20 14,00 4 4 3,00 9 12 6,00 2 3 1,25 34 39 24,25 213,465 1 42 1208 4672 4672

43 2354 RUNADİS TRUK 11K 9 1 8,75 10 7 8,25 6 2 5,50 3 7 1,25 28 17 23,75 212,638 1 43 1219 4728 4728

44 2122 MAHMUT KAYA 11C 24 8 22,00 2 1 1,75 26 9 23,75 210,865 2 44 1246 4867 4867

45 2736 HALİL DEMİR 11A 17 15 13,25 10 2 9,50 0 2 -0,50 3 8 1,00 30 27 23,25 210,533 15 45 1249 4891 4891

46 2629 SEVGİ ASLIM 11A 14 20 9,00 13 3 12,25 4 13 0,75 31 36 22,00 207,300 16 46 1295 5150 5150

47 2547 MURAT TOPRAK 11C 13 9 10,75 13 7 11,25 26 16 22,00 207,043 3 47 1300 5180 5180

48 2733 MERVE BULUT 11A 19 14 15,50 3 4 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 27 20 22,00 206,535 17 48 1308 5235 5235
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 15,6 6,93 5,8 6,9 4,08 4,1 6,2 2,52 2,0 4,1 0,96 22,7 32,7 14,49 155,960

Okul Ortalaması 9,6 16,4 5,49 5,1 7,2 3,33 2,8 7,8 0,87 1,8 5,0 0,52 19,3 36,3 10,21 151,490

KATILIMLAR

49 2902 MERAL ÇANKAYA 11G 19 15 15,25 9 10 6,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 31 37 21,75 205,693 2 49 1321 5295 5295

50 2191 CUMAALİKILINÇ 11E 10 30 2,50 17 3 16,25 1 3 0,25 3 4 2,00 31 40 21,00 205,175 8 50 1330 5346 5346

51 2472 GAMZE NUR 11B 19 15 15,25 4 3 3,25 4 5 2,75 27 23 21,25 204,193 5 51 1339 5428 5428

52 2144 SAİT CANOĞLU 11B 11 17 6,75 11 5 9,75 4 0 4,00 26 22 20,50 203,193 6 52 1361 5523 5523

53 2158 RA AN ALABIDALAZİZ 11A 9 12 6,00 5 7 3,25 8 11 5,25 7 5 5,75 29 35 20,25 202,605 18 53 1368 5566 5566

54 2659 İSLİM KOYUNCU 11G 19 17 14,75 8 12 5,00 2 5 0,75 29 34 20,50 201,993 3 54 1373 5624 5624

55 0 İBRAHİM YAVUZ 11E 16 14 12,50 9 6 7,50 1 3 0,25 26 23 20,25 201,530 9 55 1384 5674 5674

56 2358 HÜSEYİN KAV 11D 16 10 13,50 3 2 2,50 5 3 4,25 24 15 20,25 201,400 3 56 1388 5687 5687

57 2772 ASLI ASLAN 11D 8 31 0,25 8 12 5,00 13 27 6,25 10 10 7,50 39 80 19,00 199,648 4 57 1414 5830 5830

58 2005 MÜJDE BOZKUŞ 11K 16 14 12,50 2 3 1,25 1 4 0,00 7 7 5,25 26 28 19,00 197,965 2 58 1443 5956 5956

59 2214 İBRAHİM TEPE 11G 12 25 5,75 14 6 12,50 26 31 18,25 196,368 4 59 1460 6074 6074

60 2843 MUSTAFA TOPRAK 11F 6 1 5,75 13 3 12,25 19 4 18,00 195,613 3 60 1475 6139 6139

61 2668 MEDİNE AKGÜL 11E 17 12 14,00 7 9 4,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 25 27 18,25 195,285 10 61 1481 6164 6164

62 2730 ÜMMÜ GÜLSÜM AKSOY 11G 14 16 10,00 10 8 8,00 1 4 0,00 25 28 18,00 195,060 5 62 1487 6188 6188

63 2323 İDEY OKUR 11D 17 9 14,75 3 2 2,50 6 21 0,75 26 32 18,00 194,443 5 63 1502 6254 6254

64 2568 SENANUR ERBİL 11G 17 10 14,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 21 13 17,75 193,720 6 64 1514 6330 6330

65 0 ZEHRA NUR EMET AR 11L 13 10 10,50 5 1 4,75 3 4 2,00 21 15 17,25 192,810 1 65 1533 6414 6414

66 2305 SEHER CIKLA 11K 17 22 11,50 0 3 -0,75 4 8 2,00 7 11 4,25 28 44 17,00 192,015 3 66 1544 6480 6480

67 2300 SUDE EKİCİ 11K 12 13 8,75 5 6 3,50 6 6 4,50 23 25 16,75 191,628 4 67 1547 6502 6502

68 0 KÜBRA ÇİTKAN 11E 19 8 17,00 19 8 17,00 191,130 11 68 1556 6547 6547

69 2684 MEDİNE ŞİKAK 11G 18 19 13,25 4 3 3,25 1 3 0,25 23 25 16,75 190,863 7 69 1558 6576 6576

70 2126 GÜLSÜM BAŞBOĞA 11B 9 5 7,75 9 0 9,00 0 1 -0,25 18 6 16,50 190,823 7 70 1561 6580 6580

71 2587 MUHAMMEDBAKIRAY 11E 7 10 4,50 13 5 11,75 20 15 16,25 190,490 12 71 1565 6610 6610

72 2202 BERİVAN KURT 11F 14 7 12,25 7 11 4,25 1 4 0,00 22 22 16,50 190,238 4 72 1569 6635 6635

73 2205 SERDAR BOZYEL 11G 18 14 14,50 3 4 2,00 21 18 16,50 189,945 8 73 1574 6662 6662

74 283 HASAN AĞAÇ 11C 11 6 9,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 19 11 16,25 189,820 4 74 1579 6674 6674

75 2999 DİLAN KESKİN 11C 8 10 5,50 6 6 4,50 1 1 0,75 6 3 5,25 21 20 16,00 189,815 5 75 1580 6676 6676

76 2240 AHMET UĞUR AĞAÇ 11L 8 3 7,25 8 7 6,25 3 6 1,50 1 0 1,00 20 16 16,00 189,418 2 76 1584 6712 6712

77 2555 NURSELİN ÇİMTAY 11K 16 19 11,25 1 0 1,00 4 1 3,75 21 20 16,00 189,008 5 77 1590 6747 6747

78 2918 ABDUL AKİ KAMA 11G 18 19 13,25 4 5 2,75 22 24 16,00 188,598 9 78 1599 6794 6794

79 2781 DOREAMON ROJİN TEDİM11Y 10 6 8,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 18 10 15,50 187,815 4 79 1610 6865 6865

80 2498 MAZLUM YİLANCI 11E 16 23 10,25 7 7 5,25 23 30 15,50 187,478 13 80 1613 6899 6899

81 2473 YUNUS EMRE ÇEÇAN 11G 16 20 11,00 6 6 4,50 22 26 15,50 187,380 10 81 1615 6906 6906

82 2723 RESUL ÖZDEMİR 11I 13 27 6,25 9 11 6,25 11 29 3,75 3 17 -1,25 36 84 15,00 186,438 1 82 1630 6999 6999

83 0 PİCARDİ 11I 11 19 6,25 8 12 5,00 10 20 5,00 3 17 -1,25 32 68 15,00 186,438 1 82 1630 6999 6999

84 2788 RÜMEYSA TAŞKIRAN 11F 18 17 13,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 21 23 15,25 186,268 5 84 1635 7018 7018

85 2001 GAHİR EDAHEŞ 11K 7 12 4,00 4 9 1,75 11 11 8,25 3 9 0,75 25 41 14,75 186,055 6 85 1638 7039 7039

86 2098 SÜHEYBE AKIL 11A 7 3 6,25 7 10 4,50 5 7 3,25 2 5 0,75 21 25 14,75 185,763 19 86 1641 7065 7065

87 2433 ZEHRA JBARA 11K 9 22 3,50 9 8 7,00 5 23 -0,75 7 9 4,75 30 62 14,50 185,525 7 87 1646 7093 7093

88 0 UMUT 11D 16 7 14,25 1 1 0,75 17 8 15,00 185,448 6 88 1650 7105 7105

89 2715 HATİCE AŞAR 11C 12 18 7,50 6 8 4,00 3 0 3,00 21 26 14,50 184,815 6 89 1660 7171 7171

90 0 ZEYNEP 11B 6 5 4,75 4 0 4,00 6 5 4,75 1 1 0,75 17 11 14,25 184,448 8 90 1670 7208 7208

91 2975 FATMA KOK MAZ 11C 19 21 13,75 1 1 0,75 20 22 14,50 184,003 7 91 1675 7242 7242

92 0 ĞAYRUNNİSA BULUTT 11Y 9 21 3,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 28 14,00 183,833 5 92 1679 7257 7257

93 2617 HELİN DEMİR 11J 14 23 8,25 8 10 5,50 22 33 13,75 182,453 1 93 1703 7400 7400

94 2074 M ALİ YILDIRIM 11E 15 19 10,25 3 10 0,50 4 6 2,50 1 2 0,50 23 37 13,75 182,213 14 94 1705 7426 7426

95 2539 FUNDA BAŞKURT 11E 8 9 5,75 9 5 7,75 17 14 13,50 182,023 15 95 1715 7453 7453

96 2618 YAĞMUR YILDIZ 11E 13 14 9,50 4 6 2,50 2 2 1,50 19 22 13,50 181,535 16 96 1721 7508 7508
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 15,6 6,93 5,8 6,9 4,08 4,1 6,2 2,52 2,0 4,1 0,96 22,7 32,7 14,49 155,960

Okul Ortalaması 9,6 16,4 5,49 5,1 7,2 3,33 2,8 7,8 0,87 1,8 5,0 0,52 19,3 36,3 10,21 151,490

KATILIMLAR

97 2347 FERİDE HACABO 11C 12 7 10,25 2 5 0,75 5 11 2,25 2 7 0,25 21 30 13,50 181,448 8 97 1723 7519 7519

98 0 BAHAR ASLAN 11G 15 19 10,25 7 13 3,75 0 2 -0,50 22 34 13,50 181,438 11 98 1724 7520 7520

99 2871 MUHAMMED ERDEM 11C 11 18 6,50 7 3 6,25 4 12 1,00 1 6 -0,50 23 39 13,25 181,150 9 99 1727 7548 7548

100 2209 MEHMET 11Z 2 5 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 14 6 12,50 179,763 1 100 1751 7690 7690

101 2333 HÜSEYİN A DERFİL 11B 7 14 3,50 2 3 1,25 9 5 7,75 18 22 12,50 179,295 9 101 1765 7741 7741

102 2544 BARIŞ UZUN   9 6 7,50 6 2 5,50 0 2 -0,50 15 10 12,50 178,775 5 102 1771 7792 7792

103 2003 SARA ELFERHAN 11K 10 25 3,75 10 10 7,50 7 31 -0,75 5 13 1,75 32 79 12,25 178,578 8 103 1776 7811 7811

104 2354 SEYİTAHMET AKSOY 11L 10 26 3,50 11 9 8,75 21 35 12,25 178,540 3 104 1777 7817 7817

105 0 BOZAN ESAT DEMİR 11E 7 8 5,00 7 0 7,00 14 8 12,00 177,590 17 105 1791 7897 7897

106 2819 GÜLÇİN ÇAKMAK 11C 11 10 8,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 7 -0,75 17 20 12,00 177,105 10 106 1806 7964 7964

107 2162 DİLBER KAYA 11E 4 3 3,25 9 2 8,50 13 5 11,75 177,063 18 107 1808 7966 7966

108 2152 MEHMET DOĞAN 11E 3 17 -1,25 13 7 11,25 2 4 1,00 1 3 0,25 19 31 11,25 176,148 19 108 1828 8074 8074

109 2431 FATİMAOUKLA 11A 6 6 4,50 9 11 6,25 2 5 0,75 17 22 11,50 176,145 20 109 1829 8075 8075

110 2365 SAİT TUNCER 11J 7 7 5,25 8 7 6,25 15 14 11,50 176,048 2 110 1832 8088 8088

111 2709 MEHMET ENES KILIÇ 11C 16 22 10,50 2 1 1,75 1 7 -0,75 19 30 11,50 175,365 11 111 1845 8192 8192

112 2900 BETÜL YILDIZ 11Y 12 8 10,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 15 15 11,25 174,665 6 112 1859 8265 8265

113 2825 ELİF NUR TURAK 11A 7 1 6,75 1 6 -0,50 5 1 4,75 13 8 11,00 174,343 21 113 1863 8299 8299

114 2392 ELİF ŞEKER 11B 8 9 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 14 13 10,75 173,718 10 114 1876 8363 8363

115 2769 EMİNE YAVUZ 11C 10 8 8,00 3 3 2,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 15 17 10,75 173,375 12 115 1884 8397 8397

116 2710 HALİL ÇİÇEK 11G 16 21 10,75 16 21 10,75 173,068 12 116 1888 8429 8429

117 2838 YUSUF ALTIN 11B 8 16 4,00 7 3 6,25 15 19 10,25 172,435 11 117 1904 8522 8522

118 2761 YAKUP ÇEKİCİ 11L 13 27 6,25 7 13 3,75 7 25 0,75 3 14 -0,50 30 79 10,25 172,123 4 118 1913 8558 8558

119 2775 MEHMET BUGURCA   9 11 6,25 4 3 3,25 1 2 0,50 14 16 10,00 171,388 6 119 1928 8659 8659

120 2302 RİM MUHAMMEDRAMAZAN11A 9 11 6,25 4 1 3,75 13 12 10,00 171,388 22 119 1928 8659 8659

121 2015 GÜLÇÜN CEYLAN 11K 12 14 8,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 15 20 10,00 171,125 9 121 1933 8697 8697

122 2 İBRAHİ  S Y 11Y 11 27 4,25 7 7 5,25 5 8 3,00 0 11 -2,75 23 53 9,75 170,783 7 122 1945 8743 8743

123 2448 SÜMEYYE RAMAT 11C 7 5 5,75 2 4 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 13 13 9,75 170,678 13 123 1947 8753 8753

124 0 GECE DİYE BİRİSİ 11K 12 20 7,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 17 29 9,75 170,485 10 124 1953 8787 8787

125 2563 SEMA NUR ÖZCAN 11F 9 23 3,25 6 14 2,50 11 29 3,75 26 66 9,50 170,268 6 125 1955 8810 8810

126 2343 RAHMA ELAHMED 11C 12 11 9,25 4 6 2,50 4 16 0,00 1 12 -2,00 21 45 9,75 170,163 14 126 1957 8822 8822

127 0 ZEYNEP MATAR 11F 6 7 4,25 6 2 5,50 1 5 -0,25 13 14 9,50 170,138 7 127 1958 8824 8824

128 2647 ELİF ERDEM 11C 13 8 11,00 2 9 -0,25 4 12 1,00 1 12 -2,00 20 41 9,75 169,935 15 128 1961 8846 8846

129 2109 ABDULLAH İFLAZ 11F 9 29 1,75 13 7 11,25 6 34 -2,50 3 17 -1,25 31 87 9,25 169,658 8 129 1971 8877 8877

130 2960 HASAN KAKIM 11H 3 3 2,25 4 1 3,75 5 7 3,25 12 11 9,25 169,643 1 130 1972 8879 8879

131 2227 FURKAN BUCAK 11B 8 14 4,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 5 2,75 15 24 9,00 168,705 12 131 1985 8977 8977

132 2504 BAKIR KONDU 11F 9 16 5,00 4 2 3,50 1 2 0,50 14 20 9,00 168,550 9 132 1988 8993 8993

133 2032 YUSUF DEMİR 11J 5 11 2,25 7 2 6,50 12 13 8,75 168,133 3 133 1998 9064 9064

134 2484 EYYÜP SABRİ ÇELİK 11F 8 23 2,25 3 14 -0,50 7 16 3,00 6 9 3,75 24 62 8,50 167,528 10 134 2012 9163 9163

135 2476 MAHUT  EMİ  YILDIZ 11F 8 14 4,50 7 12 4,00 15 26 8,50 167,085 11 135 2023 9215 9215

136 2310 MUSA SUVARİGİL 11F 2 11 -0,75 8 7 6,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 14 24 8,00 166,248 12 136 2047 9327 9327

137 2510 BUCAK VEYSEL 11D 2 0 2,00 5 4 4,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 11 13 7,75 165,235 7 137 2069 9448 9448

138 0   8 24 2,00 8 12 5,00 3 9 0,75 19 45 7,75 165,145 7 138 2072 9460 9460

139 2848 ZEYNEP AFRA GİRİT 11F 7 10 4,50 5 2 4,50 0 5 -1,25 12 17 7,75 164,820 13 139 2082 9510 9510

140 0 MUHAMMED D 11D 1 1 0,75 6 7 4,25 4 6 2,50 11 14 7,50 164,653 8 140 2088 9540 9540

141 2080 ADİLE YAVUZ 11J 10 30 2,50 7 13 3,75 2 8 0,00 4 11 1,25 23 62 7,50 164,375 4 141 2097 9588 9588

142 2301 SİMAY ALTUNDAĞ 11L 8 27 1,25 5 13 1,75 8 21 2,75 2 2 1,50 23 63 7,25 163,793 5 142 2109 9685 9685

143 2739 GÜLER YUSUF 11D 2 0 2,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 9 7 7,25 163,715 9 143 2112 9693 9693

144 2249 11I 14 26 7,50 14 26 7,50 163,675 3 144 2115 9699 9699
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Genel Ortalama 10,8 15,6 6,93 5,8 6,9 4,08 4,1 6,2 2,52 2,0 4,1 0,96 22,7 32,7 14,49 155,960

Okul Ortalaması 9,6 16,4 5,49 5,1 7,2 3,33 2,8 7,8 0,87 1,8 5,0 0,52 19,3 36,3 10,21 151,490

KATILIMLAR

145 0   9 23 3,25 4 4 3,00 3 8 1,00 16 35 7,25 163,513 8 145 2118 9721 9721

146 2780 ENDER AYDIN 11 12 27 5,25 2 0 2,00 14 27 7,25 163,213 5 146 2127 9776 9776

147 0 DİLARA KURTOĞLU 11Y 8 11 5,25 2 2 1,50 1 2 0,50 11 15 7,25 163,213 8 146 2127 9776 9776

148 2740 ALİ SAYIK 11H 12 25 5,75 5 14 1,50 17 39 7,25 163,148 2 148 2130 9796 9796

149 2956 ELİF ENGÜL   5 5 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 9 8 7,00 162,653 9 149 2142 9882 9882

150 2346 FATİH DEMİRKOL 11L 8 15 4,25 2 8 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 14 28 7,00 162,608 6 150 2144 9897 9897

151 2223 FATIMA IRMAK 11E 7 30 -0,50 9 11 6,25 1 0 1,00 17 41 6,75 162,450 20 151 2148 9914 9914

152 2081 EMNE LEDAA 11D 9 31 1,25 3 16 -1,00 12 28 5,00 5 15 1,25 29 90 6,50 161,518 10 152 2178 10050 10050

153 2259 ERVA ÇİFTÇİ 11F 7 22 1,50 8 6 6,50 1 10 -1,50 16 38 6,50 161,435 14 153 2179 10063 10063

154 2965 HATTUN FINDIK 11Y 3 9 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 9 11 6,25 160,858 9 154 2200 10177 10177

155 0 RONALD ARAOJO 11Y 9 31 1,25 5 15 1,25 13 27 6,25 2 18 -2,50 29 91 6,25 160,613 10 155 2213 10245 10245

156 2168 BEREN DİLAN 11Y 6 14 2,50 5 5 3,75 11 19 6,25 160,550 11 156 2214 10253 10253

157 2274 H*Y AKÖS E 11 8 21 2,75 4 11 1,25 3 3 2,25 15 35 6,25 160,518 6 157 2216 10269 10269

158 2595 MEHMET EM 11F 1 9 -1,25 3 4 2,00 4 6 2,50 4 5 2,75 12 24 6,00 160,393 15 158 2220 10293 10293

159 2983 YUSF  İZCİ 11F 9 15 5,25 4 16 0,00 6 19 1,25 2 9 -0,25 21 59 6,25 160,183 16 159 2226 10338 10338

160 2706 ABKADİR ÇALAĞIR 11E 5 18 0,50 7 7 5,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 13 28 6,00 160,085 21 160 2228 10349 10349

161 2480 İSRAA ALVİS 11Y 9 30 1,50 5 14 1,50 7 32 -1,00 7 12 4,00 28 88 6,00 160,085 12 160 2228 10349 10349

162 2651 MAZIUM ÇEVİK 11C 13 27 6,25 13 27 6,25 160,063 16 162 2230 10352 10352

163 215 11B 1 2 0,50 4 6 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 9 12 6,00 160,045 13 163 2234 10364 10364

164 2808 BERFİN DOĞAN 11G 2 2 1,50 5 2 4,50 7 4 6,00 159,925 13 164 2240 10394 10394

165 2334 ÖZGE ÇAMLIBEL 11J 9 31 1,25 8 12 5,00 7 25 0,75 3 16 -1,00 27 84 6,00 159,918 5 165 2242 10397 10397

166 2844 BÜ ŞRELHALAF 11K 4 8 2,00 4 4 3,00 4 15 0,25 2 5 0,75 14 32 6,00 159,890 11 166 2243 10405 10405

167 2190 GARİP ALTUN 11A 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 9 12 6,00 159,510 23 167 2251 10479 10479

168 2397 HÜSEYİN ARSLAN 11L 8 24 2,00 6 10 3,50 14 34 5,50 158,350 7 168 2284 10698 10698

169 2561 SÜLEYMAN ÇANKAYA   5 25 -1,25 7 10 4,50 2 0 2,00 1 4 0,00 15 39 5,25 158,018 10 169 2295 10757 10757

170 2251 ELİF KILIÇ   2 6 0,50 6 4 5,00 1 8 -1,00 4 13 0,75 13 31 5,25 157,820 11 170 2299 10790 10790

171 0 EMİN KARAGÖZ 11D 9 13 5,75 2 5 0,75 1 0 1,00 1 12 -2,00 13 30 5,50 157,783 11 171 2300 10795 10795

172 2921 LEVENT SARAÇOĞLU 11L 5 10 2,50 4 3 3,25 1 4 0,00 2 10 -0,50 12 27 5,25 157,510 8 172 2310 10848 10848

173 2553 M EMİN YAKUT 11F 7 16 3,00 3 4 2,00 10 20 5,00 156,710 17 173 2329 11025 11025

174 2272 AYNUR DAĞLI 11Y 9 16 5,00 9 16 5,00 156,450 13 174 2341 11078 11078

175 2215 AHMET ATAŞ S İMAY 11B 14 26 7,50 2 17 -2,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 17 48 5,00 156,115 14 175 2353 11149 11149

176 2067 YUSUF KAYA 11I 5 35 -3,75 7 13 3,75 10 30 2,50 5 14 1,50 27 92 4,00 154,628 4 176 2389 11443 11443

177 2868 NAZLICAN YILDIRIM 11Y 5 10 2,50 2 5 0,75 3 5 1,75 1 7 -0,75 11 27 4,25 154,480 14 177 2396 11481 11481

178 2066 KANİVAR  AK 11I 9 23 3,25 3 11 0,25 6 18 1,50 1 7 -0,75 19 59 4,25 154,383 5 178 2397 11490 11490

179 2317 ESMA YAZAR 11C 5 4 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 8 15 4,25 154,295 17 179 2401 11511 11511

180 2538 ZEN EP IŞIN YETİM 11L 12 26 5,50 3 17 -1,25 15 43 4,25 154,120 9 180 2405 11557 11557

181 2025 ADİLE NUR KENANOĞLU11J 12 20 7,00 2 15 -1,75 3 13 -0,25 2 11 -0,75 19 59 4,25 153,895 6 181 2409 11596 11596

182 2173 MUHAMMET YOĞURTÇU11L 4 6 2,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 7 12 4,00 153,755 10 182 2414 11627 11627

183 2635 ÖMER FARUK EKİNCİ 11D 7 12 4,00 7 12 4,00 153,560 12 183 2424 11655 11655

184 0 11M 3 16 -1,00 4 1 3,75 3 9 0,75 2 7 0,25 12 33 3,75 153,465 1 184 2432 11679 11679

185 2146 İREM GÜLER 11J 8 32 0,00 6 14 2,50 10 30 2,50 3 17 -1,25 27 93 3,75 153,275 7 185 2445 11728 11728

186 2290 VEYSEL ERCAN 11L 10 30 2,50 5 15 1,25 8 32 0,00 4 16 0,00 27 93 3,75 153,000 11 186 2458 11820 11820

187 2023 ABDUSSAMED AKTAŞ 11D 11 26 4,50 2 17 -2,25 6 28 -1,00 6 14 2,50 25 85 3,75 152,840 13 187 2467 11877 11877

188 0 NEHİR YVZTRK   4 1 3,75 4 1 3,75 152,838 12 188 2468 11878 11878

189 2037 BEDİR İFLAZ 11L 3 10 0,50 5 7 3,25 1 5 -0,25 9 22 3,50 152,505 12 189 2480 11941 11941

190 0 KEL MNİJTF D Ç 11L 1 7 -0,75 3 7 1,25 4 8 2,00 2 5 0,75 10 27 3,25 151,943 13 190 2497 12072 12072

191 2137 SAMET SATAN 11H 3 26 -3,50 5 7 3,25 3 2 2,50 2 5 0,75 13 40 3,00 151,545 3 191 2511 12168 12168

192 2989 MERYEM EL ALİ 11C 4 14 0,50 2 7 0,25 8 17 3,75 1 10 -1,50 15 48 3,00 150,935 18 192 2526 12294 12294
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP -5 286 3520 19606 19606

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 15,6 6,93 5,8 6,9 4,08 4,1 6,2 2,52 2,0 4,1 0,96 22,7 32,7 14,49 155,960

Okul Ortalaması 9,6 16,4 5,49 5,1 7,2 3,33 2,8 7,8 0,87 1,8 5,0 0,52 19,3 36,3 10,21 151,490

KATILIMLAR

193 22755 YUSUF DOĞAN 11J 5 15 1,25 5 9 2,75 2 11 -0,75 1 5 -0,25 13 40 3,00 150,888 8 193 2528 12302 12302

194 2434 ZEYNEP GÜLER 11I 8 23 2,25 3 15 -0,75 6 23 0,25 4 11 1,25 21 72 3,00 150,818 6 194 2531 12318 12318

195 2073 SEVDA BAYDİLLİ 11L 0 8 -2,00 2 3 1,25 3 6 1,50 3 4 2,00 8 21 2,75 150,645 14 195 2536 12348 12348

196 21 OSMAN ÇAKALLI 11J 6 27 -0,75 5 9 2,75 2 5 0,75 13 41 2,75 150,403 9 196 2542 12388 12388

197 2256 YUSUF ALINDI 11I 9 31 1,25 5 15 1,25 11 28 4,00 1 19 -3,75 26 93 2,75 149,993 7 197 2552 12489 12489

198 2411 ŞEHED ALMANSOUR 11H 10 25 3,75 2 14 -1,50 7 31 -0,75 5 15 1,25 24 85 2,75 149,868 4 198 2559 12522 12522

199 2530 İDAL NUR YAŞARSOY 11G 11 26 4,50 2 16 -2,00 3 11 0,25 16 53 2,75 149,720 14 199 2562 12548 12548

200 2904 GÜLEN ERCAN 11Y 9 31 1,25 5 15 1,25 0 5 -1,25 3 7 1,25 17 58 2,50 149,438 15 200 2574 12613 12613

201 0 MİCHEL EZE 11 1 39 -8,75 5 15 1,25 5 7 3,25 9 11 6,25 20 72 2,00 149,428 7 201 2575 12614 12614

202 2522 MEHMET KISKANÇ 11K 3 5 1,75 2 10 -0,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 10 30 2,50 149,303 12 202 2584 12670 12670

203 2667 TIYB ELALİ 11A 4 24 -2,00 5 7 3,25 2 4 1,00 11 35 2,25 149,055 24 203 2597 12759 12759

204 2065 DİCLE KADAŞ 11I 10 20 5,00 2 13 -1,25 4 16 0,00 1 9 -1,25 17 58 2,50 148,850 8 204 2600 12784 12784

205 2693 KUTLU YUSUF   3 3 2,25 3 3 2,25 148,503 13 205 2613 12864 12864

206 56 ALİ K R KAÇİLİ 11K 10 30 2,50 3 17 -1,25 1 0 1,00 4 16 0,00 18 63 2,25 148,470 13 206 2617 12888 12888

207 2339 EMİN ÇİFTÇİ 11B 7 27 0,25 1 16 -3,00 9 24 3,00 5 13 1,75 22 80 2,00 148,078 15 207 2628 12948 12948

208 2068 BİSEN EL DERVİŞ 11C 6 20 1,00 1 8 -1,00 8 21 2,75 2 11 -0,75 17 60 2,00 147,880 19 208 2632 12997 12997

209 2014 NESLİHAN 11Y 10 30 2,50 1 7 -0,75 11 37 1,75 146,960 16 209 2653 13230 13230

210 2167 NURAN GAYRETLİ 11E 1 10 -1,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 1 2 0,50 7 23 1,25 145,990 22 210 2683 13435 13435

211 2206 ORHAN  A AGÖZ 11J 2 11 -0,75 1 13 -2,25 4 4 3,00 4 11 1,25 11 39 1,25 145,923 10 211 2687 13444 13444

212 2127 AYŞE EGRİK 11K 2 11 -0,75 3 8 1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 8 27 1,25 145,893 14 212 2688 13446 13446

213 2270 YUNUS KAYA Ş 11I 11 29 3,75 5 15 1,25 6 34 -2,50 3 17 -1,25 25 95 1,25 145,238 9 213 2710 13682 13682

214 2439 MELİKE 11B 1 0 1,00 1 0 1,00 145,020 16 214 2714 13702 13702

215 2628 MİHRİBAN DOĞAN 11L 6 18 1,50 4 16 0,00 2 11 -0,75 4 15 0,25 16 60 1,00 144,835 15 215 2725 13809 13809

216 2906 ZEYNEP 11Y 7 15 3,25 0 2 -0,50 1 11 -1,75 8 28 1,00 144,528 17 216 2736 13860 13860

217 287 M EREN BÜLBÜL Y 11Ğ 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 144,298 1 217 2739 13890 13890

218 2462 AFRA BADILLI 11F 4 11 1,25 2 10 -0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 8 29 0,75 144,063 18 218 2751 13967 13967

219 2478 İBRAHİM AYYILDIZ 11I 7 33 -1,25 1 19 -3,75 8 13 4,75 3 9 0,75 19 74 0,50 143,703 10 219 2755 14032 14032

220 2524 FİRDEVS  ALTUN 11L 8 30 0,50 4 16 0,00 1 7 -0,75 1 1 0,75 14 54 0,50 143,475 16 220 2758 14063 14063

221 2254 CANAN KERACA 11F 5 17 0,75 1 12 -2,00 5 12 2,00 3 13 -0,25 14 54 0,50 143,403 19 221 2762 14095 14095

222 2245 HANİN MOHAMMAD 11C 1 8 -1,00 0 5 -1,25 5 15 1,25 3 7 1,25 9 35 0,25 142,935 20 222 2770 14189 14189

223 2474 İBRAHİM MİRDESOĞLU 11I 4 36 -5,00 4 16 0,00 10 30 2,50 6 14 2,50 24 96 0,00 142,750 11 223 2774 14215 14215

224 0 ELİFNUR ASLAN 11D 3 8 1,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 5 19 0,25 142,635 14 224 2779 14252 14252

225 2570 BAKİERTUĞRUL 11 2 19 -2,75 3 10 0,50 7 18 2,50 2 9 -0,25 14 56 0,00 142,348 8 225 2785 14307 14307

226 2414 FURKAN AKAR 11I 10 30 2,50 1 19 -3,75 4 11 1,25 2 8 0,00 17 68 0,00 141,675 12 226 2802 14419 14419

227 2383 İSA DEMİR 11L 3 10 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 18 -0,50 140,415 17 227 2822 14575 14575

228 2289 ALİ KILIÇ 11G 5 28 -2,00 3 13 -0,25 1 0 1,00 9 41 -1,25 138,485 15 228 2848 14829 14829

229 2451 ROHAT KARAKAYA 11K 10 30 2,50 2 17 -2,25 7 29 -0,25 3 17 -1,25 22 93 -1,25 137,850 15 229 2864 14906 14906

230 0 FERİDE DEMİR 11C 8 23 2,25 0 12 -3,00 2 11 -0,75 10 46 -1,50 137,178 21 230 2871 14973 14973

231 2350 FATİH KAN 11D 2 11 -0,75 2 9 -0,25 3 9 0,75 1 10 -1,50 8 39 -1,75 136,753 15 231 2878 14999 14999

232 2551 SERHAT UÇAR 11F 7 30 -0,50 3 14 -0,50 3 7 1,25 0 9 -2,25 13 60 -2,00 135,935 20 232 2893 15047 15047

233 2062 SARA KESKİN 11J 9 29 1,75 4 16 0,00 7 33 -1,25 2 18 -2,50 22 96 -2,00 135,633 11 233 2896 15080 15080

234 0 11E 9 25 2,75 0 9 -2,25 1 8 -1,00 2 15 -1,75 12 57 -2,25 134,778 23 234 2908 15149 15149

235 2465 HAMMAM ALGHEDDEH 11B 9 31 1,25 1 19 -3,75 8 32 0,00 4 16 0,00 22 98 -2,50 134,288 17 235 2914 15184 15184

236 2497 RONAHİF ALİ 11E 11 28 4,00 1 18 -3,50 6 24 0,00 1 16 -3,00 19 86 -2,50 133,810 24 236 2919 15228 15228

237 2034 LİNEL ANDRES MESSİ   Y 4 36 -5,00 3 17 -1,25 8 21 2,75 15 74 -3,50 132,080 1 237 2933 15290 15290

238 2815 ZEKİ CAYMAZER 11F 2 20 -3,00 0 10 -2,50 2 1 1,75 4 31 -3,75 131,065 21 238 2942 15341 15341

239 2042 İSMAİL DEMİR 11J 7 18 2,50 2 18 -2,50 3 17 -1,25 2 18 -2,50 14 71 -3,75 130,250 12 239 2948 15375 15375

240 2200 HATİCE KÜBRA SAĞIR 11I 10 29 2,75 4 16 0,00 4 36 -5,00 2 18 -2,50 20 99 -4,75 127,198 13 240 2958 15422 15422
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP -5 286 3520 19606 19606

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 15,6 6,93 5,8 6,9 4,08 4,1 6,2 2,52 2,0 4,1 0,96 22,7 32,7 14,49 155,960

Okul Ortalaması 9,6 16,4 5,49 5,1 7,2 3,33 2,8 7,8 0,87 1,8 5,0 0,52 19,3 36,3 10,21 151,490

KATILIMLAR

241 2268 HALİL DAĞ 11G 10 29 2,75 1 19 -3,75 3 36 -6,00 5 15 1,25 19 99 -5,75 124,328 16 241 2965 15457 15457

242 0 11B 5 35 -3,75 3 17 -1,25 9 31 1,25 2 18 -2,50 19 101 -6,25 123,513 18 242 2967 15468 15468

243 0 LEENSÜLE*M* N 11 8 30 0,50 0 18 -4,50 2 21 -3,25 4 16 0,00 14 85 -7,25 120,040 9 243 2974 15483 15483

244 2589 M FATİH YILDIRIM 11F 3 13 -0,25 15 3 14,25 2 1 1,75 20 17 15,75

245 2591 ALEYNA ÖZENÇ 11Y 12 6 10,50 2 10 -0,50 14 16 10,00

246 2197 YASİN BERİMEN 11E 5 25 -1,25 9 9 6,75 2 9 -0,25 1 5 -0,25 17 48 5,00

247 2357 SADIK DEMİR 11G 3 13 -0,25 3 6 1,50 3 11 0,25 3 6 1,50 12 36 3,00

248 2430 MUSTAFA YAKAN 11C 7 33 -1,25 5 15 1,25 6 34 -2,50 8 12 5,00 26 94 2,50

249 2234 EMİNE BİÇGİ 11J 6 30 -1,50 6 12 3,00 2 8 0,00 14 50 1,50

250 2527 ZELİHA HİLAL ÖZTÜRK 11K 7 32 -1,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 5 14 1,50 15 55 1,25

251 2361 HAŞLANMIŞ PATATES 11Y 3 11 0,25 3 9 0,75 6 20 1,00

252 2767 RAMA ALABDLIDRIBI 11K 4 21 -1,25 4 10 1,50 6 24 0,00 3 11 0,25 17 66 0,50

253 0 11 0 0 0,00

254 0 YUNUS EMRE BİLMEZ 11Y 0 0 0,00

255 0 EMİN   0 0 0,00

256 99 ÖMER KÖMEÇÇİ 11D 0 0 0,00

257 0   0 0 0,00

258 0 KADİR ASLANTAŞ   0 0 0,00

259 0 RAMAZAN İRFAN 11A 0 1 -0,25 0 1 -0,25

260 0 AYAKKABIM NERDE 11M 2 22 -3,50 6 11 3,25 3 17 -1,25 5 15 1,25 16 65 -0,25

261 2010 BAHAR BİNMEZ 11Y 3 19 -1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 21 -0,25

262 2396 TALİSCA   1 6 -0,50 1 6 -0,50

263 0 FEVZİ KIZILTAŞ   4 18 -0,50 2 10 -0,50 4 15 0,25 4 16 0,00 14 59 -0,75

264 0 LİONEL MESSİ 11Y 1 4 0,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 4 19 -0,75

265 2184 İSMAİL EKE 11D 5 26 -1,50 5 15 1,25 0 3 -0,75 10 44 -1,00

266 2609 ÇETİN AMAÇ 11I 5 19 0,25 3 17 -1,25 8 36 -1,00

267 2596 MUHAMEDMUSTAFA ALTUN11H 3 15 -0,75 2 11 -0,75 2 6 0,50 7 32 -1,00

268 2250 SERHAT AVCI 11I 6 34 -2,50 4 16 0,00 2 15 -1,75 6 14 2,50 18 79 -1,75

269 0 MEHMET AĞAÇ 11C 3 27 -3,75 6 8 4,00 1 13 -2,25 10 48 -2,00

270 2765 EMİN ŞEP 11C 7 33 -1,25 7 13 3,75 6 32 -2,00 2 18 -2,50 22 96 -2,00

271 0 YLLAVİ HABİB KALBİ -MS 4 16 0,00 2 11 -0,75 3 12 0,00 2 15 -1,75 11 54 -2,50

272 2253 ESMA GÜNDAŞ 11J 5 34 -3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 6 35 -2,75

273 1905 KÜBRA AVCI GS 11 7 33 -1,25 4 16 0,00 4 18 -0,50 3 17 -1,25 18 84 -3,00

274 2875 HÜSEYİN TAŞ 11G 6 27 -0,75 1 17 -3,25 3 8 1,00 10 52 -3,00

275 2717 BERAT DOĞAN 11L 7 33 -1,25 5 14 1,50 5 35 -3,75 4 14 0,50 21 96 -3,00

276 2267 KÜBR  DEMİR 11I 8 32 0,00 3 17 -1,25 7 33 -1,25 3 17 -1,25 21 99 -3,75

277 2562 ROSOL ALMOHAMMAD 11E 7 32 -1,00 4 15 0,25 6 33 -2,25 2 17 -2,25 19 97 -5,25

278 2281 ALE MEZAAL 11K 4 24 -2,00 2 11 -0,75 4 22 -1,50 2 15 -1,75 12 72 -6,00

279 2293 AHMET ÖZKAN 11L 3 18 -1,50 3 17 -1,25 2 24 -4,00 4 15 0,25 12 74 -6,50

280 2612 HATİCE TAŞÇI 11H 2 20 -3,00 1 12 -2,00 0 6 -1,50 3 38 -6,50

281 2884 MEHMET SAİT KILIÇ 11F 2 25 -4,25 2 9 -0,25 4 17 -0,25 0 11 -2,75 8 62 -7,50

282 2257 BİLAL ÖNGE 11B 4 36 -5,00 4 16 0,00 2 21 -3,25 4 13 0,75 14 86 -7,50

283 2363 MUHAMMED BEYAZKUŞ11H 5 35 -3,75 2 18 -2,50 0 6 -1,50 7 59 -7,75

284 2196 BAVER KARAKEÇİLİ 11C 8 32 0,00 3 17 -1,25 4 36 -5,00 2 18 -2,50 17 103 -8,75

285 2604 ZEHRA BOĞAN 11C 3 22 -2,50 1 11 -1,75 2 24 -4,00 2 12 -1,00 8 69 -9,25

286 2094 11 2 38 -7,50 2 17 -2,25 0 9 -2,25 4 64 -12,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞANLIURFA HALİLİYE URFA ANADOLU LİSESİ TYT 11 DENEME URFA BİGEP -5 286 3520 19606 19606

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 15,6 6,93 5,8 6,9 4,08 4,1 6,2 2,52 2,0 4,1 0,96 22,7 32,7 14,49 155,960

Okul Ortalaması 9,6 16,4 5,49 5,1 7,2 3,33 2,8 7,8 0,87 1,8 5,0 0,52 19,3 36,3 10,21 151,490

KATILIMLAR
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